
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ERZİNCAN ERZİNCAN MERKEZ15 TEMMUZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 3D TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (TYT)(21-24 EKİM)35 1257 1257 172976

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,8 8,6 25,64 11,0 4,0 10,03 11,5 4,2 10,48 6,1 6,4 4,54 56,5 23,2 50,69 264,880

Okul Ortalaması 26,0 8,2 23,99 10,7 3,9 9,77 8,7 4,6 7,60 4,3 7,7 2,40 49,8 24,3 43,76 245,030

KATILIMLAR

1 188 BEYTULLAH TUNÇ 12B 37 1 36,75 14 3 13,25 23 0 23,00 6 4 5,00 80 8 78,00 360,023 1 1 72 72 16185

2 130 İBRAHİM SAKA 12B 30 9 27,75 16 1 15,75 15 3 14,25 10 5 8,75 71 18 66,50 317,608 2 2 215 215 39086

3 170 EYÜP KALKAN 12B 37 3 36,25 11 4 10,00 15 4 14,00 5 5 3,75 68 16 64,00 310,418 3 3 253 253 44122

4 145 MUSTAFA NAYİR 12A 36 3 35,25 17 2 16,50 12 7 10,25 3 4 2,00 68 16 64,00 308,858 1 4 261 261 45202

5 185 MELİH BAKAN 12B 33 6 31,50 14 5 12,75 12 6 10,50 10 5 8,75 69 22 63,50 305,690 4 5 273 273 47596

6 137 KADİRHAN YILMAZ 12B 33 6 31,50 15 4 14,00 9 6 7,50 9 8 7,00 66 24 60,00 293,265 5 6 344 344 57416

7 166 EMRECAN KARAKOÇ 12B 35 5 33,75 13 2 12,50 11 9 8,75 6 6 4,50 65 22 59,50 292,948 6 7 348 348 57687

8 156 AHMET BAHADIR AKA 12B 31 8 29,00 14 5 12,75 13 6 11,50 7 11 4,25 65 30 57,50 288,375 7 8 381 381 61574

9 264 BURHANDDAL 12A 31 4 30,00 14 0 14,00 5 6 3,50 11 6 9,50 61 16 57,00 280,770 2 9 426 426 68241

10 149 MELİK YIL AZ 12B 33 6 31,50 14 0 14,00 5 4 4,00 8 9 5,75 60 19 55,25 276,408 8 10 461 461 72168

11 178 MUHAMMED EMİR YEM 12A 34 6 32,50 11 4 10,00 10 2 9,50 4 11 1,25 59 23 53,25 274,278 3 11 481 481 74146

12 208 MİRAÇ EFE DÖNMEZ 12B 33 7 31,25 11 7 9,25 11 5 9,75 5 8 3,00 60 27 53,25 273,990 9 12 485 485 74441

13 131 MUHAMMET HASAN IŞ 12A 27 11 24,25 17 3 16,25 9 3 8,25 5 11 2,25 58 28 51,00 266,488 4 13 546 546 81552

14 186 AHMET BEŞİR KARTA 12B 31 8 29,00 10 3 9,25 10 0 10,00 2 6 0,50 53 17 48,75 260,498 10 14 586 586 87340

15 163 ZİYA KESİKKAYA 12B 28 8 26,00 9 3 8,25 13 2 12,50 3 8 1,00 53 21 47,75 258,698 11 15 602 602 88969

16 214 MUHAMMED S KARABU 12B 30 10 27,50 11 5 9,75 9 4 8,00 4 14 0,50 54 33 45,75 249,823 12 16 675 675 97443

17 173 YİĞİTAKSU 12A 29 5 27,75 13 2 12,50 6 5 4,75 3 11 0,25 51 23 45,25 246,455 5 17 696 696 100566

18 168 ALİ ODABAŞI 12B 26 13 22,75 8 5 6,75 12 5 10,75 5 7 3,25 51 30 43,50 243,608 13 18 722 722 103249

19 167 OSMAN ÇAKIR 12B 28 11 25,25 12 4 11,00 7 7 5,25 3 7 1,25 50 29 42,75 238,555 14 19 769 769 107816

20 143 AHMET SEFA ÇAKMAK 12B 32 8 30,00 12 8 10,00 4 9 1,75 5 15 1,25 53 40 43,00 237,160 15 20 781 781 109093

21 252 HAMZA MELİK KARA 12A 22 4 21,00 10 2 9,50 9 1 8,75 2 6 0,50 43 13 39,75 231,308 6 21 817 817 114389

22 210 TAHA ERDEM 12A 24 13 20,75 12 5 10,75 8 4 7,00 3 7 1,25 47 29 39,75 230,130 7 22 826 826 115443

23 201 YUSUF KÖY 12C 19 9 16,75 7 1 6,75 9 1 8,75 4 7 2,25 39 18 34,50 214,178 1 23 932 932 128711

24 94 AHMET ADİL ÇİMEN 12C 21 4 20,00 11 2 10,50 4 4 3,00 36 10 33,50 211,575 2 24 949 949 130726

25 172 HİKMET  *LÇIN 12A 24 16 20,00 9 5 7,75 6 4 5,00 3 8 1,00 42 33 33,75 209,858 8 25 957 957 132103

26 121 OSMAN MERAL 12C 23 9 20,75 10 3 9,25 5 3 4,25 1 8 -1,00 39 23 33,25 208,355 3 26 968 968 133245

27 176 SAMED YASİN TERCA 12A 23 5 21,75 10 6 8,50 4 6 2,50 2 6 0,50 39 23 33,25 206,905 9 27 980 980 134354

28 171 MUSTAFA DUMLUPINA 12B 25 14 21,50 9 5 7,75 4 5 2,75 3 11 0,25 41 35 32,25 203,918 16 28 994 994 136520

29 134 HÜSEYİN MUTLU 12A 20 13 16,75 9 6 7,50 6 6 4,50 2 8 0,00 37 33 28,75 193,970 10 29 1029 1029 143318

30 259 FURKAN SAMET IŞIK 12C 14 9 11,75 6 6 4,50 9 7 7,25 2 8 0,00 31 30 23,50 178,908 4 30 1094 1094 151880

31 151 FATİH KARABULUT 12C 18 10 15,50 6 4 5,00 4 3 3,25 2 8 0,00 30 25 23,75 177,283 5 31 1101 1101 152725

32 159 MUHAMMET POLAT 12A 14 12 11,00 4 5 2,75 6 1 5,75 3 5 1,75 27 23 21,25 170,393 11 32 1133 1133 155970

33 244 NUMAN ŞAHİN 12C 20 13 16,75 4 5 2,75 3 11 0,25 4 12 1,00 31 41 20,75 165,630 6 33 1150 1150 157934

34 187 ENES ARLİ 12C 9 11 6,25 2 4 1,00 7 5 5,75 1 4 0,00 19 24 13,00 144,638 7 34 1204 1204 164437

35 152 MUHAMMED ÇOLAK 1 6 -0,50 4 8 2,00 1 5 -0,25 6 19 1,25
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