
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ERZİNCAN ERZİNCAN MERKEZ15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİY DENİZİ TYT DENEME-1 72 72 72 28521

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14,8 17,1 10,55 10,6 4,7 9,40 9,7 4,2 8,65 4,5 3,5 3,58 39,6 29,5 32,18 202,310

Okul Ortalaması 16,0 17,5 11,62 12,4 3,9 11,47 7,9 3,2 7,07 3,4 2,9 2,73 39,7 27,4 32,89 205,270

KATILIMLAR

1 0 UMUT 12A 26 14 22,50 18 2 17,50 31 5 29,75 16 3 15,25 91 24 85,00 384,115 1 1 1 1 414

2 188 BEYTULLAH TUNÇ 12B 27 11 24,25 16 1 15,75 19 0 19,00 9 2 8,50 71 14 67,50 323,723 1 2 2 2 2185

3 130 İBRAHİM SAKA 12B 21 18 16,50 16 2 15,50 23 2 22,50 13 2 12,50 73 24 67,00 323,345 2 3 3 3 2203

4 153 ABDULLAH ÇELEBİ 12C 25 15 21,25 19 1 18,75 17 6 15,50 7 2 6,50 68 24 62,00 304,818 1 4 4 4 3055

5 156 AHMET BAHADIR AKALIN12B 23 17 18,75 18 2 17,50 13 3 12,25 13 6 11,50 67 28 60,00 295,303 3 5 5 5 3626

6 0 EYÜP KALKAN 12B 19 19 14,25 14 3 13,25 22 3 21,25 8 6 6,50 63 31 55,25 286,720 4 6 6 6 4201

7 185 MELİH BAKAN 12B 23 17 18,75 16 3 15,25 15 4 14,00 8 8 6,00 62 32 54,00 278,563 5 7 7 7 4778

8 145 MUSTAFA NAYİR 12A 18 18 13,50 13 3 12,25 22 0 22,00 3 3 2,25 56 24 50,00 271,515 2 8 8 8 5263

9 264 BURHAN 12A 20 17 15,75 15 2 14,50 12 2 11,50 11 5 9,75 58 26 51,50 268,238 3 9 9 9 5492

10 173 YİĞİT AKSU 12A 21 14 17,50 13 4 12,00 13 0 13,00 9 3 8,25 56 21 50,75 267,003 4 10 10 10 5600

11 186 AHMET BEŞİR KARTAL 12B 20 15 16,25 16 1 15,75 15 3 14,25 4 5 2,75 55 24 49,00 263,688 6 11 11 11 5882

12 164 FURKAN Z 12C 18 15 14,25 13 6 11,50 22 6 20,50 53 27 46,25 259,230 2 12 12 12 6239

13 137 KADİRHAN YILMAZ 12B 21 18 16,50 14 4 13,00 10 3 9,25 10 5 8,75 55 30 47,50 254,380 7 13 13 13 6640

14 0 -M 18 15 14,25 13 5 11,75 17 3 16,25 3 0 3,00 51 23 45,25 252,800 1 14 14 14 6798

15 150 ÖMER SEVİLİR 12C 22 17 17,75 16 3 15,25 10 0 10,00 2 1 1,75 50 21 44,75 247,870 3 15 15 15 7291

16 201 YUSUF İHSAN 12C 16 15 12,25 13 3 12,25 13 5 11,75 7 1 6,75 49 24 43,00 242,108 4 16 16 16 7861

17 178 EMİR YEMLİK 12A 18 20 13,00 16 1 15,75 10 6 8,50 7 4 6,00 51 31 43,25 241,263 5 17 17 17 7949

18 187 ENES ARLI 12C 16 9 13,75 10 3 9,25 18 4 17,00 1 0 1,00 45 16 41,00 240,163 5 18 18 18 8062

19 149 MELİ  YILMAZ 12B 23 15 19,25 12 4 11,00 10 1 9,75 3 8 1,00 48 28 41,00 235,828 8 19 19 19 8512

20 163 ZİYA KESİKKAYA 12B 18 18 13,50 10 2 9,50 13 0 13,00 6 6 4,50 47 26 40,50 235,350 9 20 20 20 8572

21 0 AHMET HAKAN AKBUDAK12C 22 12 19,00 15 3 14,25 3 3 2,25 7 2 6,50 47 20 42,00 233,310 6 21 21 21 8812

22 252 HAMZA KARA 12A 17 14 13,50 12 5 10,75 13 0 13,00 4 7 2,25 46 26 39,50 232,770 6 22 22 22 8868

23 131 HASAN IŞIK 12A 22 17 17,75 12 7 10,25 9 6 7,50 6 6 4,50 49 36 40,00 230,453 7 23 23 23 9151

24 208 MİRAÇ DÖNMEZ 12B 19 13 15,75 17 3 16,25 8 6 6,50 44 22 38,50 230,078 10 24 24 24 9194

25 121 OSMAN MERAL 12C 15 17 10,75 8 1 7,75 15 1 14,75 6 4 5,00 44 23 38,25 229,105 7 25 25 25 9295

26 255 RAHMİ CAN YURTALAN 12C 23 14 19,50 14 6 12,50 8 3 7,25 45 23 39,25 229,078 8 26 26 26 9299

27 165 YUSUF İSLAM SÜRMEN 12C 19 19 14,25 14 5 12,75 12 4 11,00 1 4 0,00 46 32 38,00 227,428 9 27 27 27 9470

28 167 OSMAN ÇAKIR 12B 16 21 10,75 13 5 11,75 11 3 10,25 6 3 5,25 46 32 38,00 225,713 11 28 28 28 9673

29 162 EMRE AKT          ZZ 12C 17 15 13,25 15 4 14,00 10 4 9,00 42 23 36,25 220,740 10 29 29 29 10327

30 177 HASAN ATALY 12C 16 16 12,00 16 3 15,25 9 3 8,25 41 22 35,50 217,975 11 30 30 30 10696

31 244 NUMAN Ş HİN 12C 16 15 12,25 12 4 11,00 10 2 9,50 4 6 2,50 42 27 35,25 217,160 12 31 31 31 10815

32 154 METEHAN YILMAZ 12C 19 14 15,50 15 3 14,25 4 6 2,50 3 2 2,50 41 25 34,75 211,473 13 32 32 32 11558

33 214 MUHAMMED K 12B 20 18 15,50 13 6 11,50 2 8 0,00 9 6 7,50 44 38 34,50 207,870 12 33 33 33 12115

34 143 AHMET SEFA ÇAKMAK 12B 20 20 15,00 12 5 10,75 3 6 1,50 8 6 6,50 43 37 33,75 206,608 13 34 34 34 12314

35 171 MUSTAFA DUMLUPINAR12B 15 19 10,25 15 4 14,00 5 9 2,75 8 8 6,00 43 40 33,00 205,278 14 35 35 35 12515

36 168 ALİ ODABASI 12B 15 24 9,00 11 7 9,25 11 6 9,50 6 9 3,75 43 46 31,50 204,935 15 36 36 36 12561

37 172 HİKMET 12A 16 21 10,75 13 3 12,25 7 0 7,00 3 5 1,75 39 29 31,75 204,810 8 37 37 37 12572

38 161 FURKAN ÜLKER 12C 16 17 11,75 14 2 13,50 7 3 6,25 0 2 -0,50 37 24 31,00 202,563 14 38 38 38 12935

39 134 HÜSEYİN MUTLU 12A 14 17 9,75 11 9 8,75 9 7 7,25 6 7 4,25 40 40 30,00 198,683 9 39 39 39 13541

40 176 SAMED YASİN TERCAN 12A 18 15 14,25 11 4 10,00 3 2 2,50 4 2 3,50 36 23 30,25 196,810 10 40 40 40 13822

41 199 CANER KOCAAĞA 12D 18 20 13,00 17 2 16,50 35 22 29,50 194,045 1 41 41 41 14326

42 157 ALPEREN ALTUN 12C 15 22 9,50 15 4 14,00 6 5 4,75 36 31 28,25 192,868 15 42 42 42 14504

43 203 MUHAMMED ALTINBİLEK12B 14 20 9,00 15 4 14,00 5 1 4,75 34 25 27,75 191,288 16 43 43 43 14765

44 245 BATUHAN KOÇ 12B 18 17 13,75 15 5 13,75 2 5 0,75 35 27 28,25 190,415 17 44 44 44 14904

45 202 OSMAN AKTEPE 12D 20 18 15,50 13 5 11,75 1 4 0,00 34 27 27,25 186,698 2 45 45 45 15541

46 213 AHMET  ER 12D 14 17 9,75 15 1 14,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 31 19 26,25 184,965 3 46 46 46 15836

47 159 MUHAMMET POLAT 12A 11 13 7,75 9 6 7,50 6 2 5,50 6 4 5,00 32 25 25,75 183,950 11 47 47 47 16023

48 179 SALİH AKARSU 12C 10 20 5,00 15 4 14,00 6 2 5,50 1 1 0,75 32 27 25,25 183,673 16 48 48 48 16068
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ERZİNCAN ERZİNCAN MERKEZ15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİY DENİZİ TYT DENEME-1 72 72 72 28521

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14,8 17,1 10,55 10,6 4,7 9,40 9,7 4,2 8,65 4,5 3,5 3,58 39,6 29,5 32,18 202,310

Okul Ortalaması 16,0 17,5 11,62 12,4 3,9 11,47 7,9 3,2 7,07 3,4 2,9 2,73 39,7 27,4 32,89 205,270

KATILIMLAR

49 218 BİLAL ÖZDEMİR 12B 16 16 12,00 13 3 12,25 1 2 0,50 1 0 1,00 31 21 25,75 182,058 18 49 49 49 16342

50 184 HANEFİ KOÇ 12D 10 12 7,00 12 2 11,50 7 6 5,50 29 20 24,00 179,770 4 50 50 50 16736

51 268 FARUK ŞAHİN 12D 15 23 9,25 16 3 15,25 0 1 -0,25 31 27 24,25 177,450 5 51 51 51 17143

52 221 SAMET CAN KÜTÜK 12B 15 20 10,00 14 1 13,75 1 3 0,25 30 24 24,00 176,680 19 52 52 52 17270

53 257 UĞUR SIR 12D 16 11 13,25 12 6 10,50 28 17 23,75 175,575 6 53 53 53 17481

54 229 OSMAN SARITAŞ 12B 15 20 10,00 13 4 12,00 1 1 0,75 29 25 22,75 172,948 20 54 54 54 17979

55 151 FATİH KRBLT 12C 6 15 2,25 6 1 5,75 12 4 11,00 3 4 2,00 27 24 21,00 172,898 17 55 55 55 17995

56 238 HÜDAİ GÖKAY ALICI 12D 11 24 5,00 14 5 12,75 4 3 3,25 29 32 21,00 168,980 7 56 56 56 18748

57 220 FURKAN SARITAŞ 12B 14 23 8,25 13 5 11,75 27 28 20,00 163,788 21 57 57 57 19687

58 226 ABDULLAH KOŞAR 12D 13 17 8,75 11 5 9,75 2 3 1,25 26 25 19,75 163,660 8 58 58 58 19707

59 207 MEHMET ALTAY 12D 14 20 9,00 13 4 12,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 27 28 20,00 163,400 9 59 59 59 19755

60 209 MUHAMMED CİVAN 12D 15 23 9,25 11 5 9,75 1 1 0,75 27 29 19,75 162,725 10 60 60 60 19887

61 198 YİĞİT YILMAZ 12B 13 18 8,50 10 7 8,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 24 28 17,00 154,705 22 61 61 61 21389

62 210 TAHA ERDEM 12A 12 22 6,50 12 4 11,00 2 10 -0,50 2 10 -0,50 28 46 16,50 152,500 12 62 62 62 21786

63 237 MUSTAFA KAAN KELEŞ 12D 5 12 2,00 9 3 8,25 5 0 5,00 19 15 15,25 151,653 11 63 63 63 21929

64 215 ABDURRAHİM TURAL 12B 10 18 5,50 10 6 8,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 21 26 14,50 145,920 23 64 64 64 22867

65 132 YUSUF DELİOĞLU 12D 10 18 5,50 10 3 9,25 0 2 -0,50 20 23 14,25 145,188 12 65 65 65 22986

66 0 MEHMED AYTEKİN -M 12 10 9,50 7 11 4,25 0 2 -0,50 19 23 13,25 142,198 2 66 66 66 23452

67 233 ARİF YILDIRIM 12D 9 16 5,00 9 5 7,75 18 21 12,75 140,678 13 67 67 67 23662

68 254 EMİN ŞİMŞEK 12D 8 23 2,25 9 10 6,50 2 1 1,75 19 34 10,50 134,573 14 68 68 68 24482

69 225 HAMİT BUDAK 12D 6 16 2,00 6 5 4,75 12 21 6,75 121,568 15 69 69 69 25838

70 266 VEHBİ BUDAK 12D 8 30 0,50 4 1 3,75 12 31 4,25 113,618 16 70 70 70 26472

71 0 MUHAMMED SAYGIN   6 25 -0,25 7 3 6,25 3 11 0,25 2 11 -0,75 18 50 5,50

72 152 MUHAMMED ÇOLAK 12C 5 28 -2,00 3 3 2,25 4 22 -1,50 2 12 -1,00 14 65 -2,25
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZİNCAN ERZİNCAN MERKEZ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Y DENİZİ TYT DENEME-1 72 72 72 28521

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 14,82 17,07 10,55 3,08 0,90 2,85 1,91 1,76 1,47 2,62 0,81 2,42 2,97 1,26 2,65 0,01 0,01 0,01 9,69 4,16 8,65 1,25 1,64 0,84 1,66 0,94 1,43 1,55 0,96 1,31 39,56 29,51 32,18 202,310

İl Ortalaması 16,00 17,53 11,62 4,06 0,43 3,95 2,15 1,57 1,76 2,76 0,65 2,60 3,46 1,19 3,16 0,00 0,00 0,00 7,86 3,15 7,07 1,08 1,42 0,73 1,21 0,64 1,05 1,15 0,81 0,95 39,73 27,39 32,89 205,270

İlçe Ortalaması 16,00 17,53 11,62 4,06 0,43 3,95 2,15 1,57 1,76 2,76 0,65 2,60 3,46 1,19 3,16 0,00 0,00 0,00 7,86 3,15 7,07 1,08 1,42 0,73 1,21 0,64 1,05 1,15 0,81 0,95 39,73 27,39 32,89 205,270

Okul Ortalaması 16,00 17,53 11,62 4,06 0,43 3,95 2,15 1,57 1,76 2,76 0,65 2,60 3,46 1,19 3,16 0,00 0,00 0,00 7,86 3,15 7,07 1,08 1,42 0,73 1,21 0,64 1,05 1,15 0,81 0,95 39,73 27,39 32,89 205,270

KATILIMLAR

1
ERZİNCAN / ERZİNCAN
MERKEZ
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

12A 12 17,75 16,83 13,54 3,92 0,67 3,75 2,33 1,67 1,92 3,17 0,67 3,00 3,50 1,17 3,21 11,42 3,33 10,58 2,00 2,08 1,48 2,42 1,42 2,06 2,00 1,42 1,65 48,51 29,26 41,19 236,010

2
ERZİNCAN / ERZİNCAN
MERKEZ
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

12B 23 18,04 18,04 13,53 4,09 0,43 3,98 2,52 1,35 2,18 2,78 0,83 2,58 3,61 1,04 3,35 8,70 2,96 7,96 1,43 2,04 0,92 1,83 0,96 1,59 2,00 0,87 1,78 45,00 28,52 37,87 224,140

3
ERZİNCAN / ERZİNCAN
MERKEZ
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

12C 18 16,44 16,39 12,35 4,06 0,33 3,97 2,33 1,28 2,01 3,11 0,44 3,00 3,44 1,22 3,14 10,33 4,61 9,18 1,00 1,06 0,74 0,78 0,33 0,69 0,67 0,89 0,44 42,16 26,55 35,52 212,910

4
ERZİNCAN / ERZİNCAN
MERKEZ
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

-M 2 15,00 12,50 11,88 3,50 1,00 3,25 1,00 3,50 0,12 2,50 1,50 2,12 3,00 2,00 2,50 8,50 1,50 8,12 0,50 1,00 0,25 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 35,00 23,00 29,24 197,500

5
ERZİNCAN / ERZİNCAN
MERKEZ
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

12D 16 12,00 18,75 7,31 4,38 0,25 4,31 1,44 1,94 0,95 2,19 0,56 2,05 3,31 1,31 2,98 1,44 1,38 1,09 0,06 0,19 0,02 0,00 0,06 -0,02 24,82 24,44 18,69 160,280

6
ERZİNCAN / ERZİNCAN
MERKEZ
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

  1 6,00 25,00 -0,25 1,00 1,00 0,75 2,00 1,00 1,75 1,00 0,00 1,00 3,00 1,00 2,75 3,00 11,00 0,25 1,00 6,00 -0,50 1,00 1,00 0,75 0,00 4,00 -1,00 18,00 50,00 5,50
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZİNCAN ERZİNCAN MERKEZ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Y DENİZİ TYT DENEME-1 72 72 72 28521

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 14,82 17,07 10,55 3,08 0,90 2,85 1,91 1,76 1,47 2,62 0,81 2,42 2,97 1,26 2,65 0,01 0,01 0,01 9,69 4,16 8,65 1,25 1,64 0,84 1,66 0,94 1,43 1,55 0,96 1,31 39,56 29,51 32,18 202,310

İl Ortalaması 16,00 17,53 11,62 4,06 0,43 3,95 2,15 1,57 1,76 2,76 0,65 2,60 3,46 1,19 3,16 0,00 0,00 0,00 7,86 3,15 7,07 1,08 1,42 0,73 1,21 0,64 1,05 1,15 0,81 0,95 39,73 27,39 32,89 205,270

İlçe Ortalaması 16,00 17,53 11,62 4,06 0,43 3,95 2,15 1,57 1,76 2,76 0,65 2,60 3,46 1,19 3,16 0,00 0,00 0,00 7,86 3,15 7,07 1,08 1,42 0,73 1,21 0,64 1,05 1,15 0,81 0,95 39,73 27,39 32,89 205,270

Okul Ortalaması 16,00 17,53 11,62 4,06 0,43 3,95 2,15 1,57 1,76 2,76 0,65 2,60 3,46 1,19 3,16 0,00 0,00 0,00 7,86 3,15 7,07 1,08 1,42 0,73 1,21 0,64 1,05 1,15 0,81 0,95 39,73 27,39 32,89 205,270
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.
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