
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZİNCAN ERZİNCAN MERKEZ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM) 83 83 106 299

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,50 11,25 19,69 2,13 1,60 1,73 1,01 1,79 0,56 1,90 0,94 1,67 3,27 1,07 3,00 0,00 0,00 0,00 5,44 4,07 4,42 1,31 2,56 0,67 1,31 1,01 1,06 0,43 1,27 0,11 39,30 25,56 32,91 205,370

Okul Ortalaması 25,75 9,70 23,32 2,92 1,39 2,57 1,27 1,72 0,83 2,39 0,64 2,23 3,99 0,76 3,80 0,00 0,00 0,00 5,96 3,74 5,03 1,95 2,29 1,38 1,57 1,16 1,28 0,54 1,13 0,25 46,34 22,53 40,69 227,290

KATILIMLAR

1 130 İBRAHİM SAKA 1B 34 5 32,75 5 0 5,00 2 0 2,00 2 2 1,50 5 0 5,00 22 2 21,50 6 0 6,00 6 0 6,00 2 2 1,50 84 11 81,25 367,435 1

2 188 BEYTULLAH TUNÇ 1B 35 3 34,25 5 0 5,00 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 17 2 16,50 5 2 4,50 4 1 3,75 77 9 74,75 345,165 3

3 170 YELİZ OTURUM AÇTI  P 1B 29 11 26,25 3 2 2,50 1 1 0,75 4 0 4,00 5 0 5,00 19 4 18,00 2 4 1,00 5 1 4,75 2 1 1,75 70 24 64,00 312,108 6

4 137 KADİRHAN YILMAZ 1B 31 9 28,75 5 0 5,00 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 11 3 10,25 5 1 4,75 3 4 2,00 2 3 1,25 68 21 62,75 303,490 10

5 164 FURKAN ZENGİN 1C 29 11 26,25 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 18 4 17,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 65 20 60,00 300,108 12

6 153 ABDULLAH ÇELEBA 1C 37 3 36,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 11 4 10,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 65 16 61,00 298,968 13

7 185 MELİH BAKAN 1B 30 10 27,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 13 2 12,50 4 2 3,50 6 1 5,75 0 4 -1,00 66 25 59,75 295,113 14

8 163 ZİYA KESİKKAYA 1B 30 5 28,75 3 1 2,75 1 0 1,00 2 1 1,75 5 0 5,00 14 3 13,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 62 15 58,25 291,355 16

9 156 AHMET BAHADIR AKALIN 1B 30 9 27,75 4 1 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 5 0 5,00 10 5 8,75 4 3 3,25 5 2 4,50 2 3 1,25 66 27 59,25 291,185 17

10 186 AHMET BEŞİR KARTAL 1B 34 4 33,00 2 2 1,50 1 0 1,00 3 0 3,00 5 0 5,00 11 7 9,25 5 2 4,50 2 1 1,75 63 16 59,00 291,170 18

11 0 AHMED SAİD BAŞAR  32 8 30,00 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 14 2 13,50 1 0 1,00 2 0 2,00 61 15 57,25 288,993 21

12 201 YUSUF İHSAN 1F 28 9 25,75 4 0 4,00 1 2 0,50 3 0 3,00 5 0 5,00 14 4 13,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 62 20 57,00 287,353 24

13 178 EMİR YEMLİK 1A 31 8 29,00 3 1 2,75 2 0 2,00 4 0 4,00 5 0 5,00 9 3 8,25 3 4 2,00 4 1 3,75 61 17 56,75 283,728 25

14 162 YUNUS AKTÜRK 1C 31 5 29,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 9 4 8,00 1 2 0,50 56 14 52,50 271,378 30

15 172 HİKMET YALÇIN 1A 29 7 27,25 4 0 4,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 8 4 7,00 4 2 3,50 4 0 4,00 2 1 1,75 57 18 52,50 268,493 34

16 264 BURHAN 1A 31 7 29,25 3 2 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 5 11 2,25 5 2 4,50 5 1 4,75 3 2 2,50 60 28 53,00 266,638 36

17 145 MUSTAFA NAYİR 1A 32 6 30,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 5 0 5,00 11 8 9,00 2 1 1,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 56 22 50,50 264,430 38

18 131 MUHAMMET HASAN IŞIK 1A 29 11 26,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 7 8 5,00 2 3 1,25 3 3 2,25 1 2 0,50 56 31 48,25 255,250 46

19 143 AHMET SEFA ÇAKMAK 1B 31 9 28,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 5 2,75 1 6 -0,50 3 2 2,50 2 1 1,75 55 27 48,25 253,935 47

20 150 ÖMER SEVİLİR 1C 27 10 24,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 11 5 9,75 51 18 46,50 253,500 48

21 168 ALİ ODABAŞI 1B 32 6 30,50 2 2 1,50 1 0 1,00 1 3 0,25 4 1 3,75 9 4 8,00 3 4 2,00 1 4 0,00 53 24 47,00 253,265 49

22 171 MUSTAFA DUMLUPINAR 1B 26 14 22,50 4 1 3,75 1 4 0,00 2 0 2,00 4 1 3,75 11 4 10,00 3 4 2,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 54 31 46,25 251,748 50

23 252 HAMZA KARA 1A 24 7 22,25 3 1 2,75 2 0 2,00 2 0 2,00 5 0 5,00 8 5 6,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 2 0,50 51 18 46,50 250,323 53

24 121 OSMAN MERAL 1C 31 7 29,25 2 0 2,00 1 1 0,75 2 0 2,00 5 0 5,00 5 2 4,50 3 3 2,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 51 18 46,50 249,483 54

25 245 BATUHAN KOÇ 1B 31 7 29,25 3 0 3,00 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 1 1 0,75 49 10 46,50 248,573 55

26 165 YUSUF SÜRMEN 1C 28 10 25,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 9 5 7,75 50 19 45,25 248,318 56

27 167 OSMAN ÇAKIR 1B 26 10 23,50 2 3 1,25 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 9 2 8,50 3 3 2,25 1 2 0,50 1 2 0,50 51 24 45,00 247,125 57

28 179 SALİH AKARSU 1C 29 4 28,00 4 1 3,75 1 2 0,50 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 47 9 44,75 244,138 60

29 268 FARUK ŞAHİN 1D 34 6 32,50 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 5 1,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 50 21 44,75 243,003 61
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZİNCAN ERZİNCAN MERKEZ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM) 83 83 106 299

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,50 11,25 19,69 2,13 1,60 1,73 1,01 1,79 0,56 1,90 0,94 1,67 3,27 1,07 3,00 0,00 0,00 0,00 5,44 4,07 4,42 1,31 2,56 0,67 1,31 1,01 1,06 0,43 1,27 0,11 39,30 25,56 32,91 205,370

Okul Ortalaması 25,75 9,70 23,32 2,92 1,39 2,57 1,27 1,72 0,83 2,39 0,64 2,23 3,99 0,76 3,80 0,00 0,00 0,00 5,96 3,74 5,03 1,95 2,29 1,38 1,57 1,16 1,28 0,54 1,13 0,25 46,34 22,53 40,69 227,290

KATILIMLAR

30 214 MUHAMMED KRBDK 1B 27 9 24,75 2 3 1,25 1 1 0,75 4 0 4,00 5 0 5,00 9 5 7,75 1 6 -0,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 51 32 43,00 241,273 62

31 177 HASAN ATALY 1C 29 5 27,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 7 8 5,00 0 1 -0,25 48 19 43,25 240,315 64

32 286 YUSUF TÜRKAN 1A 28 11 25,25 4 1 3,75 1 2 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 3 4,25 2 2 1,50 48 20 43,00 238,728 67

33 149 MELİK YILMAZ 1B 28 12 25,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 4 1 3,75 7 4 6,00 4 2 3,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 48 27 41,25 233,543 76

34 199 CANER KOCAAĞA 1D 28 11 25,25 3 0 3,00 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 7 2,25 46 19 41,25 232,410 78

35 255 RAHMİ CAN YURTALAN 1C 27 11 24,25 4 1 3,75 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 5 6 3,50 46 20 41,00 232,358 79

36 202 OSMAN ARİF AKTEPE 1D 27 11 24,25 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 6 2 5,50 45 18 40,50 231,873 81

37 176 SAMED YASİN TERCAN 1A 29 5 27,75 4 1 3,75 1 0 1,00 2 0 2,00 4 1 3,75 3 4 2,00 2 4 1,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 46 20 41,00 231,133 83

38 213 AHMET  EROĞLU 1D 27 12 24,00 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 19 40,25 229,753 86

39 157 ALPEREN ALTUN 1C 30 9 27,75 3 2 2,50 1 3 0,25 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 44 17 39,75 227,820 89

40 198 YİĞİT YILMAZ 1B 27 10 24,50 2 0 2,00 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 3 3 2,25 2 0 2,00 43 15 39,25 225,468 93

41 340 MUHAMMET ARDUÇ 1A 28 6 26,50 3 2 2,50 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 2 1 1,75 1 5 -0,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 45 24 39,00 224,775 95

42 221 SAMET CAN KÜTÜK 1B 25 11 22,25 1 3 0,25 1 2 0,50 3 0 3,00 5 0 5,00 5 1 4,75 2 0 2,00 42 17 37,75 222,165 100

43 218 BİLAL ÖZDEMİR 1B 23 7 21,25 3 0 3,00 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 40 11 37,25 219,070 106

44 161 FURKAN ÜLKER 1C 24 13 20,75 3 1 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 4 1 3,75 7 4 6,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 41 22 35,50 216,138 110

45 293 MERTESR 1A 25 7 23,25 2 0 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 6 5 4,75 1 4 0,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 40 20 35,00 213,708 115

46 207 MEHMET ALTAY 1D 24 10 21,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 38 13 34,75 210,473 117

47 144 UBEYDULLAH YILDIZ 1D 27 5 25,75 3 2 2,50 1 3 0,25 1 0 1,00 4 1 3,75 1 0 1,00 37 11 34,25 209,215 121

48 0 NUMAN ŞAHİNNN 1C 25 12 22,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 3 0 3,00 5 0 5,00 2 5 0,75 0 7 -1,75 2 0 2,00 2 3 1,25 42 31 34,25 208,843 123

49 203 MUHAMMED ALTINBİLEK 1B 26 11 23,25 2 2 1,50 2 1 1,75 3 0 3,00 4 1 3,75 2 5 0,75 39 20 34,00 208,398 126

50 279 EREN 1A 25 9 22,75 3 1 2,75 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 39 21 33,75 208,250 127

51 197 HALİM KULA 1D 26 9 23,75 4 1 3,75 1 0 1,00 2 2 1,50 5 0 5,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 38 16 34,00 208,233 128

52 257 UĞUR SIR 1D 24 10 21,50 3 1 2,75 2 0 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 37 12 34,00 208,065 129

53 94 AHMET ADİL ÇİMEN 1C 21 8 19,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 5 0 5,00 5 2 4,50 3 4 2,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 38 22 32,50 205,405 134

54 134 HÜSEYİN MUTLU 1A 22 13 18,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 7 4 6,00 2 4 1,00 1 4 0,00 1 3 0,25 41 36 32,00 204,793 137

55 389 TAHA BİLAL KAVUŞ 1C 22 11 19,25 1 2 0,50 1 4 0,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 37 20 32,00 203,648 139

56 261 YUNUS DEMİROL 1B 24 6 22,50 2 2 1,50 1 2 0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 2 3 1,25 35 14 31,50 200,690 148

57 238 HÜDAİ GÖKAY ALICI 1D 23 15 19,25 2 3 1,25 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 4 3,00 37 25 30,75 199,425 150

58 335 BAKİ AKÇAY 1C 22 17 17,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 2 1 1,75 1 4 0,00 2 0 2,00 1 2 0,50 39 32 31,00 198,903 153
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZİNCAN ERZİNCAN MERKEZ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM) 83 83 106 299

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,50 11,25 19,69 2,13 1,60 1,73 1,01 1,79 0,56 1,90 0,94 1,67 3,27 1,07 3,00 0,00 0,00 0,00 5,44 4,07 4,42 1,31 2,56 0,67 1,31 1,01 1,06 0,43 1,27 0,11 39,30 25,56 32,91 205,370

Okul Ortalaması 25,75 9,70 23,32 2,92 1,39 2,57 1,27 1,72 0,83 2,39 0,64 2,23 3,99 0,76 3,80 0,00 0,00 0,00 5,96 3,74 5,03 1,95 2,29 1,38 1,57 1,16 1,28 0,54 1,13 0,25 46,34 22,53 40,69 227,290

KATILIMLAR

59 0 MEHMED AYTEKİN  22 11 19,25 3 1 2,75 1 3 0,25 1 1 0,75 5 0 5,00 3 3 2,25 1 3 0,25 36 22 30,50 198,133 155

60 366 BUĞRA YENİÇERİ 1A 27 7 25,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 36 21 30,75 197,935 156

61 227 OKAN DAĞDELEN 1D 22 12 19,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 0 5 -1,25 36 20 31,00 197,860 157

62 159 MUHAMMET POLAT 1A 22 17 17,75 3 2 2,50 1 0 1,00 2 1 1,75 5 0 5,00 1 1 0,75 2 4 1,00 1 1 0,75 37 26 30,50 196,948 161

63 215 ABDURRAHİM TURAL 1B 23 9 20,75 4 0 4,00 2 0 2,00 2 1 1,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 14 30,50 196,798 162

64 209 MUHAMMED CİVAN 1D 25 14 21,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 0 3,00 3 0 3,00 1 3 0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 37 27 30,25 195,818 166

65 233 ARİF YILDIRIM 1D 23 8 21,00 3 1 2,75 1 0 1,00 2 0 2,00 3 0 3,00 0 2 -0,50 32 11 29,25 192,563 175

66 259 FURKAN IŞIK 1C 20 10 17,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 3 1,25 6 3 5,25 2 1 1,75 33 19 28,25 192,258 176

67 211 ÖMER ENVERPAŞA PEKER 1D 23 12 20,00 4 1 3,75 2 3 1,25 1 0 1,00 3 1 2,75 1 3 0,25 34 20 29,00 192,230 177

68 317 RFÇ 1A 21 7 19,25 2 1 1,75 0 5 -1,25 1 0 1,00 8 5 6,75 32 18 27,50 191,093 182

69 151 FATİH KRBLT 1C 20 8 18,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 6 3 5,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 32 18 27,50 190,315 184

70 132 YUSUF DELİOĞLU 1D 22 9 19,75 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 4 1 3,75 2 2 1,50 32 16 28,00 189,733 186

71 226 ABDULLAH KOŞAR 1D 21 12 18,00 1 3 0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 33 22 27,50 186,605 195

72 237 MUSTAFA KAAN KELEŞ 1D 21 7 19,25 1 2 0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 5 3 4,25 30 16 26,00 184,878 199

73 187 ENES ARLI 1C 18 16 14,00 1 1 0,75 12 11 9,25 31 28 24,00 181,520 204

74 220 FURKAN SARITAŞ 1B 20 13 16,75 1 4 0,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 30 22 24,50 177,808 214

75 234 HASAN RECEP AĞCA 1D 22 12 19,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 10 -1,50 31 31 23,25 172,843 219

76 205 EREN KARSLIOĞLU 1D 20 11 17,25 4 1 3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 27 18 22,50 171,363 222

77 229 O *AN SARITAŞ 1 21 14 17,50 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 27 23 21,25 167,198 227

78 0 TAHİR MUTLU  21 18 16,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 27 27 20,25 164,038 235

79 240 MUHAMMET YUSUF OKUR 1B 14 8 12,00 3 2 2,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 2 8 0,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 26 31 18,25 158,123 241

80 195 ABDURRAHİM   DELİCAN 1D 15 14 11,50 4 1 3,75 0 5 -1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 24 23 18,25 158,008 242

81 243 RAŞİT ÜZAL 1D 18 13 14,75 2 3 1,25 1 3 0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 24 24 18,00 156,623 246

82 225 HAMİT BUDAK 1D 19 16 15,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 1 5 -0,25 25 30 17,50 155,285 251

83 254 EMİN ŞİMŞEK 1D 13 20 8,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 3 1,25 1 5 -0,25 21 35 12,25 138,783 270
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZİNCAN ERZİNCAN MERKEZ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM) 83 83 106 299

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,50 11,25 19,69 2,13 1,60 1,73 1,01 1,79 0,56 1,90 0,94 1,67 3,27 1,07 3,00 0,00 0,00 0,00 5,44 4,07 4,42 1,31 2,56 0,67 1,31 1,01 1,06 0,43 1,27 0,11 39,30 25,56 32,91 205,370

Okul Ortalaması 25,75 9,70 23,32 2,92 1,39 2,57 1,27 1,72 0,83 2,39 0,64 2,23 3,99 0,76 3,80 0,00 0,00 0,00 5,96 3,74 5,03 1,95 2,29 1,38 1,57 1,16 1,28 0,54 1,13 0,25 46,34 22,53 40,69 227,290

KATILIMLAR
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  SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZİNCAN ERZİNCAN MERKEZ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM) 83 83 106 299

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,50 11,25 19,69 2,13 1,60 1,73 1,01 1,79 0,56 1,90 0,94 1,67 3,27 1,07 3,00 0,00 0,00 0,00 5,44 4,07 4,42 1,31 2,56 0,67 1,31 1,01 1,06 0,43 1,27 0,11 39,30 25,56 32,91 205,370

Okul Ortalaması 25,75 9,70 23,32 2,92 1,39 2,57 1,27 1,72 0,83 2,39 0,64 2,23 3,99 0,76 3,80 0,00 0,00 0,00 5,96 3,74 5,03 1,95 2,29 1,38 1,57 1,16 1,28 0,54 1,13 0,25 46,34 22,53 40,69 227,290

SINIF:  

KATILIMLAR

1 0 AHMED SAİD BAŞAR  32 8 30,00 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 14 2 13,50 1 0 1,00 2 0 2,00 61 15 57,25 288,993 21

2 0 MEHMED AYTEKİN  22 11 19,25 3 1 2,75 1 3 0,25 1 1 0,75 5 0 5,00 3 3 2,25 1 3 0,25 36 22 30,50 198,133 155

3 0 TAHİR MUTLU  21 18 16,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 27 27 20,25 164,038 235
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1 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZİNCAN ERZİNCAN MERKEZ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM) 83 83 106 299

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,50 11,25 19,69 2,13 1,60 1,73 1,01 1,79 0,56 1,90 0,94 1,67 3,27 1,07 3,00 0,00 0,00 0,00 5,44 4,07 4,42 1,31 2,56 0,67 1,31 1,01 1,06 0,43 1,27 0,11 39,30 25,56 32,91 205,370

Okul Ortalaması 25,75 9,70 23,32 2,92 1,39 2,57 1,27 1,72 0,83 2,39 0,64 2,23 3,99 0,76 3,80 0,00 0,00 0,00 5,96 3,74 5,03 1,95 2,29 1,38 1,57 1,16 1,28 0,54 1,13 0,25 46,34 22,53 40,69 227,290

SINIF: 1

KATILIMLAR

1 229 O *AN SARITAŞ 1 21 14 17,50 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 27 23 21,25 167,198 227
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1A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZİNCAN ERZİNCAN MERKEZ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM) 83 83 106 299

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,50 11,25 19,69 2,13 1,60 1,73 1,01 1,79 0,56 1,90 0,94 1,67 3,27 1,07 3,00 0,00 0,00 0,00 5,44 4,07 4,42 1,31 2,56 0,67 1,31 1,01 1,06 0,43 1,27 0,11 39,30 25,56 32,91 205,370

Okul Ortalaması 25,75 9,70 23,32 2,92 1,39 2,57 1,27 1,72 0,83 2,39 0,64 2,23 3,99 0,76 3,80 0,00 0,00 0,00 5,96 3,74 5,03 1,95 2,29 1,38 1,57 1,16 1,28 0,54 1,13 0,25 46,34 22,53 40,69 227,290

SINIF: 1A

KATILIMLAR

1 178 EMİR YEMLİK 1A 31 8 29,00 3 1 2,75 2 0 2,00 4 0 4,00 5 0 5,00 9 3 8,25 3 4 2,00 4 1 3,75 61 17 56,75 283,728 25

2 172 HİKMET YALÇIN 1A 29 7 27,25 4 0 4,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 8 4 7,00 4 2 3,50 4 0 4,00 2 1 1,75 57 18 52,50 268,493 34

3 264 BURHAN 1A 31 7 29,25 3 2 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 5 11 2,25 5 2 4,50 5 1 4,75 3 2 2,50 60 28 53,00 266,638 36

4 145 MUSTAFA NAYİR 1A 32 6 30,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 5 0 5,00 11 8 9,00 2 1 1,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 56 22 50,50 264,430 38

5 131 MUHAMMET HASAN IŞIK 1A 29 11 26,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 7 8 5,00 2 3 1,25 3 3 2,25 1 2 0,50 56 31 48,25 255,250 46

6 252 HAMZA KARA 1A 24 7 22,25 3 1 2,75 2 0 2,00 2 0 2,00 5 0 5,00 8 5 6,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 2 0,50 51 18 46,50 250,323 53

7 286 YUSUF TÜRKAN 1A 28 11 25,25 4 1 3,75 1 2 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 3 4,25 2 2 1,50 48 20 43,00 238,728 67

8 176 SAMED YASİN TERCAN 1A 29 5 27,75 4 1 3,75 1 0 1,00 2 0 2,00 4 1 3,75 3 4 2,00 2 4 1,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 46 20 41,00 231,133 83

9 340 MUHAMMET ARDUÇ 1A 28 6 26,50 3 2 2,50 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 2 1 1,75 1 5 -0,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 45 24 39,00 224,775 95

10 293 MERTESR 1A 25 7 23,25 2 0 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 6 5 4,75 1 4 0,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 40 20 35,00 213,708 115

11 279 EREN 1A 25 9 22,75 3 1 2,75 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 39 21 33,75 208,250 127

12 134 HÜSEYİN MUTLU 1A 22 13 18,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 7 4 6,00 2 4 1,00 1 4 0,00 1 3 0,25 41 36 32,00 204,793 137

13 366 BUĞRA YENİÇERİ 1A 27 7 25,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 36 21 30,75 197,935 156

14 159 MUHAMMET POLAT 1A 22 17 17,75 3 2 2,50 1 0 1,00 2 1 1,75 5 0 5,00 1 1 0,75 2 4 1,00 1 1 0,75 37 26 30,50 196,948 161

15 317 RFÇ 1A 21 7 19,25 2 1 1,75 0 5 -1,25 1 0 1,00 8 5 6,75 32 18 27,50 191,093 182
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1B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZİNCAN ERZİNCAN MERKEZ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM) 83 83 106 299

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,50 11,25 19,69 2,13 1,60 1,73 1,01 1,79 0,56 1,90 0,94 1,67 3,27 1,07 3,00 0,00 0,00 0,00 5,44 4,07 4,42 1,31 2,56 0,67 1,31 1,01 1,06 0,43 1,27 0,11 39,30 25,56 32,91 205,370

Okul Ortalaması 25,75 9,70 23,32 2,92 1,39 2,57 1,27 1,72 0,83 2,39 0,64 2,23 3,99 0,76 3,80 0,00 0,00 0,00 5,96 3,74 5,03 1,95 2,29 1,38 1,57 1,16 1,28 0,54 1,13 0,25 46,34 22,53 40,69 227,290

SINIF: 1B

KATILIMLAR

1 130 İBRAHİM SAKA 1B 34 5 32,75 5 0 5,00 2 0 2,00 2 2 1,50 5 0 5,00 22 2 21,50 6 0 6,00 6 0 6,00 2 2 1,50 84 11 81,25 367,435 1

2 188 BEYTULLAH TUNÇ 1B 35 3 34,25 5 0 5,00 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 17 2 16,50 5 2 4,50 4 1 3,75 77 9 74,75 345,165 3

3 170 YELİZ OTURUM AÇTI  P 1B 29 11 26,25 3 2 2,50 1 1 0,75 4 0 4,00 5 0 5,00 19 4 18,00 2 4 1,00 5 1 4,75 2 1 1,75 70 24 64,00 312,108 6

4 137 KADİRHAN YILMAZ 1B 31 9 28,75 5 0 5,00 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 11 3 10,25 5 1 4,75 3 4 2,00 2 3 1,25 68 21 62,75 303,490 10

5 185 MELİH BAKAN 1B 30 10 27,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 13 2 12,50 4 2 3,50 6 1 5,75 0 4 -1,00 66 25 59,75 295,113 14

6 163 ZİYA KESİKKAYA 1B 30 5 28,75 3 1 2,75 1 0 1,00 2 1 1,75 5 0 5,00 14 3 13,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 62 15 58,25 291,355 16

7 156 AHMET BAHADIR AKALIN 1B 30 9 27,75 4 1 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 5 0 5,00 10 5 8,75 4 3 3,25 5 2 4,50 2 3 1,25 66 27 59,25 291,185 17

8 186 AHMET BEŞİR KARTAL 1B 34 4 33,00 2 2 1,50 1 0 1,00 3 0 3,00 5 0 5,00 11 7 9,25 5 2 4,50 2 1 1,75 63 16 59,00 291,170 18

9 143 AHMET SEFA ÇAKMAK 1B 31 9 28,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 5 2,75 1 6 -0,50 3 2 2,50 2 1 1,75 55 27 48,25 253,935 47

10 168 ALİ ODABAŞI 1B 32 6 30,50 2 2 1,50 1 0 1,00 1 3 0,25 4 1 3,75 9 4 8,00 3 4 2,00 1 4 0,00 53 24 47,00 253,265 49

11 171 MUSTAFA DUMLUPINAR 1B 26 14 22,50 4 1 3,75 1 4 0,00 2 0 2,00 4 1 3,75 11 4 10,00 3 4 2,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 54 31 46,25 251,748 50

12 245 BATUHAN KOÇ 1B 31 7 29,25 3 0 3,00 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 1 1 0,75 49 10 46,50 248,573 55

13 167 OSMAN ÇAKIR 1B 26 10 23,50 2 3 1,25 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 9 2 8,50 3 3 2,25 1 2 0,50 1 2 0,50 51 24 45,00 247,125 57

14 214 MUHAMMED KRBDK 1B 27 9 24,75 2 3 1,25 1 1 0,75 4 0 4,00 5 0 5,00 9 5 7,75 1 6 -0,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 51 32 43,00 241,273 62

15 149 MELİK YILMAZ 1B 28 12 25,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 4 1 3,75 7 4 6,00 4 2 3,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 48 27 41,25 233,543 76

16 198 YİĞİT YILMAZ 1B 27 10 24,50 2 0 2,00 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 3 3 2,25 2 0 2,00 43 15 39,25 225,468 93

17 221 SAMET CAN KÜTÜK 1B 25 11 22,25 1 3 0,25 1 2 0,50 3 0 3,00 5 0 5,00 5 1 4,75 2 0 2,00 42 17 37,75 222,165 100

18 218 BİLAL ÖZDEMİR 1B 23 7 21,25 3 0 3,00 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 40 11 37,25 219,070 106

19 203 MUHAMMED ALTINBİLEK 1B 26 11 23,25 2 2 1,50 2 1 1,75 3 0 3,00 4 1 3,75 2 5 0,75 39 20 34,00 208,398 126

20 261 YUNUS DEMİROL 1B 24 6 22,50 2 2 1,50 1 2 0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 2 3 1,25 35 14 31,50 200,690 148

21 215 ABDURRAHİM TURAL 1B 23 9 20,75 4 0 4,00 2 0 2,00 2 1 1,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 14 30,50 196,798 162

22 220 FURKAN SARITAŞ 1B 20 13 16,75 1 4 0,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 30 22 24,50 177,808 214

23 240 MUHAMMET YUSUF OKUR 1B 14 8 12,00 3 2 2,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 2 8 0,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 26 31 18,25 158,123 241



1B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZİNCAN ERZİNCAN MERKEZ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM) 83 83 106 299

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,50 11,25 19,69 2,13 1,60 1,73 1,01 1,79 0,56 1,90 0,94 1,67 3,27 1,07 3,00 0,00 0,00 0,00 5,44 4,07 4,42 1,31 2,56 0,67 1,31 1,01 1,06 0,43 1,27 0,11 39,30 25,56 32,91 205,370

Okul Ortalaması 25,75 9,70 23,32 2,92 1,39 2,57 1,27 1,72 0,83 2,39 0,64 2,23 3,99 0,76 3,80 0,00 0,00 0,00 5,96 3,74 5,03 1,95 2,29 1,38 1,57 1,16 1,28 0,54 1,13 0,25 46,34 22,53 40,69 227,290

SINIF: 1B

KATILIMLAR
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1C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZİNCAN ERZİNCAN MERKEZ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM) 83 83 106 299

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,50 11,25 19,69 2,13 1,60 1,73 1,01 1,79 0,56 1,90 0,94 1,67 3,27 1,07 3,00 0,00 0,00 0,00 5,44 4,07 4,42 1,31 2,56 0,67 1,31 1,01 1,06 0,43 1,27 0,11 39,30 25,56 32,91 205,370

Okul Ortalaması 25,75 9,70 23,32 2,92 1,39 2,57 1,27 1,72 0,83 2,39 0,64 2,23 3,99 0,76 3,80 0,00 0,00 0,00 5,96 3,74 5,03 1,95 2,29 1,38 1,57 1,16 1,28 0,54 1,13 0,25 46,34 22,53 40,69 227,290

SINIF: 1C

KATILIMLAR

1 164 FURKAN ZENGİN 1C 29 11 26,25 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 18 4 17,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 65 20 60,00 300,108 12

2 153 ABDULLAH ÇELEBA 1C 37 3 36,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 11 4 10,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 65 16 61,00 298,968 13

3 162 YUNUS AKTÜRK 1C 31 5 29,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 9 4 8,00 1 2 0,50 56 14 52,50 271,378 30

4 150 ÖMER SEVİLİR 1C 27 10 24,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 11 5 9,75 51 18 46,50 253,500 48

5 121 OSMAN MERAL 1C 31 7 29,25 2 0 2,00 1 1 0,75 2 0 2,00 5 0 5,00 5 2 4,50 3 3 2,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 51 18 46,50 249,483 54

6 165 YUSUF SÜRMEN 1C 28 10 25,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 9 5 7,75 50 19 45,25 248,318 56

7 179 SALİH AKARSU 1C 29 4 28,00 4 1 3,75 1 2 0,50 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 47 9 44,75 244,138 60

8 177 HASAN ATALY 1C 29 5 27,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 7 8 5,00 0 1 -0,25 48 19 43,25 240,315 64

9 255 RAHMİ CAN YURTALAN 1C 27 11 24,25 4 1 3,75 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 5 6 3,50 46 20 41,00 232,358 79

10 157 ALPEREN ALTUN 1C 30 9 27,75 3 2 2,50 1 3 0,25 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 44 17 39,75 227,820 89

11 161 FURKAN ÜLKER 1C 24 13 20,75 3 1 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 4 1 3,75 7 4 6,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 41 22 35,50 216,138 110

12 0 NUMAN ŞAHİNNN 1C 25 12 22,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 3 0 3,00 5 0 5,00 2 5 0,75 0 7 -1,75 2 0 2,00 2 3 1,25 42 31 34,25 208,843 123

13 94 AHMET ADİL ÇİMEN 1C 21 8 19,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 5 0 5,00 5 2 4,50 3 4 2,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 38 22 32,50 205,405 134

14 389 TAHA BİLAL KAVUŞ 1C 22 11 19,25 1 2 0,50 1 4 0,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 37 20 32,00 203,648 139

15 335 BAKİ AKÇAY 1C 22 17 17,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 2 1 1,75 1 4 0,00 2 0 2,00 1 2 0,50 39 32 31,00 198,903 153

16 259 FURKAN IŞIK 1C 20 10 17,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 3 1,25 6 3 5,25 2 1 1,75 33 19 28,25 192,258 176

17 151 FATİH KRBLT 1C 20 8 18,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 6 3 5,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 32 18 27,50 190,315 184

18 187 ENES ARLI 1C 18 16 14,00 1 1 0,75 12 11 9,25 31 28 24,00 181,520 204
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1D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZİNCAN ERZİNCAN MERKEZ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM) 83 83 106 299

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,50 11,25 19,69 2,13 1,60 1,73 1,01 1,79 0,56 1,90 0,94 1,67 3,27 1,07 3,00 0,00 0,00 0,00 5,44 4,07 4,42 1,31 2,56 0,67 1,31 1,01 1,06 0,43 1,27 0,11 39,30 25,56 32,91 205,370

Okul Ortalaması 25,75 9,70 23,32 2,92 1,39 2,57 1,27 1,72 0,83 2,39 0,64 2,23 3,99 0,76 3,80 0,00 0,00 0,00 5,96 3,74 5,03 1,95 2,29 1,38 1,57 1,16 1,28 0,54 1,13 0,25 46,34 22,53 40,69 227,290

SINIF: 1D

KATILIMLAR

1 268 FARUK ŞAHİN 1D 34 6 32,50 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 5 1,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 50 21 44,75 243,003 61

2 199 CANER KOCAAĞA 1D 28 11 25,25 3 0 3,00 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 7 2,25 46 19 41,25 232,410 78

3 202 OSMAN ARİF AKTEPE 1D 27 11 24,25 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 6 2 5,50 45 18 40,50 231,873 81

4 213 AHMET  EROĞLU 1D 27 12 24,00 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 19 40,25 229,753 86

5 207 MEHMET ALTAY 1D 24 10 21,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 38 13 34,75 210,473 117

6 144 UBEYDULLAH YILDIZ 1D 27 5 25,75 3 2 2,50 1 3 0,25 1 0 1,00 4 1 3,75 1 0 1,00 37 11 34,25 209,215 121

7 197 HALİM KULA 1D 26 9 23,75 4 1 3,75 1 0 1,00 2 2 1,50 5 0 5,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 38 16 34,00 208,233 128

8 257 UĞUR SIR 1D 24 10 21,50 3 1 2,75 2 0 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 37 12 34,00 208,065 129

9 238 HÜDAİ GÖKAY ALICI 1D 23 15 19,25 2 3 1,25 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 4 3,00 37 25 30,75 199,425 150

10 227 OKAN DAĞDELEN 1D 22 12 19,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 0 5 -1,25 36 20 31,00 197,860 157

11 209 MUHAMMED CİVAN 1D 25 14 21,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 0 3,00 3 0 3,00 1 3 0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 37 27 30,25 195,818 166

12 233 ARİF YILDIRIM 1D 23 8 21,00 3 1 2,75 1 0 1,00 2 0 2,00 3 0 3,00 0 2 -0,50 32 11 29,25 192,563 175

13 211 ÖMER ENVERPAŞA PEKER 1D 23 12 20,00 4 1 3,75 2 3 1,25 1 0 1,00 3 1 2,75 1 3 0,25 34 20 29,00 192,230 177

14 132 YUSUF DELİOĞLU 1D 22 9 19,75 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 4 1 3,75 2 2 1,50 32 16 28,00 189,733 186

15 226 ABDULLAH KOŞAR 1D 21 12 18,00 1 3 0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 33 22 27,50 186,605 195

16 237 MUSTAFA KAAN KELEŞ 1D 21 7 19,25 1 2 0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 5 3 4,25 30 16 26,00 184,878 199

17 234 HASAN RECEP AĞCA 1D 22 12 19,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 10 -1,50 31 31 23,25 172,843 219

18 205 EREN KARSLIOĞLU 1D 20 11 17,25 4 1 3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 27 18 22,50 171,363 222

19 195 ABDURRAHİM   DELİCAN 1D 15 14 11,50 4 1 3,75 0 5 -1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 24 23 18,25 158,008 242

20 243 RAŞİT ÜZAL 1D 18 13 14,75 2 3 1,25 1 3 0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 24 24 18,00 156,623 246

21 225 HAMİT BUDAK 1D 19 16 15,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 1 5 -0,25 25 30 17,50 155,285 251

22 254 EMİN ŞİMŞEK 1D 13 20 8,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 3 1,25 1 5 -0,25 21 35 12,25 138,783 270



1D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZİNCAN ERZİNCAN MERKEZ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM) 83 83 106 299

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,50 11,25 19,69 2,13 1,60 1,73 1,01 1,79 0,56 1,90 0,94 1,67 3,27 1,07 3,00 0,00 0,00 0,00 5,44 4,07 4,42 1,31 2,56 0,67 1,31 1,01 1,06 0,43 1,27 0,11 39,30 25,56 32,91 205,370

Okul Ortalaması 25,75 9,70 23,32 2,92 1,39 2,57 1,27 1,72 0,83 2,39 0,64 2,23 3,99 0,76 3,80 0,00 0,00 0,00 5,96 3,74 5,03 1,95 2,29 1,38 1,57 1,16 1,28 0,54 1,13 0,25 46,34 22,53 40,69 227,290

SINIF: 1D

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



1F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZİNCAN ERZİNCAN MERKEZ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM) 83 83 106 299

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,50 11,25 19,69 2,13 1,60 1,73 1,01 1,79 0,56 1,90 0,94 1,67 3,27 1,07 3,00 0,00 0,00 0,00 5,44 4,07 4,42 1,31 2,56 0,67 1,31 1,01 1,06 0,43 1,27 0,11 39,30 25,56 32,91 205,370

Okul Ortalaması 25,75 9,70 23,32 2,92 1,39 2,57 1,27 1,72 0,83 2,39 0,64 2,23 3,99 0,76 3,80 0,00 0,00 0,00 5,96 3,74 5,03 1,95 2,29 1,38 1,57 1,16 1,28 0,54 1,13 0,25 46,34 22,53 40,69 227,290

SINIF: 1F

KATILIMLAR

1 201 YUSUF İHSAN 1F 28 9 25,75 4 0 4,00 1 2 0,50 3 0 3,00 5 0 5,00 14 4 13,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 62 20 57,00 287,353 24

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZİNCAN ERZİNCAN MERKEZ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM) 83 83 106 299

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Matematik TYT Fen

Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 5,44 4,07 4,42 1,31 2,56 0,67 1,31 1,01 1,06 0,43 1,27 0,11 8,49 8,91 6,26 205,4

Okul Ortalaması 5,96 3,74 5,03 1,95 2,29 1,38 1,57 1,16 1,28 0,54 1,13 0,25 10,02 8,32 7,94 227,3

KATILIMLAR

1 130 İBRAHİM SAKA 1B 22 2 21,50 6 0 6,00 6 0 6,00 2 2 1,50 36 4 35,00 367,4 1

2 188 BEYTULLAH TUNÇ 1B 17 2 16,50 5 2 4,50 4 1 3,75 26 5 24,75 345,2 3

3 170 YELİZ OTURUM AÇTI  P 1B 19 4 18,00 2 4 1,00 5 1 4,75 2 1 1,75 28 10 25,50 312,1 6

4 137 KADİRHAN YILMAZ 1B 11 3 10,25 5 1 4,75 3 4 2,00 2 3 1,25 21 11 18,25 303,5 10

5 164 FURKAN ZENGİN 1C 18 4 17,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 21 6 19,50 300,1 12

6 153 ABDULLAH ÇELEBA 1C 11 4 10,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 14 7 12,25 299,0 13

7 185 MELİH BAKAN 1B 13 2 12,50 4 2 3,50 6 1 5,75 0 4 -1,00 23 9 20,75 295,1 14

8 163 ZİYA KESİKKAYA 1B 14 3 13,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 21 8 19,00 291,4 16

9 156 AHMET BAHADIR AKALIN 1B 10 5 8,75 4 3 3,25 5 2 4,50 2 3 1,25 21 13 17,75 291,2 17

10 186 AHMET BEŞİR KARTAL 1B 11 7 9,25 5 2 4,50 2 1 1,75 18 10 15,50 291,2 18

11 0 AHMED SAİD BAŞAR  14 2 13,50 1 0 1,00 2 0 2,00 17 2 16,50 289,0 21

12 201 YUSUF İHSAN 1F 14 4 13,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 21 9 18,75 287,4 24

13 178 EMİR YEMLİK 1A 9 3 8,25 3 4 2,00 4 1 3,75 16 8 14,00 283,7 25

14 162 YUNUS AKTÜRK 1C 9 4 8,00 1 2 0,50 10 6 8,50 271,4 30

15 172 HİKMET YALÇIN 1A 8 4 7,00 4 2 3,50 4 0 4,00 2 1 1,75 18 7 16,25 268,5 34

16 264 BURHAN 1A 5 11 2,25 5 2 4,50 5 1 4,75 3 2 2,50 18 16 14,00 266,6 36

17 145 MUSTAFA NAYİR 1A 11 8 9,00 2 1 1,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 16 11 13,25 264,4 38

18 131 MUHAMMET HASAN IŞIK 1A 7 8 5,00 2 3 1,25 3 3 2,25 1 2 0,50 13 16 9,00 255,3 46

19 143 AHMET SEFA ÇAKMAK 1B 4 5 2,75 1 6 -0,50 3 2 2,50 2 1 1,75 10 14 6,50 253,9 47

20 150 ÖMER SEVİLİR 1C 11 5 9,75 11 5 9,75 253,5 48

21 168 ALİ ODABAŞI 1B 9 4 8,00 3 4 2,00 1 4 0,00 13 12 10,00 253,3 49

22 171 MUSTAFA DUMLUPINAR 1B 11 4 10,00 3 4 2,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 17 11 14,25 251,7 50

23 252 HAMZA KARA 1A 8 5 6,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 2 0,50 15 10 12,50 250,3 53

24 121 OSMAN MERAL 1C 5 2 4,50 3 3 2,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 10 10 7,50 249,5 54

25 245 BATUHAN KOÇ 1B 2 1 1,75 1 1 0,75 3 2 2,50 248,6 55

26 165 YUSUF SÜRMEN 1C 9 5 7,75 9 5 7,75 248,3 56

27 167 OSMAN ÇAKIR 1B 9 2 8,50 3 3 2,25 1 2 0,50 1 2 0,50 14 9 11,75 247,1 57

28 179 SALİH AKARSU 1C 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 5 2 4,50 244,1 60

29 268 FARUK ŞAHİN 1D 3 5 1,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 4 9 1,75 243,0 61
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZİNCAN ERZİNCAN MERKEZ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM) 83 83 106 299

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Matematik TYT Fen

Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 5,44 4,07 4,42 1,31 2,56 0,67 1,31 1,01 1,06 0,43 1,27 0,11 8,49 8,91 6,26 205,4

Okul Ortalaması 5,96 3,74 5,03 1,95 2,29 1,38 1,57 1,16 1,28 0,54 1,13 0,25 10,02 8,32 7,94 227,3

KATILIMLAR

30 214 MUHAMMED KRBDK 1B 9 5 7,75 1 6 -0,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 12 19 7,25 241,3 62

31 177 HASAN ATALY 1C 7 8 5,00 0 1 -0,25 7 9 4,75 240,3 64

32 286 YUSUF TÜRKAN 1A 5 3 4,25 2 2 1,50 7 5 5,75 238,7 67

33 149 MELİK YILMAZ 1B 7 4 6,00 4 2 3,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 12 10 9,50 233,5 76

34 199 CANER KOCAAĞA 1D 4 7 2,25 4 7 2,25 232,4 78

35 255 RAHMİ CAN YURTALAN 1C 5 6 3,50 5 6 3,50 232,4 79

36 202 OSMAN ARİF AKTEPE 1D 6 2 5,50 6 2 5,50 231,9 81

37 176 SAMED YASİN TERCAN 1A 3 4 2,00 2 4 1,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 6 13 2,75 231,1 83

38 213 AHMET  EROĞLU 1D 4 2 3,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 5 3 4,25 229,8 86

39 157 ALPEREN ALTUN 1C 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 227,8 89

40 198 YİĞİT YILMAZ 1B 3 3 2,25 2 0 2,00 5 3 4,25 225,5 93

41 340 MUHAMMET ARDUÇ 1A 2 1 1,75 1 5 -0,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 5 12 2,00 224,8 95

42 221 SAMET CAN KÜTÜK 1B 5 1 4,75 2 0 2,00 7 1 6,75 222,2 100

43 218 BİLAL ÖZDEMİR 1B 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 4 3 3,25 219,1 106

44 161 FURKAN ÜLKER 1C 7 4 6,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 8 6 6,50 216,1 110

45 293 MERTESR 1A 6 5 4,75 1 4 0,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 8 11 5,25 213,7 115

46 144 UBEYDULLAH YILDIZ 1D 1 0 1,00 1 0 1,00 209,2 121

47 0 NUMAN ŞAHİNNN 1C 2 5 0,75 0 7 -1,75 2 0 2,00 2 3 1,25 6 15 2,25 208,8 123

48 203 MUHAMMED ALTINBİLEK 1B 2 5 0,75 2 5 0,75 208,4 126

49 279 EREN 1A 2 2 1,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 9 0,75 208,3 127

50 197 HALİM KULA 1D 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 208,2 128

51 94 AHMET ADİL ÇİMEN 1C 5 2 4,50 3 4 2,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 9 11 6,25 205,4 134

52 134 HÜSEYİN MUTLU 1A 7 4 6,00 2 4 1,00 1 4 0,00 1 3 0,25 11 15 7,25 204,8 137

53 389 TAHA BİLAL KAVUŞ 1C 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 5 2 4,50 203,6 139

54 261 YUNUS DEMİROL 1B 2 3 1,25 2 3 1,25 200,7 148

55 238 HÜDAİ GÖKAY ALICI 1D 4 4 3,00 4 4 3,00 199,4 150

56 335 BAKİ AKÇAY 1C 2 1 1,75 1 4 0,00 2 0 2,00 1 2 0,50 6 7 4,25 198,9 153

57 0 MEHMED AYTEKİN  3 3 2,25 1 3 0,25 4 6 2,50 198,1 155

58 366 BUĞRA YENİÇERİ 1A 2 5 0,75 0 1 -0,25 2 6 0,50 197,9 156
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZİNCAN ERZİNCAN MERKEZ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM) 83 83 106 299

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Matematik TYT Fen

Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 5,44 4,07 4,42 1,31 2,56 0,67 1,31 1,01 1,06 0,43 1,27 0,11 8,49 8,91 6,26 205,4

Okul Ortalaması 5,96 3,74 5,03 1,95 2,29 1,38 1,57 1,16 1,28 0,54 1,13 0,25 10,02 8,32 7,94 227,3

KATILIMLAR

59 227 OKAN DAĞDELEN 1D 0 5 -1,25 0 5 -1,25 197,9 157

60 159 MUHAMMET POLAT 1A 1 1 0,75 2 4 1,00 1 1 0,75 4 6 2,50 196,9 161

61 215 ABDURRAHİM TURAL 1B 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 196,8 162

62 209 MUHAMMED CİVAN 1D 1 3 0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 3 6 1,50 195,8 166

63 233 ARİF YILDIRIM 1D 0 2 -0,50 0 2 -0,50 192,6 175

64 259 FURKAN IŞIK 1C 6 3 5,25 2 1 1,75 8 4 7,00 192,3 176

65 211 ÖMER ENVERPAŞA PEKER1D 1 3 0,25 1 3 0,25 192,2 177

66 317 RFÇ 1A 8 5 6,75 8 5 6,75 191,1 182

67 151 FATİH KRBLT 1C 6 3 5,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 7 7 5,25 190,3 184

68 132 YUSUF DELİOĞLU 1D 2 2 1,50 2 2 1,50 189,7 186

69 226 ABDULLAH KOŞAR 1D 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 3 1,25 186,6 195

70 237 MUSTAFA KAAN KELEŞ 1D 5 3 4,25 5 3 4,25 184,9 199

71 187 ENES ARLI 1C 12 11 9,25 12 11 9,25 181,5 204

72 234 HASAN RECEP AĞCA 1D 1 10 -1,50 1 10 -1,50 172,8 219

73 229 O *AN SARITAŞ 1 0 1 -0,25 0 1 -0,25 167,2 227

74 0 TAHİR MUTLU  0 1 -0,25 0 1 -0,25 164,0 235

75 240 MUHAMMET YUSUF OKUR1B 2 8 0,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 14 -0,50 158,1 241

76 243 RAŞİT ÜZAL 1D 0 3 -0,75 0 3 -0,75 156,6 246

77 225 HAMİT BUDAK 1D 1 5 -0,25 1 5 -0,25 155,3 251

78 254 EMİN ŞİMŞEK 1D 1 5 -0,25 1 5 -0,25 138,8 270

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

                                                3 / 4



OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZİNCAN ERZİNCAN MERKEZ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM) 83 83 106 299

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Matematik TYT Fen

Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 5,44 4,07 4,42 1,31 2,56 0,67 1,31 1,01 1,06 0,43 1,27 0,11 8,49 8,91 6,26 205,4

Okul Ortalaması 5,96 3,74 5,03 1,95 2,29 1,38 1,57 1,16 1,28 0,54 1,13 0,25 10,02 8,32 7,94 227,3

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
 1 1A 1B 1C 1D 1F

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
 1 1A 1B 1C 1D 1F



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMED SAİD BAŞAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,993 205,370 1 11 11 11 21

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 3 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 21,92 23,32 19,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,67 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,17 0,83 0,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,67 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,33 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 7,83 9,43 6,96

Matematik-1 40 14 2 13,50 34 5,17 5,03 4,42

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,62 1,38 0,67

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,00 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,25 0,11

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 1,62 2,91 1,84

Toplam: 120 61 15 57,25 48 36,00 39,38 31,72

TYT Türkçe AeBECDCADDBeBdeBAACBbEdBADDBBCECBECcAbDA

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal ACeeBC a  BbDCCAdDBD     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik    EBbBACEA  C BB D  DAB          c     

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

TYT Fen D        E B        

Cevap Anahtarı A DDCCEBBABEDBCEABCEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 1 1 50
T.9.1.3.13 7 5 2 71
T.9.1.5.12 4 4 0 100
T.9.1.3.17 5 4 1 80
T.9.1.3.15 1 0 1 0
T.11.1.5.15 4 3 1 75
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 10 2 83
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 5 48

Tarih-1 5 3 2 60

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 0 1 0
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 0 0 0
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

FEL.11.5.2 1 1 0 100
FEL.11.2.2 1 0 1 0
FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 0 1 0
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 14 2 35

Matematik-1 40 14 2 35

M.9.3 8 5 0 63
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 3 1 23
M.9.3.3.1 1 1 0 100
M.9.3.3.3 1 1 0 100
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 1 0 100
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 2 0 100
M.9.3.5.1 1 1 0 100
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 1 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 0 15

Fizik 7 1 0 14

FİZ.9.1.3.1 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.3 1 0 0 0
FİZ.9.3.1.4 1 0 0 0
FİZ.9.3.3.3 1 0 0 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 0 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 1 0 100
KİM.9.2.3.3 1 0 0 0
KİM.9.1.2.1 1 1 0 100
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0
BİY.10.3.1.3 1 0 0 0
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMED AYTEKİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,133 205,370 2 59 59 62 155

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 3 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 21,92 23,32 19,69

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,67 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,17 0,83 0,56

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,67 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,33 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 7,83 9,43 6,96

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 5,17 5,03 4,42

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,62 1,38 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,00 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,25 0,11

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,62 2,91 1,84

Toplam: 120 36 22 30,50 25 36,00 39,38 31,72

TYT Türkçe AaBcCDad ce a    A BAcCBADDBdCECBECcAEcA

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal AC eBdaa D Ec  AADBD     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik    EBde    C   e                        

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

TYT Fen b Cea               

Cevap Anahtarı A DDCCEBBABEDBCEABCEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 11 55

Türkçe 40 22 11 55

T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 1 1 50
T.9.1.3.13 7 5 2 71
T.9.1.5.12 4 2 2 50
T.9.1.3.17 5 0 3 0
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 0 0 0
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 9 3 75
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 5 40

Tarih-1 5 3 1 60

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 0 0 0
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

COĞ.9.1.2 1 0 1 0
COĞ.9.1.4 1 0 1 0
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100
FEL.10.3.1 1 0 1 0
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 3 8

Matematik-1 40 3 3 8

M.9.3 8 2 1 25
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 1 2 8
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 1 3 14

FİZ.9.1.3.1 1 0 1 0
FİZ.9.3.1.3 1 0 0 0
FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 0 1 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 1 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 0 0 0
KİM.9.2.3.3 1 0 0 0
KİM.9.1.2.1 1 0 0 0
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0
BİY.10.3.1.3 1 0 0 0
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHİR MUTLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,038 205,370 3 78 78 86 235

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 3 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 21,92 23,32 19,69

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,67 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,17 0,83 0,56

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,67 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,33 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 7,83 9,43 6,96

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 5,17 5,03 4,42

Toplam: 120 27 27 20,25 17 36,00 39,38 31,72

TYT Türkçe cdBcCDbAcDBcceBaA bBAEdcADeBeCECdbCcAcDA

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal AC eBd c   Eba AbeaD     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik              a                          

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 18 53

Türkçe 40 21 18 53

T.12.1.3.1 1 0 1 0
T.9.1.3.1 2 1 1 50
T.9.1.3.13 7 3 3 43
T.9.1.5.12 4 3 1 75
T.9.1.3.17 5 2 3 40
T.9.1.3.15 1 0 1 0
T.11.1.5.15 4 2 2 50
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 7 5 58
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 6 8 24

Tarih-1 5 3 1 60

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 0 0 0
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 2 0

COĞ.9.1.2 1 0 1 0
COĞ.9.1.4 1 0 0 0
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100
FEL.10.3.1 1 0 1 0
FEL.11.1.2 1 0 1 0
FEL.10.3.6 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 0 1 0
DKAB.9.3.3 1 0 1 0
DKAB.10.3.6 1 0 1 0
DKAB.10.5.2 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

M.9.3 8 0 0 0
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 0 1 0
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
O *AN SARITAŞ 229 1

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,198 205,370 1 77 77 85 227

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 1 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 17,50 23,32 19,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,25 0,83 0,56

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 4,00 9,43 6,96

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 -0,25 5,03 4,42

Toplam: 120 27 23 21,25 18 21,25 39,38 31,72

TYT Türkçe AeBEbDCc Deceba  cdBeECcADDBBCECBECcAb  

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal ACcdcCbc a     AdDaD     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik                a                        

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 14 53

Türkçe 40 21 14 53

T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 1 1 50
T.9.1.3.13 7 4 3 57
T.9.1.5.12 4 2 2 50
T.9.1.3.17 5 1 3 20
T.9.1.3.15 1 0 1 0
T.11.1.5.15 4 0 2 0
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 8 2 67
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 6 8 24

Tarih-1 5 2 3 40

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 0 1 0
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 0 1 0
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 0 0 0
FEL.10.3.1 1 0 0 0
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 0 1 0
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 0 1 0
DKAB.10.5.2 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

M.9.3 8 0 0 0
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 0 1 0
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA YENİÇERİ 366 1A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,935 205,370 13 60 60 63 156

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 15 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 24,73 23,32 19,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,52 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,55 0,83 0,56

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,27 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 9,10 9,43 6,96

Matematik-1 40 2 5 0,75 2 4,45 5,03 4,42

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,43 1,38 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,45 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,39 0,25 0,11

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 3,27 2,91 1,84

Toplam: 120 36 21 30,75 26 41,33 39,38 31,72

TYT Türkçe CDCA D  a c AAeBAECBADeBdCECBEA BEAbDACc

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal ceeAC  eabD a  cBDAA     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Matematik  bB      a c      Ad    a               

Cevap Anahtarı B BEBACEACECABBBDCEDABADBABADEBEEADBEEDABC

TYT Fen b                   

Cevap Anahtarı B CCEBBDDDBCEABECEDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 7 68

Türkçe 40 27 7 68

T.9.1.5.12 4 4 0 100
T.9.1.3.17 5 1 1 20
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 1 2 25
T.9.1.3.13 7 7 0 100
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 8 4 67
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100
T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 1 0 50

TYT Sosyal 25 7 8 28

Tarih-1 5 2 3 40

TAR.11.3.1 1 0 1 0
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 0 1 0
TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 3 0

COĞ.9.1.11 1 0 0 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 1 0
COĞ.9.1.2 1 0 1 0
COĞ.9.1.4 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 0 1 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

DKAB.9.3.3 1 0 1 0
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 5 5

Matematik-1 40 2 5 5

M.9.3 8 1 0 13
M.9.3.5.2 13 0 5 0
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 1 0 100
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

FİZ.9.3.1.4 1 0 1 0
FİZ.9.3.3.3 1 0 0 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 0 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 0 0
FİZ.9.1.3.1 1 0 0 0
FİZ.9.3.1.3 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

KİM.9.2.3.3 1 0 0 0
KİM.9.1.2.1 1 0 0 0
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0
KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

BİY.10.3.1.3 1 0 0 0
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0
BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURHAN 264 1A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,638 205,370 3 16 16 16 36

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 15 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 24,73 23,32 19,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,52 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,55 0,83 0,56

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,27 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,10 9,43 6,96

Matematik-1 40 5 11 2,25 6 4,45 5,03 4,42

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,43 1,38 0,67

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,45 1,28 1,06

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,39 0,25 0,11

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 3,27 2,91 1,84

Toplam: 120 60 28 53,00 44 41,33 39,38 31,72

TYT Türkçe CDCAD eceCB AdCBAdCBADDBBCECBEACBEAbbACE

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal cdBACa  eDDCa  DBDAA     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Matematik d      b a ee Db  AB  Bd de  a  e  E    

Cevap Anahtarı B BEBACEACECABBBDCEDABADBABADEBEEADBEEDABC

TYT Fen CaEBBDbDB EbBECEeaA 

Cevap Anahtarı B CCEBBDDDBCEABECEDDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 7 78

Türkçe 40 31 7 78

T.9.1.5.12 4 4 0 100
T.9.1.3.17 5 1 3 20
T.9.1.3.15 1 1 0 100
T.11.1.5.15 4 3 0 75
T.9.1.3.13 7 5 2 71
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 10 2 83
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100
T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 11 5 44

Tarih-1 5 3 2 60

TAR.11.3.1 1 0 1 0
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100
TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0
COĞ.9.1.2 1 0 1 0
COĞ.9.1.4 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 0 1 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 11 13

Matematik-1 40 5 11 13

M.9.3 8 0 3 0
M.9.3.5.2 13 2 6 15
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 1 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 1 0 50
M.9.3.5.1 1 1 0 100
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 1 0
M.10.5.3.1 4 1 0 25
M.10.5.1.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0

TYT Fen 20 13 5 65

Fizik 7 5 2 71

FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 0 1 0
FİZ.9.5.1.5 1 1 0 100
FİZ.10.1.2.3 1 1 0 100
FİZ.10.2.2.1 1 1 0 100
FİZ.9.1.3.1 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.3 1 0 1 0

Kimya 7 5 1 71

KİM.9.2.3.3 1 1 0 100
KİM.9.1.2.1 1 1 0 100
KİM.10.1.1.1 2 1 0 50
KİM.9.3.3.1 1 0 1 0
KİM.9.2.2.1 1 1 0 100
KİM.9.5.2.1 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

BİY.10.3.1.3 1 1 0 100
BİY.9.1.2.1 1 1 0 100
BİY.9.2.1.3 1 0 1 0
BİY.10.2.1.1 1 0 1 0
BİY.9.3.2.1 1 1 0 100
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR YEMLİK 178 1A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,728 205,370 1 13 13 13 25

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 15 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 24,73 23,32 19,69

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,52 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,55 0,83 0,56

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,27 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 9,10 9,43 6,96

Matematik-1 40 9 3 8,25 21 4,45 5,03 4,42

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,43 1,38 0,67

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,45 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,39 0,25 0,11

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 3,27 2,91 1,84

Toplam: 120 61 17 56,75 47 41,33 39,38 31,72

TYT Türkçe AdBcCDCADcBeeCB AACBAECBADDBdCECBECcAbDA

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal ACDe CD   BED CAADBD     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik D  EBdB    Cb  B    Ea  A B             

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

TYT Fen DDdeaBacBEDB        

Cevap Anahtarı A DDCCEBBABEDBCEABCEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 8 78

Türkçe 40 31 8 78

T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 1 1 50
T.9.1.3.13 7 6 1 86
T.9.1.5.12 4 4 0 100
T.9.1.3.17 5 2 3 40
T.9.1.3.15 1 1 0 100
T.11.1.5.15 4 3 0 75
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 9 3 75
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 1 56

Tarih-1 5 3 1 60

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 1 0 100
COĞ.9.1.11 1 0 0 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

FEL.11.5.2 1 1 0 100
FEL.11.2.2 1 1 0 100
FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 3 23

Matematik-1 40 9 3 23

M.9.3 8 4 0 50
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 5 1 38
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 1 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 1 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 5 35

Fizik 7 3 4 43

FİZ.9.1.3.1 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.3 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.4 1 0 1 0
FİZ.9.3.3.3 1 0 1 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 1 0
FİZ.10.1.2.3 1 1 0 100
FİZ.10.2.2.1 1 0 1 0

Kimya 7 4 1 57

KİM.9.3.3.1 1 0 1 0
KİM.9.2.2.1 1 1 0 100
KİM.9.5.2.1 1 1 0 100
KİM.9.2.3.3 1 1 0 100
KİM.9.1.2.1 1 1 0 100
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0
BİY.10.3.1.3 1 0 0 0
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN 279 1A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,250 205,370 11 50 50 51 127

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 15 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 24,73 23,32 19,69

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,52 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,55 0,83 0,56

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,27 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 9,10 9,43 6,96

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 4,45 5,03 4,42

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,43 1,38 0,67

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,45 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,39 0,25 0,11

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 3,27 2,91 1,84

Toplam: 120 39 21 33,75 28 41,33 39,38 31,72

TYT Türkçe CDC   Bcd Ba A BeECBADDecCECBEACBcAbDACc

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal e BAC   C DCd EDBDAd     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Matematik a B      C                c             

Cevap Anahtarı B BEBACEACECABBBDCEDABADBABADEBEEADBEEDABC

TYT Fen Caa  b cc      d b  

Cevap Anahtarı B CCEBBDDDBCEABECEDDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 9 63

Türkçe 40 25 9 63

T.9.1.5.12 4 3 0 75
T.9.1.3.17 5 1 2 20
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 1 1 25
T.9.1.3.13 7 5 2 71
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 8 4 67
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100
T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 11 3 44

Tarih-1 5 3 1 60

TAR.11.3.1 1 0 1 0
İTA.12.2.1 1 0 0 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100
TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

COĞ.9.1.11 1 0 0 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0
COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 0 1 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

M.9.3 8 1 2 13
M.9.3.5.2 13 1 0 8
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 7 5

Fizik 7 1 3 14

FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 0 1 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 1 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 0 0
FİZ.9.1.3.1 1 0 1 0
FİZ.9.3.1.3 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

KİM.9.2.3.3 1 0 1 0
KİM.9.1.2.1 1 0 1 0
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0
KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

BİY.10.3.1.3 1 0 0 0
BİY.9.1.2.1 1 0 1 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 1 0
BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA KARA 252 1A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,323 205,370 6 23 23 23 53

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 15 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 7 22,25 56 24,73 23,32 19,69

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,52 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,55 0,83 0,56

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,27 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 9,10 9,43 6,96

Matematik-1 40 8 5 6,75 17 4,45 5,03 4,42

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,43 1,38 0,67

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,45 1,28 1,06

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,39 0,25 0,11

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 3,27 2,91 1,84

Toplam: 120 51 18 46,50 39 41,33 39,38 31,72

TYT Türkçe CDC   ece B    BeECBADDB CECBEAeBEAbDACc

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal  eBAC   CDD C  DBDAA     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Matematik BbB  Ee  a BB   b  B   A  D     c       

Cevap Anahtarı B BEBACEACECABBBDCEDABADBABADEBEEADBEEDABC

TYT Fen C cB D D d eBEabD   

Cevap Anahtarı B CCEBBDDDBCEABECEDDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 7 60

Türkçe 40 24 7 60

T.9.1.5.12 4 3 0 75
T.9.1.3.17 5 0 3 0
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 1 0 25
T.9.1.3.13 7 5 1 71
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 9 2 75
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100
T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 12 1 48

Tarih-1 5 3 1 60

TAR.11.3.1 1 0 0 0
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100
TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

COĞ.9.1.11 1 0 0 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0
COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 1 0 100
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 5 20

Matematik-1 40 8 5 20

M.9.3 8 3 0 38
M.9.3.5.2 13 3 3 23
M.9.3.3.1 1 1 0 100
M.9.3.3.3 1 0 1 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 1 0 100
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 1 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 5 35

Fizik 7 3 1 43

FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 0 0 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 1 0
FİZ.10.1.2.3 1 1 0 100
FİZ.10.2.2.1 1 0 0 0
FİZ.9.1.3.1 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.3 1 0 0 0

Kimya 7 3 2 43

KİM.9.2.3.3 1 1 0 100
KİM.9.1.2.1 1 0 0 0
KİM.10.1.1.1 2 0 1 0
KİM.9.3.3.1 1 0 1 0
KİM.9.2.2.1 1 1 0 100
KİM.9.5.2.1 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 2 17

BİY.10.3.1.3 1 0 1 0
BİY.9.1.2.1 1 0 1 0
BİY.9.2.1.3 1 1 0 100
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0
BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİKMET YALÇIN 172 1A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,493 205,370 2 15 15 15 34

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 15 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 24,73 23,32 19,69

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,52 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,55 0,83 0,56

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,27 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,10 9,43 6,96

Matematik-1 40 8 4 7,00 18 4,45 5,03 4,42

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,43 1,38 0,67

Kimya 7 4 0 4,00 57 1,45 1,28 1,06

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,39 0,25 0,11

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 3,27 2,91 1,84

Toplam: 120 57 18 52,50 44 41,33 39,38 31,72

TYT Türkçe CDC cDB ebB AA BAdCBADeBBCECBEACBEAEcACc

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal  CBAC   ebDCe  DBDAc     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Matematik B e  EACbC d      AB    B e             

Cevap Anahtarı B BEBACEACECABBBDCEDABADBABADEBEEADBEEDABC

TYT Fen CaE BDbDB E  ECEe   

Cevap Anahtarı B CCEBBDDDBCEABECEDDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 7 73

Türkçe 40 29 7 73

T.9.1.5.12 4 3 0 75
T.9.1.3.17 5 2 2 40
T.9.1.3.15 1 0 1 0
T.11.1.5.15 4 2 0 50
T.9.1.3.13 7 6 1 86
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 9 3 75
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100
T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 10 4 40

Tarih-1 5 4 0 80

TAR.11.3.1 1 0 0 0
İTA.12.2.1 1 1 0 100
İTA.12.3.6 1 1 0 100
TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 2 0

COĞ.9.1.11 1 0 0 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0
COĞ.9.1.2 1 0 1 0
COĞ.9.1.4 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 0 1 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 4 20

Matematik-1 40 8 4 20

M.9.3 8 1 2 13
M.9.3.5.2 13 4 1 31
M.9.3.3.1 1 1 0 100
M.9.3.3.3 1 1 0 100
M.9.3.3.2 1 0 1 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 1 0 100
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0

TYT Fen 20 10 3 50

Fizik 7 4 2 57

FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 0 1 0
FİZ.9.5.1.5 1 1 0 100
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 1 0 100
FİZ.9.1.3.1 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.3 1 0 1 0

Kimya 7 4 0 57

KİM.9.2.3.3 1 1 0 100
KİM.9.1.2.1 1 1 0 100
KİM.10.1.1.1 2 1 0 50
KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 1 33

BİY.10.3.1.3 1 1 0 100
BİY.9.1.2.1 1 1 0 100
BİY.9.2.1.3 1 0 1 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0
BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN MUTLU 134 1A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,793 205,370 12 54 54 56 137

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 15 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 24,73 23,32 19,69

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,52 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,55 0,83 0,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,27 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 9,10 9,43 6,96

Matematik-1 40 7 4 6,00 15 4,45 5,03 4,42

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,43 1,38 0,67

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,45 1,28 1,06

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,39 0,25 0,11

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 3,27 2,91 1,84

Toplam: 120 41 36 32,00 27 41,33 39,38 31,72

TYT Türkçe ceBceDC Dc da B dA BAdCBADDBBCEaBdCEAbcA

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal eC eaa c  BcDCeAADaD     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik D  EBda C  Cda         BA               

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

TYT Fen DeCed ceBdca  d aEa 

Cevap Anahtarı A DDCCEBBABEDBCEABCEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 13 55

Türkçe 40 22 13 55

T.12.1.3.1 1 0 1 0
T.9.1.3.1 2 1 1 50
T.9.1.3.13 7 5 2 71
T.9.1.5.12 4 2 1 50
T.9.1.3.17 5 1 3 20
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 1 1 25
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 10 2 83
T.9.1.5.3 2 1 1 50
T.9.1.5.9 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 8 32

Tarih-1 5 1 3 20

TAR.9.4.2 1 0 1 0
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 0 0 0
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

COĞ.9.1.2 1 0 1 0
COĞ.9.1.4 1 0 0 0
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

FEL.11.5.2 1 1 0 100
FEL.11.2.2 1 0 1 0
FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 0 1 0
DKAB.10.5.2 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 4 18

Matematik-1 40 7 4 18

M.9.3 8 4 1 50
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 3 2 23
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 1 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 11 20

Fizik 7 2 4 29

FİZ.9.1.3.1 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.3 1 0 1 0
FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 0 1 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 1 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 1 0

Kimya 7 1 4 14

KİM.9.3.3.1 1 0 1 0
KİM.9.2.2.1 1 1 0 100
KİM.9.5.2.1 1 0 1 0
KİM.9.2.3.3 1 0 1 0
KİM.9.1.2.1 1 0 1 0
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

BİY.9.3.2.1 1 0 1 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0
BİY.10.3.1.3 1 0 1 0
BİY.9.1.2.1 1 1 0 100
BİY.9.2.1.3 1 0 1 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERTESR 293 1A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,708 205,370 10 45 45 45 115

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 15 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 24,73 23,32 19,69

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,52 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,55 0,83 0,56

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,27 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,77 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 9,10 9,43 6,96

Matematik-1 40 6 5 4,75 12 4,45 5,03 4,42

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,43 1,38 0,67

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,45 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,39 0,25 0,11

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 3,27 2,91 1,84

Toplam: 120 40 20 35,00 29 41,33 39,38 31,72

TYT Türkçe CDC  D  B BB A BcdCcADDBBbbCBEA BEAEeACc

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal    ACc  C     EDaDA      

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Matematik aEad   CEd B      ABb                   

Cevap Anahtarı B BEBACEACECABBBDCEDABADBABADEBEEADBEEDABC

TYT Fen Cece c  B    ad     

Cevap Anahtarı B CCEBBDDDBCEABECEDDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 7 63

Türkçe 40 25 7 63

T.9.1.5.12 4 3 0 75
T.9.1.3.17 5 2 0 40
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 2 0 50
T.9.1.3.13 7 4 3 57
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 8 4 67
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100
T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 1 0 50

TYT Sosyal 25 7 2 28

Tarih-1 5 2 0 40

TAR.11.3.1 1 0 0 0
İTA.12.2.1 1 0 0 0
İTA.12.3.6 1 0 0 0
TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0
COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

FEL.10.3.1 1 0 0 0
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 0 1 0
DKAB.10.5.2 1 1 0 100
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 5 15

Matematik-1 40 6 5 15

M.9.3 8 0 3 0
M.9.3.5.2 13 4 2 31
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 1 0 100
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 1 0 100
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 6 10

Fizik 7 1 4 14

FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 0 1 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 1 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 1 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 0 0
FİZ.9.1.3.1 1 0 1 0
FİZ.9.3.1.3 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

KİM.9.2.3.3 1 0 0 0
KİM.9.1.2.1 1 1 0 100
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0
KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 1 0

BİY.10.3.1.3 1 0 1 0
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0
BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ARDUÇ 340 1A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,775 205,370 9 41 41 41 95

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 15 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 24,73 23,32 19,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,52 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,55 0,83 0,56

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,27 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,10 9,43 6,96

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 4,45 5,03 4,42

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,43 1,38 0,67

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 1,45 1,28 1,06

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,39 0,25 0,11

TYT Fen 20 3 11 0,25 1 3,27 2,91 1,84

Toplam: 120 45 24 39,00 33 41,33 39,38 31,72

TYT Türkçe eeBECDCA D Ae   AdeBA CBADDBBCECBECEAEcA

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal ACceBaDb b EDCCAAeBD     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik    E  B   e                             

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

TYT Fen aeCd dcd   cddd bE D

Cevap Anahtarı A DDCCEBBABEDBCEABCEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 6 70

Türkçe 40 28 6 70

T.12.1.3.1 1 0 1 0
T.9.1.3.1 2 1 1 50
T.9.1.3.13 7 5 1 71
T.9.1.5.12 4 4 0 100
T.9.1.3.17 5 2 1 40
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 1 1 25
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 11 1 92
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 3 2 60

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 0 1 0
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

COĞ.9.1.2 1 0 1 0
COĞ.9.1.4 1 1 0 100
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100
FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100
DKAB.9.3.3 1 0 1 0
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

M.9.3 8 2 0 25
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 0 0 0
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 1 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 11 15

Fizik 7 1 5 14

FİZ.9.1.3.1 1 0 1 0
FİZ.9.3.1.3 1 0 1 0
FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 0 1 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 0 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 1 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 1 0

Kimya 7 0 4 0

KİM.9.3.3.1 1 0 1 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 0 0 0
KİM.9.2.3.3 1 0 0 0
KİM.9.1.2.1 1 0 1 0
KİM.10.1.1.1 2 0 2 0

Biyoloji 6 2 2 33

BİY.9.3.2.1 1 0 1 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0
BİY.10.3.1.3 1 0 1 0
BİY.9.1.2.1 1 1 0 100
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET HASAN IŞIK 131 1A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,250 205,370 5 18 18 18 46

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 15 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 24,73 23,32 19,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,52 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,55 0,83 0,56

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,27 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,77 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,10 9,43 6,96

Matematik-1 40 7 8 5,00 13 4,45 5,03 4,42

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,43 1,38 0,67

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,45 1,28 1,06

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,39 0,25 0,11

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 3,27 2,91 1,84

Toplam: 120 56 31 48,25 40 41,33 39,38 31,72

TYT Türkçe ACBECbCdcaBdeCBcAACBAECBADDBBCECBdCcAbcA

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal ACDeBCbEA  EDCCAAbBe     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik D  Eabc  EedaC B    b AB   d            

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

TYT Fen DeCa a eBEeB cb Cb  

Cevap Anahtarı A DDCCEBBABEDBCEABCEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 11 73

Türkçe 40 29 11 73

T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 2 0 100
T.9.1.3.13 7 7 0 100
T.9.1.5.12 4 2 2 50
T.9.1.3.17 5 1 4 20
T.9.1.3.15 1 1 0 100
T.11.1.5.15 4 3 1 75
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 9 3 75
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 14 4 56

Tarih-1 5 4 1 80

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 0 1 0
COĞ.9.1.11 1 1 0 100
COĞ.10.1.4 1 1 0 100
COĞ.10.1.7 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100
FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100
DKAB.9.3.3 1 0 1 0
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 8 18

Matematik-1 40 7 8 18

M.9.3 8 2 2 25
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 3 4 23
M.9.3.3.1 1 1 0 100
M.9.3.3.3 1 0 1 0
M.9.3.3.2 1 0 1 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 1 0 100
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 8 30

Fizik 7 2 3 29

FİZ.9.1.3.1 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.3 1 0 1 0
FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 0 1 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 0 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 1 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 0 0

Kimya 7 3 3 43

KİM.9.3.3.1 1 0 1 0
KİM.9.2.2.1 1 1 0 100
KİM.9.5.2.1 1 1 0 100
KİM.9.2.3.3 1 0 1 0
KİM.9.1.2.1 1 1 0 100
KİM.10.1.1.1 2 0 1 0

Biyoloji 6 1 2 17

BİY.9.3.2.1 1 0 1 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0
BİY.10.3.1.3 1 1 0 100
BİY.9.1.2.1 1 0 1 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET POLAT 159 1A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,948 205,370 14 62 62 65 161

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 15 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 24,73 23,32 19,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,52 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,55 0,83 0,56

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,27 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 9,10 9,43 6,96

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 4,45 5,03 4,42

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,43 1,38 0,67

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,45 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,39 0,25 0,11

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 3,27 2,91 1,84

Toplam: 120 37 26 30,50 25 41,33 39,38 31,72

TYT Türkçe CDCeccebebedAACB cCBADDedbECBEAbBEAaaACc

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal DeBeC   C Dd  EDBDAA     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Matematik B a                                     

Cevap Anahtarı B BEBACEACECABBBDCEDABADBABADEBEEADBEEDABC

TYT Fen Cdb cDb c    E      

Cevap Anahtarı B CCEBBDDDBCEABECEDDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 17 55

Türkçe 40 22 17 55

T.9.1.5.12 4 3 1 75
T.9.1.3.17 5 0 5 0
T.9.1.3.15 1 0 1 0
T.11.1.5.15 4 2 2 50
T.9.1.3.13 7 5 1 71
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 6 6 50
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100
T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 11 3 44

Tarih-1 5 3 2 60

TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100
TAR.9.4.2 1 0 1 0
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

COĞ.9.1.11 1 0 0 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0
COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 0 1 0
FEL.10.3.6 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

M.9.3 8 1 1 13
M.9.3.5.2 13 0 0 0
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 5 15

Fizik 7 2 4 29

FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 0 1 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 1 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 1 0
FİZ.9.1.3.1 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.3 1 0 1 0

Kimya 7 1 1 14

KİM.9.2.3.3 1 0 0 0
KİM.9.1.2.1 1 0 1 0
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0
KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 0 0

BİY.10.3.1.3 1 0 0 0
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0
BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA NAYİR 145 1A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,430 205,370 4 17 17 17 38

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 15 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 24,73 23,32 19,69

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,52 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,55 0,83 0,56

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,27 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,77 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 9,10 9,43 6,96

Matematik-1 40 11 8 9,00 23 4,45 5,03 4,42

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,43 1,38 0,67

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,45 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,39 0,25 0,11

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 3,27 2,91 1,84

Toplam: 120 56 22 50,50 42 41,33 39,38 31,72

TYT Türkçe CDCADcB eCBaAcCcAECBADDBBeECBEA BEAEDACE

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal  eBAaa   b  e EDBDAA     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Matematik a c CEAC a Be   bbABd aA  D  E A        

Cevap Anahtarı B BEBACEACECABBBDCEDABADBABADEBEEADBEEDABC

TYT Fen CCa    DB   B ed    

Cevap Anahtarı B CCEBBDDDBCEABECEDDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 6 80

Türkçe 40 32 6 80

T.9.1.5.12 4 4 0 100
T.9.1.3.17 5 2 2 40
T.9.1.3.15 1 1 0 100
T.11.1.5.15 4 3 1 75
T.9.1.3.13 7 6 1 86
T.9.1.3.9 1 0 1 0
T.9.1.5.4 12 11 1 92
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100
T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 1 0 50

TYT Sosyal 25 8 5 32

Tarih-1 5 2 2 40

TAR.11.3.1 1 0 0 0
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100
TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0
COĞ.9.1.2 1 0 0 0
COĞ.9.1.4 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

FEL.10.3.1 1 0 0 0
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 0 1 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 8 28

Matematik-1 40 11 8 28

M.9.3 8 3 2 38
M.9.3.5.2 13 4 4 31
M.9.3.3.1 1 1 0 100
M.9.3.3.3 1 1 0 100
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 1 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 1 0
M.9.3.5.1 1 1 0 100
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 1 0 100
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 3 25

Fizik 7 2 1 29

FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 1 0 100
FİZ.9.5.1.5 1 0 1 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 0 0
FİZ.9.1.3.1 1 0 0 0
FİZ.9.3.1.3 1 0 0 0

Kimya 7 3 0 43

KİM.9.2.3.3 1 1 0 100
KİM.9.1.2.1 1 1 0 100
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0
KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 1 0 100
KİM.9.5.2.1 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

BİY.10.3.1.3 1 0 1 0
BİY.9.1.2.1 1 0 1 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0
BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RFÇ 317 1A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,093 205,370 15 68 68 72 182

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 15 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 7 19,25 48 24,73 23,32 19,69

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,52 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,55 0,83 0,56

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,27 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,77 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 9,10 9,43 6,96

Matematik-1 40 8 5 6,75 17 4,45 5,03 4,42

Toplam: 120 32 18 27,50 23 41,33 39,38 31,72

TYT Türkçe A BEebCA c  d B  A BAECaADDBBeECBEeE    

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal eC  Babaca E             

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik    EaEadC ACEC e  D     b               

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 7 53

Türkçe 40 21 7 53

T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 1 0 50
T.9.1.3.13 7 6 1 86
T.9.1.5.12 4 2 2 50
T.9.1.3.17 5 0 2 0
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 1 0 25
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 7 2 58
T.9.1.5.3 2 1 0 50
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 3 6 12

Tarih-1 5 2 1 40

TAR.9.4.2 1 0 1 0
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 0 0 0
İTA.12.2.1 1 0 0 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 5 0

COĞ.9.1.2 1 0 1 0
COĞ.9.1.4 1 0 1 0
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 1 0
COĞ.10.1.7 1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100
FEL.10.3.1 1 0 0 0
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

DKAB.10.4.3 1 0 0 0
DKAB.9.3.5 1 0 0 0
DKAB.9.3.3 1 0 0 0
DKAB.10.3.6 1 0 0 0
DKAB.10.5.2 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 5 20

Matematik-1 40 8 5 20

M.9.3 8 2 3 25
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 3 2 23
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 1 0 100
M.9.3.3.2 1 1 0 100
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 1 0 50
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMED YASİN TERCAN 176 1A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,133 205,370 8 37 37 37 83

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 15 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 24,73 23,32 19,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,52 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,55 0,83 0,56

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,27 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 9,10 9,43 6,96

Matematik-1 40 3 4 2,00 5 4,45 5,03 4,42

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,43 1,38 0,67

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,45 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,39 0,25 0,11

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 3,27 2,91 1,84

Toplam: 120 46 20 41,00 34 41,33 39,38 31,72

TYT Türkçe  eBECDCA DBeB B  A BAcCBADDBBCECBECEAbcA

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal ACDeBC      D CAdDBD     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik D  Ea a   A  b c                        

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

TYT Fen DaCac ceed Bd   a   

Cevap Anahtarı A DDCCEBBABEDBCEABCEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 5 73

Türkçe 40 29 5 73

T.12.1.3.1 1 0 0 0
T.9.1.3.1 2 1 1 50
T.9.1.3.13 7 6 1 86
T.9.1.5.12 4 4 0 100
T.9.1.3.17 5 3 1 60
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 1 0 25
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 10 2 83
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 2 44

Tarih-1 5 4 1 80

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 0 0 0
COĞ.9.1.11 1 0 0 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 0 0 0
FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 0 1 0
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 4 8

Matematik-1 40 3 4 8

M.9.3 8 2 2 25
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 0 2 0
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 1 0 100
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 9 15

Fizik 7 2 4 29

FİZ.9.1.3.1 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.3 1 0 1 0
FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 0 1 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 1 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 1 0

Kimya 7 1 4 14

KİM.9.3.3.1 1 0 1 0
KİM.9.2.2.1 1 0 1 0
KİM.9.5.2.1 1 0 1 0
KİM.9.2.3.3 1 0 0 0
KİM.9.1.2.1 1 1 0 100
KİM.10.1.1.1 2 0 1 0

Biyoloji 6 0 1 0

BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0
BİY.10.3.1.3 1 0 1 0
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF TÜRKAN 286 1A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,728 205,370 7 32 32 32 67

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 15 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 24,73 23,32 19,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,52 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,55 0,83 0,56

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,27 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,77 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,10 9,43 6,96

Matematik-1 40 5 3 4,25 11 4,45 5,03 4,42

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,43 1,38 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,45 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,39 0,25 0,11

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 3,27 2,91 1,84

Toplam: 120 48 20 43,00 36 41,33 39,38 31,72

TYT Türkçe CDCe cBcBCBaAAaceECBADDedCEaBEACBEAEDACc

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal DbBACb  CeDCC EDBDAd     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Matematik a BAC  CcC a                            

Cevap Anahtarı B BEBACEACECABBBDCEDABADBABADEBEEADBEEDABC

TYT Fen Caa B               

Cevap Anahtarı B CCEBBDDDBCEABECEDDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 11 70

Türkçe 40 28 11 70

T.9.1.5.12 4 3 1 75
T.9.1.3.17 5 2 2 40
T.9.1.3.15 1 1 0 100
T.11.1.5.15 4 2 2 50
T.9.1.3.13 7 6 1 86
T.9.1.3.9 1 0 1 0
T.9.1.5.4 12 9 3 75
T.9.1.5.3 2 1 1 50
T.9.1.5.9 1 1 0 100
T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 13 4 52

Tarih-1 5 4 1 80

TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100
TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0
COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 1 0 100
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 3 13

Matematik-1 40 5 3 13

M.9.3 8 3 1 38
M.9.3.5.2 13 2 1 15
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 1 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 2 2 29

FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 0 1 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 1 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 1 0 100
FİZ.9.1.3.1 1 0 0 0
FİZ.9.3.1.3 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

KİM.9.2.3.3 1 0 0 0
KİM.9.1.2.1 1 0 0 0
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0
KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

BİY.10.3.1.3 1 0 0 0
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0
BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDURRAHİM TURAL 215 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,798 205,370 21 63 63 66 162

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 23 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 25,50 23,32 19,69

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,62 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,22 0,83 0,56

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,76 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,24 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,84 9,43 6,96

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 7,51 5,03 4,42

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,06 1,38 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,91 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,44 0,25 0,11

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 4,41 2,91 1,84

Toplam: 120 34 14 30,50 25 47,36 39,38 31,72

TYT Türkçe  CB CDCc    d BBAbeBeECaADDBBCECBECcc De

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal ACD BC E   Eb CAbcBD     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik       a                                 

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

TYT Fen e                   

Cevap Anahtarı A DDCCEBBABEDBCEABCEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 9 58

Türkçe 40 23 9 58

T.12.1.3.1 1 0 0 0
T.9.1.3.1 2 2 0 100
T.9.1.3.13 7 3 3 43
T.9.1.5.12 4 3 1 75
T.9.1.3.17 5 0 1 0
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 3 1 75
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 9 2 75
T.9.1.5.3 2 1 1 50
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 3 44

Tarih-1 5 4 0 80

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 0 0 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 0 0 0
COĞ.9.1.11 1 1 0 100
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100
FEL.10.3.1 1 0 1 0
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 0 1 0
DKAB.9.3.3 1 0 1 0
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

M.9.3 8 0 1 0
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 0 0 0
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

FİZ.9.1.3.1 1 0 1 0
FİZ.9.3.1.3 1 0 0 0
FİZ.9.3.1.4 1 0 0 0
FİZ.9.3.3.3 1 0 0 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 0 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 0 0 0
KİM.9.2.3.3 1 0 0 0
KİM.9.1.2.1 1 0 0 0
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0
BİY.10.3.1.3 1 0 0 0
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BAHADIR AKALIN 156 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,185 205,370 7 9 9 9 17

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 23 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,50 23,32 19,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,22 0,83 0,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,76 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,84 9,43 6,96

Matematik-1 40 10 5 8,75 22 7,51 5,03 4,42

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,06 1,38 0,67

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,91 1,28 1,06

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,44 0,25 0,11

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 4,41 2,91 1,84

Toplam: 120 66 27 59,25 49 47,36 39,38 31,72

TYT Türkçe cCBECDCADDBceCBdAACBAECcADeBdCECBECcAb A

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal ACDeBCbacbBEDCCAADBD     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik D  EBbB CaACbC  B    D    e   e         

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

TYT Fen DeCedBBcBEDBdEd dEDb

Cevap Anahtarı A DDCCEBBABEDBCEABCEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 9 75

Türkçe 40 30 9 75

T.12.1.3.1 1 0 1 0
T.9.1.3.1 2 2 0 100
T.9.1.3.13 7 6 1 86
T.9.1.5.12 4 4 0 100
T.9.1.3.17 5 3 2 60
T.9.1.3.15 1 1 0 100
T.11.1.5.15 4 3 1 75
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 7 4 58
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 5 60

Tarih-1 5 4 1 80

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 0 1 0
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 1 0
COĞ.10.1.7 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

FEL.11.5.2 1 1 0 100
FEL.11.2.2 1 1 0 100
FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 5 25

Matematik-1 40 10 5 25

M.9.3 8 5 0 63
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 2 2 15
M.9.3.3.1 1 0 1 0
M.9.3.3.3 1 1 0 100
M.9.3.3.2 1 0 1 0
M.9.3.4 1 1 0 100
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 1 0 50
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 1 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0

TYT Fen 20 11 8 55

Fizik 7 4 3 57

FİZ.9.1.3.1 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.3 1 0 1 0
FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 0 1 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 1 0
FİZ.10.1.2.3 1 1 0 100
FİZ.10.2.2.1 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

KİM.9.3.3.1 1 0 1 0
KİM.9.2.2.1 1 1 0 100
KİM.9.5.2.1 1 1 0 100
KİM.9.2.3.3 1 1 0 100
KİM.9.1.2.1 1 1 0 100
KİM.10.1.1.1 2 1 1 50

Biyoloji 6 2 3 33

BİY.9.3.2.1 1 0 1 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0
BİY.10.3.1.3 1 0 1 0
BİY.9.1.2.1 1 1 0 100
BİY.9.2.1.3 1 1 0 100
BİY.10.2.1.1 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BEŞİR KARTAL 186 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,170 205,370 8 10 10 10 18

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 23 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 25,50 23,32 19,69

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,62 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,22 0,83 0,56

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,76 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 10,84 9,43 6,96

Matematik-1 40 11 7 9,25 23 7,51 5,03 4,42

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,06 1,38 0,67

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,91 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,44 0,25 0,11

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 4,41 2,91 1,84

Toplam: 120 63 16 59,00 49 47,36 39,38 31,72

TYT Türkçe CDCADDBeBCBBAA BAECBADDBBdECBEACBEAb ACc

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal  eeAC   C DC  EDBDAA     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Matematik aEB CEACaa a    E e   aA  D  EEc        

Cevap Anahtarı B BEBACEACECABBBDCEDABADBABADEBEEADBEEDABC

TYT Fen CCdeBDDDB d         

Cevap Anahtarı B CCEBBDDDBCEABECEDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 4 85

Türkçe 40 34 4 85

T.9.1.5.12 4 4 0 100
T.9.1.3.17 5 4 1 80
T.9.1.3.15 1 1 0 100
T.11.1.5.15 4 3 0 75
T.9.1.3.13 7 7 0 100
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 8 3 67
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100
T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 11 2 44

Tarih-1 5 2 2 40

TAR.11.3.1 1 0 0 0
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 0 1 0
TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

COĞ.9.1.11 1 0 0 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0
COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 7 28

Matematik-1 40 11 7 28

M.9.3 8 4 1 50
M.9.3.5.2 13 4 3 31
M.9.3.3.1 1 1 0 100
M.9.3.3.3 1 1 0 100
M.9.3.3.2 1 0 1 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 1 0
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 1 0 100
M.9.4.4.1 1 0 1 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 3 35

Fizik 7 5 2 71

FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 1 0 100
FİZ.9.5.1.5 1 0 1 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 1 0
FİZ.10.2.2.1 1 1 0 100
FİZ.9.1.3.1 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.3 1 1 0 100

Kimya 7 2 1 29

KİM.9.2.3.3 1 1 0 100
KİM.9.1.2.1 1 1 0 100
KİM.10.1.1.1 2 0 1 0
KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

BİY.10.3.1.3 1 0 0 0
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0
BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SEFA ÇAKMAK 143 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,935 205,370 9 19 19 19 47

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 23 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,50 23,32 19,69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,22 0,83 0,56

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,76 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,24 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,84 9,43 6,96

Matematik-1 40 4 5 2,75 7 7,51 5,03 4,42

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,06 1,38 0,67

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,91 1,28 1,06

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,44 0,25 0,11

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 4,41 2,91 1,84

Toplam: 120 55 27 48,25 40 47,36 39,38 31,72

TYT Türkçe eDCADDBceeBaAACBAddBADDBcCECBEeCBEAEDACE

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal DCBACb DCDDCa EaBbAA     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Matematik BEab   C a d              c  E          

Cevap Anahtarı B BEBACEACECABBBDCEDABADBABADEBEEADBEEDABC

TYT Fen aCcecebcBCd  ECb  A 

Cevap Anahtarı B CCEBBDDDBCEABECEDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 9 78

Türkçe 40 31 9 78

T.9.1.5.12 4 3 1 75
T.9.1.3.17 5 3 2 60
T.9.1.3.15 1 0 1 0
T.11.1.5.15 4 3 1 75
T.9.1.3.13 7 5 2 71
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 11 1 92
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100
T.12.1.3.1 1 0 1 0
T.9.1.3.1 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 14 4 56

Tarih-1 5 5 0 100

TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 1 0 100
İTA.12.3.6 1 1 0 100
TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 1 0 100
COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 0 1 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

DKAB.9.3.3 1 0 1 0
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 0 1 0
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 5 10

Matematik-1 40 4 5 10

M.9.3 8 2 3 25
M.9.3.5.2 13 2 2 15
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 9 30

Fizik 7 1 6 14

FİZ.9.3.1.4 1 0 1 0
FİZ.9.3.3.3 1 1 0 100
FİZ.9.5.1.5 1 0 1 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 1 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 1 0
FİZ.9.1.3.1 1 0 1 0
FİZ.9.3.1.3 1 0 1 0

Kimya 7 3 2 43

KİM.9.2.3.3 1 0 1 0
KİM.9.1.2.1 1 1 0 100
KİM.10.1.1.1 2 1 1 50
KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 1 33

BİY.10.3.1.3 1 1 0 100
BİY.9.1.2.1 1 0 1 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0
BİY.9.3.2.1 1 1 0 100
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ODABAŞI 168 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,265 205,370 10 21 21 21 49

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 23 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,50 23,32 19,69

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,62 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,22 0,83 0,56

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,76 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 10,84 9,43 6,96

Matematik-1 40 9 4 8,00 20 7,51 5,03 4,42

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,06 1,38 0,67

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,91 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,44 0,25 0,11

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 4,41 2,91 1,84

Toplam: 120 53 24 47,00 39 47,36 39,38 31,72

TYT Türkçe CDCAeDe BbBaAA BAECBADDaBCECBEACBEAEcACE

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal  deAC   C bCe cDBbAA     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Matematik BE  CEACcCcB e            D  c          

Cevap Anahtarı B BEBACEACECABBBDCEDABADBABADEBEEADBEEDABC

TYT Fen CedeaDDccC b d      

Cevap Anahtarı B CCEBBDDDBCEABECEDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 6 80

Türkçe 40 32 6 80

T.9.1.5.12 4 4 0 100
T.9.1.3.17 5 2 2 40
T.9.1.3.15 1 0 1 0
T.11.1.5.15 4 2 1 50
T.9.1.3.13 7 7 0 100
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 10 2 83
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100
T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 8 6 32

Tarih-1 5 2 2 40

TAR.11.3.1 1 0 0 0
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 0 1 0
TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

COĞ.9.1.11 1 0 0 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0
COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

FEL.10.3.1 1 0 1 0
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 0 1 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 0 1 0
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 4 23

Matematik-1 40 9 4 23

M.9.3 8 3 2 38
M.9.3.5.2 13 4 0 31
M.9.3.3.1 1 1 0 100
M.9.3.3.3 1 1 0 100
M.9.3.3.2 1 0 1 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 1 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 8 20

Fizik 7 3 4 43

FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 0 1 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 1 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 1 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 1 0
FİZ.9.1.3.1 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.3 1 1 0 100

Kimya 7 1 4 14

KİM.9.2.3.3 1 0 1 0
KİM.9.1.2.1 1 0 1 0
KİM.10.1.1.1 2 1 0 50
KİM.9.3.3.1 1 0 1 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

BİY.10.3.1.3 1 0 0 0
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0
BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN KOÇ 245 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,573 205,370 12 25 25 25 55

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 23 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,50 23,32 19,69

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,62 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,22 0,83 0,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,76 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 10,84 9,43 6,96

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 7,51 5,03 4,42

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,06 1,38 0,67

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,91 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,44 0,25 0,11

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 4,41 2,91 1,84

Toplam: 120 49 10 46,50 39 47,36 39,38 31,72

TYT Türkçe CDCADb eaCBdA CBAECdADDBBCECBEACBEAbDeCE

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal D  ACE  CDDCCdEDBDAA     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Matematik B c                B                    

Cevap Anahtarı B BEBACEACECABBBDCEDABADBABADEBEEADBEEDABC

TYT Fen         c    E      

Cevap Anahtarı B CCEBBDDDBCEABECEDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 7 78

Türkçe 40 31 7 78

T.9.1.5.12 4 4 0 100
T.9.1.3.17 5 1 3 20
T.9.1.3.15 1 1 0 100
T.11.1.5.15 4 3 1 75
T.9.1.3.13 7 5 1 71
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 10 2 83
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100
T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 15 1 60

Tarih-1 5 3 0 60

TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 0 0 0
İTA.12.3.6 1 0 0 0
TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

COĞ.9.1.11 1 1 0 100
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0
COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 1 0 100
FEL.11.5.2 1 0 1 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

M.9.3 8 1 1 13
M.9.3.5.2 13 1 0 8
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 0 0 0

FİZ.9.3.1.4 1 0 0 0
FİZ.9.3.3.3 1 0 0 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 0 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 0 0
FİZ.9.1.3.1 1 0 0 0
FİZ.9.3.1.3 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

KİM.9.2.3.3 1 0 0 0
KİM.9.1.2.1 1 0 1 0
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0
KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 0 0

BİY.10.3.1.3 1 0 0 0
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0
BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYTULLAH TUNÇ 188 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,165 205,370 2 2 2 2 3

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 23 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 25,50 23,32 19,69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,22 0,83 0,56

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,76 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 10,84 9,43 6,96

Matematik-1 40 17 2 16,50 41 7,51 5,03 4,42

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,06 1,38 0,67

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,91 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,44 0,25 0,11

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 4,41 2,91 1,84

Toplam: 120 77 9 74,75 62 47,36 39,38 31,72

TYT Türkçe ACBECDCADDB  CBdAACBAECBADaBBCECBECEAbDA

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal ACDCBCDa   EDCCAADBD     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik DEBEBbBACEACECAeB D    B                

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

TYT Fen DDCCceBABdDB        

Cevap Anahtarı A DDCCEBBABEDBCEABCEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 3 88

Türkçe 40 35 3 88

T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 2 0 100
T.9.1.3.13 7 7 0 100
T.9.1.5.12 4 4 0 100
T.9.1.3.17 5 3 0 60
T.9.1.3.15 1 1 0 100
T.11.1.5.15 4 3 1 75
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 10 2 83
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 16 1 64

Tarih-1 5 5 0 100

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 1 0 100
İTA.12.3.6 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 1 0 100
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100
FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 17 2 43

Matematik-1 40 17 2 43

M.9.3 8 8 0 100
M.9.3.2 1 1 0 100
M.9.3.5.2 13 3 2 23
M.9.3.3.1 1 1 0 100
M.9.3.3.3 1 1 0 100
M.9.3.3.2 1 1 0 100
M.9.3.4 1 1 0 100
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 1 0 50
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0

TYT Fen 20 9 3 45

Fizik 7 5 2 71

FİZ.9.1.3.1 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.3 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 1 0 100
FİZ.9.5.1.5 1 0 1 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 1 0
FİZ.10.2.2.1 1 1 0 100

Kimya 7 4 1 57

KİM.9.3.3.1 1 1 0 100
KİM.9.2.2.1 1 1 0 100
KİM.9.5.2.1 1 0 1 0
KİM.9.2.3.3 1 1 0 100
KİM.9.1.2.1 1 1 0 100
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0
BİY.10.3.1.3 1 0 0 0
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL ÖZDEMİR 218 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,070 205,370 18 43 43 43 106

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 23 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 7 21,25 53 25,50 23,32 19,69

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,62 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,22 0,83 0,56

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,76 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 10,84 9,43 6,96

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 7,51 5,03 4,42

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,06 1,38 0,67

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,91 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,44 0,25 0,11

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 4,41 2,91 1,84

Toplam: 120 40 11 37,25 31 47,36 39,38 31,72

TYT Türkçe A BECDC  De e    A BAdCBADDBBCECBdCccb A

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal AC  BC b D ED CAADBD     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik      c     C C                          

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

TYT Fen   bd     E B        

Cevap Anahtarı A DDCCEBBABEDBCEABCEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 7 58

Türkçe 40 23 7 58

T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 1 0 50
T.9.1.3.13 7 6 1 86
T.9.1.5.12 4 3 0 75
T.9.1.3.17 5 1 2 20
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 0 0 0
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 9 2 75
T.9.1.5.3 2 1 1 50
T.9.1.5.9 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 13 1 52

Tarih-1 5 3 0 60

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 0 0 0
İTA.12.2.1 1 0 0 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 0 0 0
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100
FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

M.9.3 8 0 0 0
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 2 1 15
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 0 2 0

FİZ.9.1.3.1 1 0 0 0
FİZ.9.3.1.3 1 0 0 0
FİZ.9.3.1.4 1 0 1 0
FİZ.9.3.3.3 1 0 1 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 0 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 1 0 100
KİM.9.2.3.3 1 0 0 0
KİM.9.1.2.1 1 1 0 100
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0
BİY.10.3.1.3 1 0 0 0
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN SARITAŞ 220 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,808 205,370 22 74 74 80 214

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 23 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 25,50 23,32 19,69

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,62 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,22 0,83 0,56

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,76 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 10,84 9,43 6,96

Toplam: 120 30 22 24,50 20 47,36 39,38 31,72

TYT Türkçe aDCd cabc    d BAcCBADDBdCEeBEe BaAaDACE

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal eeaeCbcDaDDCC bDBDAd     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 13 50

Türkçe 40 20 13 50

T.9.1.5.12 4 2 2 50
T.9.1.3.17 5 0 4 0
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 0 0 0
T.9.1.3.13 7 4 3 57
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 10 2 83
T.9.1.5.3 2 1 1 50
T.9.1.5.9 1 1 0 100
T.12.1.3.1 1 0 1 0
T.9.1.3.1 2 1 0 50

TYT Sosyal 25 10 9 40

Tarih-1 5 1 4 20

TAR.11.3.1 1 0 1 0
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 0 1 0
TAR.9.4.2 1 0 1 0
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 1 0
COĞ.10.1.7 1 1 0 100
COĞ.9.1.2 1 0 1 0
COĞ.9.1.4 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 1 0 100
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM SAKA 130 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,435 205,370 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 23 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 25,50 23,32 19,69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,22 0,83 0,56

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,76 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 10,84 9,43 6,96

Matematik-1 40 22 2 21,50 54 7,51 5,03 4,42

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,06 1,38 0,67

Kimya 7 6 0 6,00 86 1,91 1,28 1,06

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,44 0,25 0,11

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 4,41 2,91 1,84

Toplam: 120 84 11 81,25 68 47,36 39,38 31,72

TYT Türkçe AeBECDCADbBdBCBBAA BAcCBADDBdCECBECEAEDA

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal ACDCBCD    EDdeAADBD     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik D BEabBACEACE ABBBDC DABA B      A      

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

TYT Fen DDCCE BABEDBC A aEa 

Cevap Anahtarı A DDCCEBBABEDBCEABCEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 5 85

Türkçe 40 34 5 85

T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 1 1 50
T.9.1.3.13 7 6 1 86
T.9.1.5.12 4 4 0 100
T.9.1.3.17 5 3 2 60
T.9.1.3.15 1 1 0 100
T.11.1.5.15 4 3 0 75
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 11 1 92
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 2 56

Tarih-1 5 5 0 100

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 1 0 100
İTA.12.3.6 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 1 0 100
COĞ.9.1.11 1 0 0 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100
FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 0 1 0
FEL.10.3.6 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 22 2 55

Matematik-1 40 22 2 55

M.9.3 8 6 1 75
M.9.3.2 1 1 0 100
M.9.3.5.2 13 6 1 46
M.9.3.3.1 1 1 0 100
M.9.3.3.3 1 1 0 100
M.9.3.3.2 1 1 0 100
M.9.3.4 1 1 0 100
M.9.3.4.2 1 1 0 100
M.9.3.3 2 2 0 100
M.9.3.5.1 1 1 0 100
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 1 0 100
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0

TYT Fen 20 14 2 70

Fizik 7 6 0 86

FİZ.9.1.3.1 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.3 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 1 0 100
FİZ.9.5.1.5 1 1 0 100
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 1 0 100

Kimya 7 6 0 86

KİM.9.3.3.1 1 1 0 100
KİM.9.2.2.1 1 1 0 100
KİM.9.5.2.1 1 1 0 100
KİM.9.2.3.3 1 1 0 100
KİM.9.1.2.1 1 1 0 100
KİM.10.1.1.1 2 1 0 50

Biyoloji 6 2 2 33

BİY.9.3.2.1 1 1 0 100
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0
BİY.10.3.1.3 1 0 1 0
BİY.9.1.2.1 1 1 0 100
BİY.9.2.1.3 1 0 1 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİRHAN YILMAZ 137 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,490 205,370 4 4 4 4 10

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 23 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,50 23,32 19,69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,22 0,83 0,56

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,76 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 10,84 9,43 6,96

Matematik-1 40 11 3 10,25 26 7,51 5,03 4,42

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,06 1,38 0,67

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,91 1,28 1,06

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,44 0,25 0,11

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 4,41 2,91 1,84

Toplam: 120 68 21 62,75 52 47,36 39,38 31,72

TYT Türkçe AbBEeDCADDBecCeBAACBAECcADDBBdECBECcAbDA

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal ACDCBCDa   EDCCAADBD     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik D  EBd  CEACaC        A   BA e          

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

TYT Fen DDC aBBcBdDBacA Cdec

Cevap Anahtarı A DDCCEBBABEDBCEABCEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 9 78

Türkçe 40 31 9 78

T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 1 1 50
T.9.1.3.13 7 6 1 86
T.9.1.5.12 4 3 1 75
T.9.1.3.17 5 3 2 60
T.9.1.3.15 1 1 0 100
T.11.1.5.15 4 3 1 75
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 9 3 75
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 16 1 64

Tarih-1 5 5 0 100

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 1 0 100
İTA.12.3.6 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 1 0 100
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100
FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 3 28

Matematik-1 40 11 3 28

M.9.3 8 4 0 50
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 4 2 31
M.9.3.3.1 1 1 0 100
M.9.3.3.3 1 1 0 100
M.9.3.3.2 1 0 1 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 1 0 100
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0

TYT Fen 20 10 8 50

Fizik 7 5 1 71

FİZ.9.1.3.1 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.3 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 0 0 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 1 0
FİZ.10.1.2.3 1 1 0 100
FİZ.10.2.2.1 1 1 0 100

Kimya 7 3 4 43

KİM.9.3.3.1 1 0 1 0
KİM.9.2.2.1 1 1 0 100
KİM.9.5.2.1 1 0 1 0
KİM.9.2.3.3 1 1 0 100
KİM.9.1.2.1 1 1 0 100
KİM.10.1.1.1 2 0 2 0

Biyoloji 6 2 3 33

BİY.9.3.2.1 1 1 0 100
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0
BİY.10.3.1.3 1 1 0 100
BİY.9.1.2.1 1 0 1 0
BİY.9.2.1.3 1 0 1 0
BİY.10.2.1.1 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH BAKAN 185 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,113 205,370 5 7 7 7 14

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 23 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,50 23,32 19,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,22 0,83 0,56

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,76 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,84 9,43 6,96

Matematik-1 40 13 2 12,50 31 7,51 5,03 4,42

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,06 1,38 0,67

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,91 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,44 0,25 0,11

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 4,41 2,91 1,84

Toplam: 120 66 25 59,75 50 47,36 39,38 31,72

TYT Türkçe CDCADDBdebedAACBAECcADDBBCECBdACBEAbcACc

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal DdaACaAeCDDCe EDBDAc     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Matematik BEB CEAC CABce  E A          E          

Cevap Anahtarı B BEBACEACECABBBDCEDABADBABADEBEEADBEEDABC

TYT Fen CeEB DeDBCEcBEbbb d 

Cevap Anahtarı B CCEBBDDDBCEABECEDDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 10 75

Türkçe 40 30 10 75

T.9.1.5.12 4 4 0 100
T.9.1.3.17 5 3 2 60
T.9.1.3.15 1 0 1 0
T.11.1.5.15 4 2 2 50
T.9.1.3.13 7 6 1 86
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 9 3 75
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 0 1 0
T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 13 6 52

Tarih-1 5 3 2 60

TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 0 1 0
TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 1 0 100
COĞ.10.1.7 1 0 1 0
COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 0 1 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 2 33

Matematik-1 40 13 2 33

M.9.3 8 5 0 63
M.9.3.5.2 13 5 0 38
M.9.3.3.1 1 1 0 100
M.9.3.3.3 1 1 0 100
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 1 0
M.9.3.4.2 1 0 1 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 1 0 100
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0

TYT Fen 20 10 7 50

Fizik 7 4 2 57

FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 0 1 0
FİZ.9.5.1.5 1 1 0 100
FİZ.10.1.2.3 1 1 0 100
FİZ.10.2.2.1 1 0 0 0
FİZ.9.1.3.1 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.3 1 0 1 0

Kimya 7 6 1 86

KİM.9.2.3.3 1 1 0 100
KİM.9.1.2.1 1 1 0 100
KİM.10.1.1.1 2 2 0 100
KİM.9.3.3.1 1 0 1 0
KİM.9.2.2.1 1 1 0 100
KİM.9.5.2.1 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 4 0

BİY.10.3.1.3 1 0 1 0
BİY.9.1.2.1 1 0 1 0
BİY.9.2.1.3 1 0 1 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0
BİY.9.3.2.1 1 0 1 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİK YILMAZ 149 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,543 205,370 15 33 33 33 76

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 23 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 25,50 23,32 19,69

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,62 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,22 0,83 0,56

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,76 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 10,84 9,43 6,96

Matematik-1 40 7 4 6,00 15 7,51 5,03 4,42

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,06 1,38 0,67

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,91 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,44 0,25 0,11

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 4,41 2,91 1,84

Toplam: 120 48 27 41,25 34 47,36 39,38 31,72

TYT Türkçe eDCAacBeBddBAAdBAcCcADeBBCECBEAeBEAbDACE

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal  e ACa  abD   EDBDAc     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Matematik BcBACEeC a d     D                      

Cevap Anahtarı B BEBACEACECABBBDCEDABADBABADEBEEADBEEDABC

TYT Fen CdEdBD  Be e de     

Cevap Anahtarı B CCEBBDDDBCEABECEDDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 12 70

Türkçe 40 28 12 70

T.9.1.5.12 4 3 1 75
T.9.1.3.17 5 2 3 40
T.9.1.3.15 1 0 1 0
T.11.1.5.15 4 2 2 50
T.9.1.3.13 7 5 2 71
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 10 2 83
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100
T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 8 5 32

Tarih-1 5 2 1 40

TAR.11.3.1 1 0 0 0
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 0 0 0
TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 3 0

COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0
COĞ.9.1.2 1 0 1 0
COĞ.9.1.4 1 0 1 0

Felsefe 5 2 0 40

FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 4 18

Matematik-1 40 7 4 18

M.9.3 8 4 0 50
M.9.3.5.2 13 1 3 8
M.9.3.3.1 1 1 0 100
M.9.3.3.3 1 0 1 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 1 0 50
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 6 25

Fizik 7 4 2 57

FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 0 1 0
FİZ.9.5.1.5 1 1 0 100
FİZ.10.1.2.3 1 0 1 0
FİZ.10.2.2.1 1 1 0 100
FİZ.9.1.3.1 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.3 1 0 0 0

Kimya 7 1 3 14

KİM.9.2.3.3 1 0 0 0
KİM.9.1.2.1 1 1 0 100
KİM.10.1.1.1 2 0 1 0
KİM.9.3.3.1 1 0 1 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 1 0

BİY.10.3.1.3 1 0 1 0
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0
BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ALTINBİLEK 203 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,398 205,370 19 49 49 50 126

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 23 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 25,50 23,32 19,69

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,62 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,22 0,83 0,56

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,76 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,84 9,43 6,96

Matematik-1 40 2 5 0,75 2 7,51 5,03 4,42

Toplam: 120 39 20 34,00 28 47,36 39,38 31,72

TYT Türkçe e B eDCAbD cabBaAAeBAbCBADDBBCECBECcdEDA

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal AC daC b D  DCCAADBb     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik    babB    Cb  e                        

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 11 65

Türkçe 40 26 11 65

T.12.1.3.1 1 0 1 0
T.9.1.3.1 2 1 0 50
T.9.1.3.13 7 5 1 71
T.9.1.5.12 4 3 1 75
T.9.1.3.17 5 1 3 20
T.9.1.3.15 1 0 1 0
T.11.1.5.15 4 2 2 50
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 11 1 92
T.9.1.5.3 2 1 1 50
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 4 44

Tarih-1 5 2 2 40

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 0 0 0
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 0 0 0
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 0 0 0
FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 5 5

Matematik-1 40 2 5 5

M.9.3 8 1 2 13
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 1 2 8
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 1 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED KRBDK 214 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,273 205,370 14 30 30 30 62

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 23 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 25,50 23,32 19,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,22 0,83 0,56

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,76 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,84 9,43 6,96

Matematik-1 40 9 5 7,75 19 7,51 5,03 4,42

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,06 1,38 0,67

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,91 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,44 0,25 0,11

TYT Fen 20 3 14 -0,50 -3 4,41 2,91 1,84

Toplam: 120 51 32 43,00 36 47,36 39,38 31,72

TYT Türkçe AeBECDCADDB e Bd c BAECBADaBBbECBECcAbcA

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal ACceeC a   EDCCAADBD     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik D aEBEad   C C c    bDAB                

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

TYT Fen DebeaecbBd Bb d aaae

Cevap Anahtarı A DDCCEBBABEDBCEABCEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 9 68

Türkçe 40 27 9 68

T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 1 1 50
T.9.1.3.13 7 6 1 86
T.9.1.5.12 4 4 0 100
T.9.1.3.17 5 3 1 60
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 1 1 25
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 7 5 58
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 4 48

Tarih-1 5 2 3 40

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 0 1 0
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 0 0 0
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100
FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 5 23

Matematik-1 40 9 5 23

M.9.3 8 3 2 38
M.9.3.2 1 0 1 0
M.9.3.5.2 13 4 2 31
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 1 0 50
M.9.3.5.1 1 1 0 100
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 14 15

Fizik 7 1 6 14

FİZ.9.1.3.1 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.3 1 0 1 0
FİZ.9.3.1.4 1 0 1 0
FİZ.9.3.3.3 1 0 1 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 1 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 1 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 1 0

Kimya 7 2 3 29

KİM.9.3.3.1 1 0 1 0
KİM.9.2.2.1 1 1 0 100
KİM.9.5.2.1 1 0 1 0
KİM.9.2.3.3 1 0 0 0
KİM.9.1.2.1 1 1 0 100
KİM.10.1.1.1 2 0 1 0

Biyoloji 6 0 5 0

BİY.9.3.2.1 1 0 1 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0
BİY.10.3.1.3 1 0 1 0
BİY.9.1.2.1 1 0 1 0
BİY.9.2.1.3 1 0 1 0
BİY.10.2.1.1 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET YUSUF OKUR 240 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,123 205,370 23 79 79 87 241

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 23 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 8 12,00 30 25,50 23,32 19,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,22 0,83 0,56

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 2,76 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 10,84 9,43 6,96

Matematik-1 40 2 8 0,00 0 7,51 5,03 4,42

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,06 1,38 0,67

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,91 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,44 0,25 0,11

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 4,41 2,91 1,84

Toplam: 120 26 31 18,25 15 47,36 39,38 31,72

TYT Türkçe eDCd DecB    A dAEC AD   C CB Ad    ec  

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal beBACbdDaD bd bDBDAe     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Matematik aaaAaaAaaa                              

Cevap Anahtarı B BEBACEACECABBBDCEDABADBABADEBEEADBEEDABC

TYT Fen   ad a  B d  a c    

Cevap Anahtarı B CCEBBDDDBCEABECEDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 8 35

Türkçe 40 14 8 35

T.9.1.5.12 4 2 2 50
T.9.1.3.17 5 2 2 40
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 0 0 0
T.9.1.3.13 7 5 0 71
T.9.1.3.9 1 0 1 0
T.9.1.5.4 12 3 2 25
T.9.1.5.3 2 1 0 50
T.9.1.5.9 1 0 0 0
T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 0 1 0

TYT Sosyal 25 9 9 36

Tarih-1 5 3 2 60

TAR.11.3.1 1 0 1 0
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100
TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 1 0
COĞ.10.1.7 1 1 0 100
COĞ.9.1.2 1 0 1 0
COĞ.9.1.4 1 1 0 100

Felsefe 5 0 3 0

FEL.10.3.1 1 0 0 0
FEL.11.1.2 1 0 1 0
FEL.10.3.6 1 0 1 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 8 5

Matematik-1 40 2 8 5

M.9.3 8 1 3 13
M.9.3.5.2 13 0 3 0
M.9.3.3.1 1 0 1 0
M.9.3.3.3 1 1 0 100
M.9.3.3.2 1 0 1 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 6 5

Fizik 7 0 3 0

FİZ.9.3.1.4 1 0 0 0
FİZ.9.3.3.3 1 0 0 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 1 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 1 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 0 0
FİZ.9.1.3.1 1 0 1 0
FİZ.9.3.1.3 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

KİM.9.2.3.3 1 0 0 0
KİM.9.1.2.1 1 1 0 100
KİM.10.1.1.1 2 0 1 0
KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 1 0

BİY.10.3.1.3 1 0 0 0
BİY.9.1.2.1 1 0 1 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0
BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA DUMLUPINAR 171 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,748 205,370 11 22 22 22 50

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 23 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 25,50 23,32 19,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,22 0,83 0,56

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,76 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,84 9,43 6,96

Matematik-1 40 11 4 10,00 25 7,51 5,03 4,42

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,06 1,38 0,67

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,91 1,28 1,06

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,44 0,25 0,11

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 4,41 2,91 1,84

Toplam: 120 54 31 46,25 39 47,36 39,38 31,72

TYT Türkçe eeBECDCAeDeeeCBaAAeBAcCdeDDBcCbCBECEAbDA

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal ACDeBCaaebB D  AADBb     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik D  EaEac    EC BB  C DA   B   e         

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

TYT Fen bDCecBad   c  A C Dc

Cevap Anahtarı A DDCCEBBABEDBCEABCEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 14 65

Türkçe 40 26 14 65

T.12.1.3.1 1 0 1 0
T.9.1.3.1 2 1 1 50
T.9.1.3.13 7 4 3 57
T.9.1.5.12 4 4 0 100
T.9.1.3.17 5 1 4 20
T.9.1.3.15 1 1 0 100
T.11.1.5.15 4 2 2 50
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 9 3 75
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 6 44

Tarih-1 5 4 1 80

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 0 1 0
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 1 0
COĞ.10.1.7 1 0 1 0

Felsefe 5 2 0 40

FEL.11.5.2 1 1 0 100
FEL.11.2.2 1 0 0 0
FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 4 28

Matematik-1 40 11 4 28

M.9.3 8 2 3 25
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 5 0 38
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 1 0 100
M.9.3.4 1 1 0 100
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 1 0 50
M.9.3.5.1 1 1 0 100
M.9.4.1.1 1 0 1 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 7 30

Fizik 7 3 4 43

FİZ.9.1.3.1 1 0 1 0
FİZ.9.3.1.3 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 0 1 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 1 0
FİZ.10.1.2.3 1 1 0 100
FİZ.10.2.2.1 1 0 1 0

Kimya 7 0 2 0

KİM.9.3.3.1 1 0 1 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 0 0 0
KİM.9.2.3.3 1 0 0 0
KİM.9.1.2.1 1 0 1 0
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0

Biyoloji 6 3 1 50

BİY.9.3.2.1 1 1 0 100
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0
BİY.10.3.1.3 1 1 0 100
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 1 0 100
BİY.10.2.1.1 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN ÇAKIR 167 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,125 205,370 13 27 27 27 57

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 23 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 25,50 23,32 19,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,22 0,83 0,56

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,76 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,84 9,43 6,96

Matematik-1 40 9 2 8,50 21 7,51 5,03 4,42

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,06 1,38 0,67

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,91 1,28 1,06

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,44 0,25 0,11

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 4,41 2,91 1,84

Toplam: 120 51 24 45,00 38 47,36 39,38 31,72

TYT Türkçe ACBECDaADDBAe B  b BeddBADDeBCECBECccEcA

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal eCceBC a   EDCCAADBe     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik D  EBEB   AC CAd                  c     

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

TYT Fen DDCece  B ec  d Cb  

Cevap Anahtarı A DDCCEBBABEDBCEABCEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 10 65

Türkçe 40 26 10 65

T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 2 0 100
T.9.1.3.13 7 3 4 43
T.9.1.5.12 4 3 1 75
T.9.1.3.17 5 4 1 80
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 1 0 25
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 9 3 75
T.9.1.5.3 2 1 1 50
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 5 44

Tarih-1 5 2 3 40

TAR.9.4.2 1 0 1 0
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 0 1 0
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 0 0 0
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100
FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 2 23

Matematik-1 40 9 2 23

M.9.3 8 5 0 63
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 3 1 23
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 1 0 100
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 1 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 7 25

Fizik 7 3 3 43

FİZ.9.1.3.1 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.3 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 0 1 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 1 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 1 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 1 0 100
KİM.9.5.2.1 1 0 0 0
KİM.9.2.3.3 1 0 1 0
KİM.9.1.2.1 1 0 1 0
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

BİY.9.3.2.1 1 0 1 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0
BİY.10.3.1.3 1 1 0 100
BİY.9.1.2.1 1 0 1 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET CAN KÜTÜK 221 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,165 205,370 17 42 42 42 100

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 23 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 25,50 23,32 19,69

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,62 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,22 0,83 0,56

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,76 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,84 9,43 6,96

Matematik-1 40 5 1 4,75 12 7,51 5,03 4,42

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,06 1,38 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,91 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,44 0,25 0,11

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 4,41 2,91 1,84

Toplam: 120 42 17 37,75 31 47,36 39,38 31,72

TYT Türkçe eD bDce eCBBAACBAEdaADDBB cCBbA BcAEDACc

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal ce eCb  eDD C EDBDAA     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Matematik B    E     d  D E            E          

Cevap Anahtarı B BEBACEACECABBBDCEDABADBABADEBEEADBEEDABC

TYT Fen C    D              

Cevap Anahtarı B CCEBBDDDBCEABECEDDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 11 63

Türkçe 40 25 11 63

T.9.1.5.12 4 1 2 25
T.9.1.3.17 5 1 3 20
T.9.1.3.15 1 1 0 100
T.11.1.5.15 4 4 0 100
T.9.1.3.13 7 4 3 57
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 9 2 75
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 0 1 0
T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 1 0 50

TYT Sosyal 25 10 5 40

Tarih-1 5 1 3 20

TAR.11.3.1 1 0 1 0
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 0 0 0
TAR.9.4.2 1 0 1 0
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0
COĞ.9.1.2 1 0 1 0
COĞ.9.1.4 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 1 0 100
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 1 13

Matematik-1 40 5 1 13

M.9.3 8 2 0 25
M.9.3.5.2 13 1 1 8
M.9.3.3.1 1 1 0 100
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 1 0 50
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 0 10

Fizik 7 2 0 29

FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 0 0 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 0 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 0 0
FİZ.9.1.3.1 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.3 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

KİM.9.2.3.3 1 0 0 0
KİM.9.1.2.1 1 0 0 0
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0
KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

BİY.10.3.1.3 1 0 0 0
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0
BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YELİZ OTURUM AÇTI  P 170 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,108 205,370 3 3 3 3 6

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 23 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 25,50 23,32 19,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,22 0,83 0,56

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,76 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,84 9,43 6,96

Matematik-1 40 19 4 18,00 45 7,51 5,03 4,42

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,06 1,38 0,67

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,91 1,28 1,06

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,44 0,25 0,11

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 4,41 2,91 1,84

Toplam: 120 70 24 64,00 53 47,36 39,38 31,72

TYT Türkçe AeBcCDCdDcBbeCecAACBedCBADeBBCECBECEAEDA

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal ACceBC a   EDCCAADBD     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik D BEBEBACEACaCA c    D B     AcCEAc     

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

TYT Fen DbCec c BEDBCcA C a 

Cevap Anahtarı A DDCCEBBABEDBCEABCEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 11 73

Türkçe 40 29 11 73

T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 1 1 50
T.9.1.3.13 7 4 3 57
T.9.1.5.12 4 3 1 75
T.9.1.3.17 5 2 3 40
T.9.1.3.15 1 1 0 100
T.11.1.5.15 4 2 2 50
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 11 1 92
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 3 52

Tarih-1 5 3 2 60

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 0 1 0
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 0 0 0
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100
FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 19 4 48

Matematik-1 40 19 4 48

M.9.3 8 7 0 88
M.9.3.2 1 1 0 100
M.9.3.5.2 13 5 0 38
M.9.3.3.1 1 1 0 100
M.9.3.3.3 1 1 0 100
M.9.3.3.2 1 0 1 0
M.9.3.4 1 0 1 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 1 0 50
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 1 0
M.9.4.2.4 1 1 0 100
M.9.4.5.1 1 1 0 100
M.9.4.4.1 1 1 0 100
M.9.4.1.2 1 0 1 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0

TYT Fen 20 9 6 45

Fizik 7 2 4 29

FİZ.9.1.3.1 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.3 1 0 1 0
FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 0 1 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 1 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 1 0

Kimya 7 5 1 71

KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 1 0 100
KİM.9.5.2.1 1 1 0 100
KİM.9.2.3.3 1 1 0 100
KİM.9.1.2.1 1 1 0 100
KİM.10.1.1.1 2 1 1 50

Biyoloji 6 2 1 33

BİY.9.3.2.1 1 1 0 100
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0
BİY.10.3.1.3 1 1 0 100
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 0 1 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT YILMAZ 198 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,468 205,370 16 40 40 40 93

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 23 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 25,50 23,32 19,69

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,62 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,22 0,83 0,56

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,76 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 10,84 9,43 6,96

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 7,51 5,03 4,42

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,06 1,38 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,91 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,44 0,25 0,11

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 4,41 2,91 1,84

Toplam: 120 43 15 39,25 33 47,36 39,38 31,72

TYT Türkçe A BECDCADc de BdAACBAECBADeBdCcdBECcAbDA

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal AC   C b   EDCCAADBb     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik    EBda      a    D                     

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

TYT Fen D C                 

Cevap Anahtarı A DDCCEBBABEDBCEABCEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 10 68

Türkçe 40 27 10 68

T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 1 0 50
T.9.1.3.13 7 7 0 100
T.9.1.5.12 4 4 0 100
T.9.1.3.17 5 1 3 20
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 3 1 75
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 7 5 58
T.9.1.5.3 2 1 1 50
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 2 44

Tarih-1 5 2 0 40

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 0 0 0
İTA.12.2.1 1 0 0 0
İTA.12.3.6 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 0 0 0
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100
FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 3 8

Matematik-1 40 3 3 8

M.9.3 8 2 1 25
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 0 2 0
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 1 0 50
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 0 10

Fizik 7 2 0 29

FİZ.9.1.3.1 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.3 1 0 0 0
FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 0 0 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 0 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 0 0 0
KİM.9.2.3.3 1 0 0 0
KİM.9.1.2.1 1 0 0 0
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0
BİY.10.3.1.3 1 0 0 0
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS DEMİROL 261 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,690 205,370 20 56 56 58 148

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 23 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 6 22,50 56 25,50 23,32 19,69

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,62 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,22 0,83 0,56

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,76 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 10,84 9,43 6,96

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 7,51 5,03 4,42

Toplam: 120 35 14 31,50 26 47,36 39,38 31,72

TYT Türkçe CDC D ccdba     AECBADDBBCECBE CBEcEDA  

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal  ecACb  CaD   EDBDAc     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Matematik     a           E A             b  c    

Cevap Anahtarı B BEBACEACECABBBDCEDABADBABADEBEEADBEEDABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 6 60

Türkçe 40 24 6 60

T.9.1.5.12 4 3 0 75
T.9.1.3.17 5 1 3 20
T.9.1.3.15 1 0 1 0
T.11.1.5.15 4 0 1 0
T.9.1.3.13 7 6 0 86
T.9.1.3.9 1 0 0 0
T.9.1.5.4 12 10 0 83
T.9.1.5.3 2 1 1 50
T.9.1.5.9 1 1 0 100
T.12.1.3.1 1 0 0 0
T.9.1.3.1 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 9 5 36

Tarih-1 5 2 2 40

TAR.11.3.1 1 0 0 0
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 0 1 0
TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0
COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 0 1 0

Felsefe 5 2 0 40

FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 40 2 3 5

M.9.3 8 0 1 0
M.9.3.5.2 13 1 0 8
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 1 0 100
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 1 0
M.10.5.3.1 4 0 1 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİYA KESİKKAYA 163 1B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,355 205,370 6 8 8 8 16

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 23 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 25,50 23,32 19,69

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,62 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,22 0,83 0,56

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,76 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 10,84 9,43 6,96

Matematik-1 40 14 3 13,25 33 7,51 5,03 4,42

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,06 1,38 0,67

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,91 1,28 1,06

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,44 0,25 0,11

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 4,41 2,91 1,84

Toplam: 120 62 15 58,25 49 47,36 39,38 31,72

TYT Türkçe CDCADDBcB    A BAECBADeBBCECBEeCBaAbDACE

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal  eBAC   C DCe  DBDAA     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Matematik BbBACEAbEC Bc DC DAB                    

Cevap Anahtarı B BEBACEACECABBBDCEDABADBABADEBEEADBEEDABC

TYT Fen CCc  DbaBC dB    De 

Cevap Anahtarı B CCEBBDDDBCEABECEDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 5 75

Türkçe 40 30 5 75

T.9.1.5.12 4 4 0 100
T.9.1.3.17 5 4 1 80
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 0 0 0
T.9.1.3.13 7 6 1 86
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 10 2 83
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100
T.12.1.3.1 1 0 1 0
T.9.1.3.1 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 11 2 44

Tarih-1 5 3 1 60

TAR.11.3.1 1 0 0 0
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100
TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

COĞ.9.1.11 1 0 0 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0
COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 0 1 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Matematik 40 14 3 35

Matematik-1 40 14 3 35

M.9.3 8 4 0 50
M.9.3.5.2 13 4 2 31
M.9.3.3.1 1 1 0 100
M.9.3.3.3 1 1 0 100
M.9.3.3.2 1 1 0 100
M.9.3.4 1 0 1 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 2 0 100
M.9.3.5.1 1 1 0 100
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 5 35

Fizik 7 3 2 43

FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 1 0 100
FİZ.9.5.1.5 1 0 1 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 0 0
FİZ.9.1.3.1 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.3 1 0 1 0

Kimya 7 3 2 43

KİM.9.2.3.3 1 0 1 0
KİM.9.1.2.1 1 1 0 100
KİM.10.1.1.1 2 1 0 50
KİM.9.3.3.1 1 0 1 0
KİM.9.2.2.1 1 1 0 100
KİM.9.5.2.1 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

BİY.10.3.1.3 1 0 0 0
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 1 0 100
BİY.9.3.2.1 1 0 1 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH ÇELEBA 153 1C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,968 205,370 2 6 6 6 13

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 18 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 23,75 23,32 19,69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,69 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,78 0,83 0,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,22 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,88 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,57 9,43 6,96

Matematik-1 40 11 4 10,00 25 6,03 5,03 4,42

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,73 1,38 0,67

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,48 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,02 0,25 0,11

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 1,23 2,91 1,84

Toplam: 120 65 16 61,00 51 40,31 39,38 31,72

TYT Türkçe AeBECDCADDBeBCBBAACBAdCBADDBBCECBECEAEDA

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal ACDCBCDbAbaEDCecdDBD     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik    EBEB   eC CAB  D a AB  a e           

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

TYT Fen D CCa       d   b   

Cevap Anahtarı A DDCCEBBABEDBCEABCEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 37 3 93

Türkçe 40 37 3 93

T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 1 1 50
T.9.1.3.13 7 6 1 86
T.9.1.5.12 4 4 0 100
T.9.1.3.17 5 4 1 80
T.9.1.3.15 1 1 0 100
T.11.1.5.15 4 4 0 100
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 12 0 100
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 6 56

Tarih-1 5 5 0 100

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 1 0 100
İTA.12.3.6 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 1 0 100
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 1 0 100
COĞ.10.1.7 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

FEL.11.5.2 1 0 1 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100
FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

DKAB.10.4.3 1 0 1 0
DKAB.9.3.5 1 0 1 0
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 4 28

Matematik-1 40 11 4 28

M.9.3 8 4 0 50
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 5 3 38
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 1 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 1 0 50
M.9.3.5.1 1 1 0 100
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 3 15

Fizik 7 3 1 43

FİZ.9.1.3.1 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.3 1 0 0 0
FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 1 0 100
FİZ.9.5.1.5 1 0 1 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 0 0 0
KİM.9.2.3.3 1 0 0 0
KİM.9.1.2.1 1 0 0 0
KİM.10.1.1.1 2 0 1 0

Biyoloji 6 0 1 0

BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0
BİY.10.3.1.3 1 0 1 0
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ADİL ÇİMEN 94 1C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,405 205,370 13 53 53 55 134

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 18 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 8 19,00 48 23,75 23,32 19,69

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,69 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,78 0,83 0,56

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,22 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 9,57 9,43 6,96

Matematik-1 40 5 2 4,50 11 6,03 5,03 4,42

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,73 1,38 0,67

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,48 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,02 0,25 0,11

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 1,23 2,91 1,84

Toplam: 120 38 22 32,50 27 40,31 39,38 31,72

TYT Türkçe AdB CD   c  e    A BbECBADDBddECBECbAbDA

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal AC   e a a  D  AADBD     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik    EBd    A  CcB                        

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

TYT Fen aDCeEeac d B    abe 

Cevap Anahtarı A DDCCEBBABEDBCEABCEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 8 53

Türkçe 40 21 8 53

T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 1 1 50
T.9.1.3.13 7 5 1 71
T.9.1.5.12 4 2 0 50
T.9.1.3.17 5 0 2 0
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 0 0 0
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 8 4 67
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 3 32

Tarih-1 5 2 0 40

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 0 0 0
İTA.12.2.1 1 0 0 0
İTA.12.3.6 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

COĞ.9.1.2 1 0 1 0
COĞ.9.1.4 1 0 0 0
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 0 0 0
FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 2 13

Matematik-1 40 5 2 13

M.9.3 8 2 1 25
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 2 1 15
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 1 0 100
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 9 20

Fizik 7 3 4 43

FİZ.9.1.3.1 1 0 1 0
FİZ.9.3.1.3 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 0 1 0
FİZ.9.5.1.5 1 1 0 100
FİZ.10.1.2.3 1 0 1 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 1 0

Kimya 7 1 2 14

KİM.9.3.3.1 1 0 1 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 0 1 0
KİM.9.2.3.3 1 0 0 0
KİM.9.1.2.1 1 1 0 100
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0

Biyoloji 6 0 3 0

BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0
BİY.10.3.1.3 1 0 1 0
BİY.9.1.2.1 1 0 1 0
BİY.9.2.1.3 1 0 1 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN ALTUN 157 1C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,820 205,370 10 39 39 39 89

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 18 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 23,75 23,32 19,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,78 0,83 0,56

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,22 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,57 9,43 6,96

Matematik-1 40 3 1 2,75 7 6,03 5,03 4,42

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,73 1,38 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,48 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,02 0,25 0,11

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,23 2,91 1,84

Toplam: 120 44 17 39,75 33 40,31 39,38 31,72

TYT Türkçe eDCADDB eCBeAdCBAECBADDeBCECBEAdBEcbDACc

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal DeeACa cCeDCC  DBDAd     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Matematik aE     C                      E         

Cevap Anahtarı B BEBACEACECABBBDCEDABADBABADEBEEADBEEDABC

TYT Fen b                   

Cevap Anahtarı B CCEBBDDDBCEABECEDDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 9 75

Türkçe 40 30 9 75

T.9.1.5.12 4 3 1 75
T.9.1.3.17 5 3 1 60
T.9.1.3.15 1 1 0 100
T.11.1.5.15 4 3 1 75
T.9.1.3.13 7 6 1 86
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 9 3 75
T.9.1.5.3 2 1 1 50
T.9.1.5.9 1 1 0 100
T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 11 6 44

Tarih-1 5 3 2 60

TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 0 1 0
TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 1 0
COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 0 1 0

Felsefe 5 3 0 60

FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 1 0 100
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 1 8

Matematik-1 40 3 1 8

M.9.3 8 0 1 0
M.9.3.5.2 13 2 0 15
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 1 0 100
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

FİZ.9.3.1.4 1 0 1 0
FİZ.9.3.3.3 1 0 0 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 0 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 0 0
FİZ.9.1.3.1 1 0 0 0
FİZ.9.3.1.3 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

KİM.9.2.3.3 1 0 0 0
KİM.9.1.2.1 1 0 0 0
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0
KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

BİY.10.3.1.3 1 0 0 0
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0
BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAKİ AKÇAY 335 1C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,903 205,370 15 58 58 61 153

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 18 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 23,75 23,32 19,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,78 0,83 0,56

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,22 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,57 9,43 6,96

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 6,03 5,03 4,42

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,73 1,38 0,67

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,48 1,28 1,06

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,02 0,25 0,11

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 1,23 2,91 1,84

Toplam: 120 39 32 31,00 26 40,31 39,38 31,72

TYT Türkçe CDCA eecdbeaAcCBAECaADDBdCEdBEAeBbcbcACc

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal DeaACbcbCDDeC bDBDAc     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Matematik                   dB         E          

Cevap Anahtarı B BEBACEACECABBBDCEDABADBABADEBEEADBEEDABC

TYT Fen Ceac e  B    Eed  A 

Cevap Anahtarı B CCEBBDDDBCEABECEDDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 17 55

Türkçe 40 22 17 55

T.9.1.5.12 4 4 0 100
T.9.1.3.17 5 0 4 0
T.9.1.3.15 1 0 1 0
T.11.1.5.15 4 2 2 50
T.9.1.3.13 7 4 3 57
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 8 4 67
T.9.1.5.3 2 0 2 0
T.9.1.5.9 1 1 0 100
T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 11 8 44

Tarih-1 5 3 2 60

TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 0 1 0
TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 1 0
COĞ.10.1.7 1 0 1 0
COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 0 1 0
FEL.10.3.6 1 1 0 100
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

M.9.3 8 1 0 13
M.9.3.5.2 13 1 0 8
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 1 0
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 6 20

Fizik 7 1 4 14

FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 0 1 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 1 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 1 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 0 0
FİZ.9.1.3.1 1 0 1 0
FİZ.9.3.1.3 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

KİM.9.2.3.3 1 0 0 0
KİM.9.1.2.1 1 1 0 100
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0
KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 2 17

BİY.10.3.1.3 1 0 1 0
BİY.9.1.2.1 1 0 1 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0
BİY.9.3.2.1 1 1 0 100
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ARLI 187 1C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,520 205,370 18 73 73 77 204

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 18 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 23,75 23,32 19,69

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,69 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,78 0,83 0,56

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,22 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 3,88 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 1 0,75 4 9,57 9,43 6,96

Matematik-1 40 12 11 9,25 23 6,03 5,03 4,42

Toplam: 120 31 28 24,00 20 40,31 39,38 31,72

TYT Türkçe ebBaCDC  De eb eAd BAdCaADbBBeca ECEbbDA

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal                Ac        

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik    EBEBddddC CAB   CEa  AaacBe    c  b  

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 16 45

Türkçe 40 18 16 45

T.12.1.3.1 1 0 1 0
T.9.1.3.1 2 1 1 50
T.9.1.3.13 7 3 4 43
T.9.1.5.12 4 3 0 75
T.9.1.3.17 5 1 2 20
T.9.1.3.15 1 0 1 0
T.11.1.5.15 4 1 1 25
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 7 4 58
T.9.1.5.3 2 0 2 0
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 1 1 4

Tarih-1 5 0 0 0

TAR.9.4.2 1 0 0 0
TAR.9.6.5 1 0 0 0
TAR.11.3.1 1 0 0 0
İTA.12.2.1 1 0 0 0
İTA.12.3.6 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

COĞ.9.1.2 1 0 0 0
COĞ.9.1.4 1 0 0 0
COĞ.9.1.11 1 0 0 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 0 0 0
FEL.10.3.1 1 0 0 0
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 0 1 0
DKAB.9.3.3 1 0 0 0
DKAB.10.3.6 1 0 0 0
DKAB.10.5.2 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 11 30

Matematik-1 40 12 11 30

M.9.3 8 4 2 50
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 8 4 62
M.9.3.3.1 1 0 1 0
M.9.3.3.3 1 0 1 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 1 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 1 0
M.10.5.3.1 4 0 1 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH KRBLT 151 1C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,315 205,370 17 69 69 73 184

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 18 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 8 18,00 45 23,75 23,32 19,69

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,69 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,78 0,83 0,56

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,22 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,88 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 9,57 9,43 6,96

Matematik-1 40 6 3 5,25 13 6,03 5,03 4,42

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,73 1,38 0,67

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,48 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,02 0,25 0,11

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 1,23 2,91 1,84

Toplam: 120 32 18 27,50 23 40,31 39,38 31,72

TYT Türkçe cCBE DC  c  a   A  BA bdADeBBCEC ECcAbDA

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal AC e a         AcD D     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik    EBEa    eaC B       B                

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

TYT Fen a Cd  c    a        

Cevap Anahtarı A DDCCEBBABEDBCEABCEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 8 50

Türkçe 40 20 8 50

T.12.1.3.1 1 0 1 0
T.9.1.3.1 2 2 0 100
T.9.1.3.13 7 3 2 43
T.9.1.5.12 4 2 0 50
T.9.1.3.17 5 0 2 0
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 1 0 25
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 8 3 67
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 5 3 20

Tarih-1 5 2 1 40

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 0 0 0
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

COĞ.9.1.2 1 0 1 0
COĞ.9.1.4 1 0 0 0
COĞ.9.1.11 1 0 0 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 0 0 0
FEL.10.3.1 1 0 0 0
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 0 1 0
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 0 0 0
DKAB.10.5.2 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 3 15

Matematik-1 40 6 3 15

M.9.3 8 2 1 25
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 4 1 31
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 1 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 4 5

Fizik 7 1 3 14

FİZ.9.1.3.1 1 0 1 0
FİZ.9.3.1.3 1 0 0 0
FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 0 1 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 0 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 0 0 0
KİM.9.2.3.3 1 0 0 0
KİM.9.1.2.1 1 0 1 0
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0
BİY.10.3.1.3 1 0 0 0
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN IŞIK 259 1C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,258 205,370 16 66 66 70 176

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 18 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 23,75 23,32 19,69

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,69 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,78 0,83 0,56

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,22 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,88 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 9,57 9,43 6,96

Matematik-1 40 6 3 5,25 13 6,03 5,03 4,42

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,73 1,38 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,48 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,02 0,25 0,11

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,23 2,91 1,84

Toplam: 120 33 19 28,25 24 40,31 39,38 31,72

TYT Türkçe aDC  cece a    BAEdBADDBBCECBEe Bc  DACa

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal   dAC   a     EecDcA     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Matematik adBd     C        AB      D  E          

Cevap Anahtarı B BEBACEACECABBBDCEDABADBABADEBEEADBEEDABC

TYT Fen C a  D              

Cevap Anahtarı B CCEBBDDDBCEABECEDDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 10 50

Türkçe 40 20 10 50

T.9.1.5.12 4 2 1 50
T.9.1.3.17 5 0 4 0
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 0 1 0
T.9.1.3.13 7 4 2 57
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 10 1 83
T.9.1.5.3 2 1 0 50
T.9.1.5.9 1 1 0 100
T.12.1.3.1 1 0 1 0
T.9.1.3.1 2 1 0 50

TYT Sosyal 25 5 5 20

Tarih-1 5 2 1 40

TAR.11.3.1 1 0 0 0
İTA.12.2.1 1 0 0 0
İTA.12.3.6 1 0 1 0
TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 1 0

COĞ.9.1.11 1 0 0 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0
COĞ.9.1.2 1 0 1 0
COĞ.9.1.4 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

FEL.10.3.1 1 0 0 0
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

DKAB.9.3.3 1 0 1 0
DKAB.10.3.6 1 0 1 0
DKAB.10.5.2 1 1 0 100
DKAB.10.4.3 1 0 1 0
DKAB.9.3.5 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 3 15

Matematik-1 40 6 3 15

M.9.3 8 3 2 38
M.9.3.5.2 13 2 1 15
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 1 0 100
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 2 1 29

FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 0 0 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 1 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 0 0
FİZ.9.1.3.1 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.3 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

KİM.9.2.3.3 1 0 0 0
KİM.9.1.2.1 1 0 0 0
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0
KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

BİY.10.3.1.3 1 0 0 0
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0
BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ÜLKER 161 1C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,138 205,370 11 44 44 44 110

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 18 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 23,75 23,32 19,69

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,69 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,78 0,83 0,56

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,22 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 9,57 9,43 6,96

Matematik-1 40 7 4 6,00 15 6,03 5,03 4,42

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,73 1,38 0,67

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,48 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,02 0,25 0,11

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,23 2,91 1,84

Toplam: 120 41 22 35,50 30 40,31 39,38 31,72

TYT Türkçe AeBEeDCA cBcedd AdCBAdCcAD BBCECBECcdbDA

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal AC eBC     E  eAADBb     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik D  EBbB    C   B    b     aAa           

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

TYT Fen c          B    a   

Cevap Anahtarı A DDCCEBBABEDBCEABCEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 13 60

Türkçe 40 24 13 60

T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 1 1 50
T.9.1.3.13 7 4 3 57
T.9.1.5.12 4 3 1 75
T.9.1.3.17 5 1 3 20
T.9.1.3.15 1 0 1 0
T.11.1.5.15 4 2 1 50
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 9 2 75
T.9.1.5.3 2 1 1 50
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 3 36

Tarih-1 5 3 1 60

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 0 0 0
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 0 0 0
COĞ.9.1.11 1 0 0 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100
FEL.10.3.1 1 0 0 0
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 4 18

Matematik-1 40 7 4 18

M.9.3 8 4 0 50
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 3 4 23
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 0 1 0

FİZ.9.1.3.1 1 0 1 0
FİZ.9.3.1.3 1 0 0 0
FİZ.9.3.1.4 1 0 0 0
FİZ.9.3.3.3 1 0 0 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 0 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 0 0 0
KİM.9.2.3.3 1 0 0 0
KİM.9.1.2.1 1 1 0 100
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0
BİY.10.3.1.3 1 0 1 0
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ZENGİN 164 1C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,108 205,370 1 5 5 5 12

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 18 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 23,75 23,32 19,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,69 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,78 0,83 0,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,22 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,57 9,43 6,96

Matematik-1 40 18 4 17,00 43 6,03 5,03 4,42

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,73 1,38 0,67

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,48 1,28 1,06

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,02 0,25 0,11

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 1,23 2,91 1,84

Toplam: 120 65 20 60,00 50 40,31 39,38 31,72

TYT Türkçe eeBECDCADbBdeCBdAACBAdCBeDDBBdECBECEebDA

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal ACDeaCDb  BEDCCAADBD     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik D BEBEBACEAC CABd  b DABb  A      c     

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

TYT Fen   C       aB    a  D

Cevap Anahtarı A DDCCEBBABEDBCEABCEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 11 73

Türkçe 40 29 11 73

T.12.1.3.1 1 0 1 0
T.9.1.3.1 2 1 1 50
T.9.1.3.13 7 5 2 71
T.9.1.5.12 4 4 0 100
T.9.1.3.17 5 2 3 40
T.9.1.3.15 1 1 0 100
T.11.1.5.15 4 3 1 75
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 10 2 83
T.9.1.5.3 2 1 1 50
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 3 60

Tarih-1 5 3 2 60

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 1 0 100
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

FEL.11.5.2 1 1 0 100
FEL.11.2.2 1 1 0 100
FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 18 4 45

Matematik-1 40 18 4 45

M.9.3 8 7 0 88
M.9.3.2 1 1 0 100
M.9.3.5.2 13 6 2 46
M.9.3.3.1 1 1 0 100
M.9.3.3.3 1 1 0 100
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 1 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 1 0 50
M.9.3.5.1 1 1 0 100
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 1 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 2 15

Fizik 7 1 0 14

FİZ.9.1.3.1 1 0 0 0
FİZ.9.3.1.3 1 0 0 0
FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 0 0 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 0 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 0 0 0
KİM.9.2.3.3 1 0 1 0
KİM.9.1.2.1 1 1 0 100
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0
BİY.10.3.1.3 1 0 1 0
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ATALY 177 1C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,315 205,370 8 31 31 31 64

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 18 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 23,75 23,32 19,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,78 0,83 0,56

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,22 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,57 9,43 6,96

Matematik-1 40 7 8 5,00 13 6,03 5,03 4,42

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,73 1,38 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,48 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,02 0,25 0,11

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,23 2,91 1,84

Toplam: 120 48 19 43,25 36 40,31 39,38 31,72

TYT Türkçe AeBECDCA DBcedaB  CBAECBADDBBCEC ECEAE  

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal ACDeBeDa   EDCaAADBb     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik b  cBda   ACba BBd  a AB                

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

TYT Fen                 a   

Cevap Anahtarı A DDCCEBBABEDBCEABCEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 5 73

Türkçe 40 29 5 73

T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 1 1 50
T.9.1.3.13 7 6 0 86
T.9.1.5.12 4 4 0 100
T.9.1.3.17 5 2 2 40
T.9.1.3.15 1 0 1 0
T.11.1.5.15 4 2 1 50
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 9 0 75
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 5 48

Tarih-1 5 4 1 80

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

COĞ.9.1.2 1 0 1 0
COĞ.9.1.4 1 1 0 100
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100
FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 8 18

Matematik-1 40 7 8 18

M.9.3 8 1 3 13
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 3 3 23
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 1 0 100
M.9.3.3.2 1 0 1 0
M.9.3.4 1 1 0 100
M.9.3.4.2 1 0 1 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 1 0 100
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

FİZ.9.1.3.1 1 0 0 0
FİZ.9.3.1.3 1 0 0 0
FİZ.9.3.1.4 1 0 0 0
FİZ.9.3.3.3 1 0 0 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 0 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 0 0 0
KİM.9.2.3.3 1 0 0 0
KİM.9.1.2.1 1 0 0 0
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0
BİY.10.3.1.3 1 0 1 0
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUMAN ŞAHİNNN 0 1C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,843 205,370 12 48 48 49 123

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 18 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 23,75 23,32 19,69

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,69 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,78 0,83 0,56

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,22 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,57 9,43 6,96

Matematik-1 40 2 5 0,75 2 6,03 5,03 4,42

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,73 1,38 0,67

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,48 1,28 1,06

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,02 0,25 0,11

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 1,23 2,91 1,84

Toplam: 120 42 31 34,25 29 40,31 39,38 31,72

TYT Türkçe AeBEeDCA DecebBB b BAECBADDeBCECBdCbcEeA

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal AC dBe ac  ED CAADBD     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik    badBd     C              e           

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

TYT Fen ccbdaea  E B  AB dcb

Cevap Anahtarı A DDCCEBBABEDBCEABCEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 12 63

Türkçe 40 25 12 63

T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 1 1 50
T.9.1.3.13 7 6 1 86
T.9.1.5.12 4 3 1 75
T.9.1.3.17 5 1 3 20
T.9.1.3.15 1 0 1 0
T.11.1.5.15 4 2 0 50
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 9 3 75
T.9.1.5.3 2 1 1 50
T.9.1.5.9 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 11 4 44

Tarih-1 5 3 1 60

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 0 0 0
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 3 0

COĞ.9.1.2 1 0 1 0
COĞ.9.1.4 1 0 0 0
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 1 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100
FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 5 5

Matematik-1 40 2 5 5

M.9.3 8 1 3 13
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 1 2 8
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 10 20

Fizik 7 0 7 0

FİZ.9.1.3.1 1 0 1 0
FİZ.9.3.1.3 1 0 1 0
FİZ.9.3.1.4 1 0 1 0
FİZ.9.3.3.3 1 0 1 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 1 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 1 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 1 0

Kimya 7 2 0 29

KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 1 0 100
KİM.9.2.3.3 1 0 0 0
KİM.9.1.2.1 1 1 0 100
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

BİY.9.3.2.1 1 1 0 100
BİY.10.1.2.2 1 1 0 100
BİY.10.3.1.3 1 0 0 0
BİY.9.1.2.1 1 0 1 0
BİY.9.2.1.3 1 0 1 0
BİY.10.2.1.1 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SEVİLİR 150 1C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,500 205,370 4 20 20 20 48

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 18 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 23,75 23,32 19,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,78 0,83 0,56

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,22 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,57 9,43 6,96

Matematik-1 40 11 5 9,75 24 6,03 5,03 4,42

Toplam: 120 51 18 46,50 39 40,31 39,38 31,72

TYT Türkçe eDaADbBceCBaAA BAECcADDBdCECBEA B AEcACc

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal DCdACa  CDD e EDBDAA     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Matematik abBACEAe    B  Cc ABA d      E          

Cevap Anahtarı B BEBACEACECABBBDCEDABADBABADEBEEADBEEDABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 10 68

Türkçe 40 27 10 68

T.9.1.5.12 4 2 2 50
T.9.1.3.17 5 2 3 40
T.9.1.3.15 1 1 0 100
T.11.1.5.15 4 2 1 50
T.9.1.3.13 7 5 1 71
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 9 3 75
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100
T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 1 0 50

TYT Sosyal 25 13 3 52

Tarih-1 5 4 1 80

TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 1 0 100
İTA.12.3.6 1 0 1 0
TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0
COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 0 1 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 5 28

Matematik-1 40 11 5 28

M.9.3 8 4 1 50
M.9.3.5.2 13 3 4 23
M.9.3.3.1 1 1 0 100
M.9.3.3.3 1 1 0 100
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 1 0 100
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 1 0 100
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN MERAL 121 1C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,483 205,370 5 24 24 24 54

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 18 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 23,75 23,32 19,69

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,69 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,78 0,83 0,56

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,22 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 9,57 9,43 6,96

Matematik-1 40 5 2 4,50 11 6,03 5,03 4,42

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,73 1,38 0,67

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,48 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,02 0,25 0,11

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 1,23 2,91 1,84

Toplam: 120 51 18 46,50 39 40,31 39,38 31,72

TYT Türkçe ebBaCDCAD B dbBBAACBAEdBADDBBCECBECEAbDA

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal AC   C a   ED  AADBD     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik D  EeE  C  C                      c     

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

TYT Fen DDCda ecB cBb d  c  

Cevap Anahtarı A DDCCEBBABEDBCEABCEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 7 78

Türkçe 40 31 7 78

T.12.1.3.1 1 0 1 0
T.9.1.3.1 2 1 1 50
T.9.1.3.13 7 5 2 71
T.9.1.5.12 4 4 0 100
T.9.1.3.17 5 2 1 40
T.9.1.3.15 1 0 1 0
T.11.1.5.15 4 4 0 100
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 11 1 92
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 1 40

Tarih-1 5 2 0 40

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 0 0 0
İTA.12.2.1 1 0 0 0
İTA.12.3.6 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 0 0 0
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100
FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 2 13

Matematik-1 40 5 2 13

M.9.3 8 3 1 38
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 2 0 15
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 1 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 8 25

Fizik 7 3 3 43

FİZ.9.1.3.1 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.3 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 0 1 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 1 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 1 0

Kimya 7 2 3 29

KİM.9.3.3.1 1 0 1 0
KİM.9.2.2.1 1 1 0 100
KİM.9.5.2.1 1 0 0 0
KİM.9.2.3.3 1 0 1 0
KİM.9.1.2.1 1 1 0 100
KİM.10.1.1.1 2 0 1 0

Biyoloji 6 0 2 0

BİY.9.3.2.1 1 0 1 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0
BİY.10.3.1.3 1 0 0 0
BİY.9.1.2.1 1 0 1 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAHMİ CAN YURTALAN 255 1C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,358 205,370 9 35 35 35 79

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 18 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 23,75 23,32 19,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,78 0,83 0,56

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,22 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,57 9,43 6,96

Matematik-1 40 5 6 3,50 9 6,03 5,03 4,42

Toplam: 120 46 20 41,00 34 40,31 39,38 31,72

TYT Türkçe CDC b ebBdBdAAaBAdCaADDBBCECBEcCBEAbDACc

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal DeBACd  CaDCC EDBDAA     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Matematik Bba    d   dc    DAB    d       D       

Cevap Anahtarı B BEBACEACECABBBDCEDABADBABADEBEEADBEEDABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 11 68

Türkçe 40 27 11 68

T.9.1.5.12 4 3 0 75
T.9.1.3.17 5 1 3 20
T.9.1.3.15 1 0 1 0
T.11.1.5.15 4 2 2 50
T.9.1.3.13 7 5 2 71
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 10 2 83
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100
T.12.1.3.1 1 0 1 0
T.9.1.3.1 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 14 3 56

Tarih-1 5 4 1 80

TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100
TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0
COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 1 0 100
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 6 13

Matematik-1 40 5 6 13

M.9.3 8 1 1 13
M.9.3.5.2 13 1 4 8
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 1 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 1 0 50
M.9.3.5.1 1 1 0 100
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 1 0 100
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH AKARSU 179 1C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,138 205,370 7 28 28 28 60

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 18 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 4 28,00 70 23,75 23,32 19,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,78 0,83 0,56

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,22 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,57 9,43 6,96

Matematik-1 40 4 1 3,75 9 6,03 5,03 4,42

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,73 1,38 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,48 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,02 0,25 0,11

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,23 2,91 1,84

Toplam: 120 47 9 44,75 37 40,31 39,38 31,72

TYT Türkçe CDCAb   e B AACBAECcADDBBCECBEAeBE  DACE

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal DeBAC  aCbD C EDBDAA     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Matematik BE       b      E A                     

Cevap Anahtarı B BEBACEACECABBBDCEDABADBABADEBEEADBEEDABC

TYT Fen C             a     

Cevap Anahtarı B CCEBBDDDBCEABECEDDAB
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 4 73

Türkçe 40 29 4 73

T.9.1.5.12 4 4 0 100
T.9.1.3.17 5 0 2 0
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 3 0 75
T.9.1.3.13 7 6 1 86
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 11 0 92
T.9.1.5.3 2 1 0 50
T.9.1.5.9 1 1 0 100
T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 13 3 52

Tarih-1 5 4 1 80

TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100
TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

COĞ.9.1.11 1 0 0 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 1 0
COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 0 1 0

Felsefe 5 3 0 60

FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 1 0 100
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 1 10

Matematik-1 40 4 1 10

M.9.3 8 1 0 13
M.9.3.5.2 13 2 1 15
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 1 0 100
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 1 0 14

FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 0 0 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 0 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 0 0
FİZ.9.1.3.1 1 0 0 0
FİZ.9.3.1.3 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

KİM.9.2.3.3 1 0 0 0
KİM.9.1.2.1 1 0 0 0
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0
KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

BİY.10.3.1.3 1 0 1 0
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0
BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA BİLAL KAVUŞ 389 1C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,648 205,370 14 55 55 57 139

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 18 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 23,75 23,32 19,69

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,69 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,78 0,83 0,56

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,22 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,57 9,43 6,96

Matematik-1 40 4 1 3,75 9 6,03 5,03 4,42

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,73 1,38 0,67

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,48 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,02 0,25 0,11

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,23 2,91 1,84

Toplam: 120 37 20 32,00 27 40,31 39,38 31,72

TYT Türkçe CDCA c  e eB   BeddcADDBdCECBEAdBccEDACE

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal  e eCacbCeDCC EDBDAc     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Matematik B B        B                Ba          

Cevap Anahtarı B BEBACEACECABBBDCEDABADBABADEBEEADBEEDABC

TYT Fen C       c           

Cevap Anahtarı B CCEBBDDDBCEABECEDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 11 55

Türkçe 40 22 11 55

T.9.1.5.12 4 4 0 100
T.9.1.3.17 5 0 2 0
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 1 1 25
T.9.1.3.13 7 1 5 14
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 11 1 92
T.9.1.5.3 2 1 1 50
T.9.1.5.9 1 1 0 100
T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 10 7 40

Tarih-1 5 1 2 20

TAR.11.3.1 1 0 0 0
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 0 0 0
TAR.9.4.2 1 0 1 0
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 1 0
COĞ.10.1.7 1 0 1 0
COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 1 0 100
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 1 10

Matematik-1 40 4 1 10

M.9.3 8 2 1 25
M.9.3.5.2 13 1 0 8
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.3.2 1 1 0 100
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 1 0 14

FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 0 0 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 0 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 0 0
FİZ.9.1.3.1 1 0 0 0
FİZ.9.3.1.3 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

KİM.9.2.3.3 1 0 0 0
KİM.9.1.2.1 1 0 1 0
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0
KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

BİY.10.3.1.3 1 0 0 0
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0
BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS AKTÜRK 162 1C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,378 205,370 3 14 14 14 30

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 18 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 23,75 23,32 19,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,78 0,83 0,56

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,22 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,57 9,43 6,96

Matematik-1 40 9 4 8,00 20 6,03 5,03 4,42

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,73 1,38 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,48 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,02 0,25 0,11

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,23 2,91 1,84

Toplam: 120 56 14 52,50 44 40,31 39,38 31,72

TYT Türkçe CDCADDeeBCBBAACBA CBADDBBCaCBEcCBEAbD   

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal DeBACE DaDDCC bDBDAA     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Matematik aEa   AC a B  D EDABb                   

Cevap Anahtarı B BEBACEACECABBBDCEDABADBABADEBEEADBEEDABC

TYT Fen Caa                 

Cevap Anahtarı B CCEBBDDDBCEABECEDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 5 78

Türkçe 40 31 5 78

T.9.1.5.12 4 4 0 100
T.9.1.3.17 5 3 2 60
T.9.1.3.15 1 1 0 100
T.11.1.5.15 4 4 0 100
T.9.1.3.13 7 6 0 86
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 7 2 58
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100
T.12.1.3.1 1 0 1 0
T.9.1.3.1 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 15 3 60

Tarih-1 5 4 1 80

TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100
TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

COĞ.9.1.11 1 1 0 100
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 1 0 100
COĞ.9.1.2 1 0 1 0
COĞ.9.1.4 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 1 0 100
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 4 23

Matematik-1 40 9 4 23

M.9.3 8 0 2 0
M.9.3.5.2 13 5 2 38
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 1 0 100
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 2 0 100
M.9.3.5.1 1 1 0 100
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 1 2 14

FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 0 1 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 1 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 0 0
FİZ.9.1.3.1 1 0 0 0
FİZ.9.3.1.3 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

KİM.9.2.3.3 1 0 0 0
KİM.9.1.2.1 1 0 0 0
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0
KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

BİY.10.3.1.3 1 0 0 0
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0
BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF SÜRMEN 165 1C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,318 205,370 6 26 26 26 56

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 18 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 23,75 23,32 19,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,78 0,83 0,56

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,22 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,57 9,43 6,96

Matematik-1 40 9 5 7,75 19 6,03 5,03 4,42

Toplam: 120 50 19 45,25 38 40,31 39,38 31,72

TYT Türkçe ceBEeDC DcBca BaAAaBAECBADDeBCECBECEAbDA

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal ACDCaCDaAe E  CAADBb     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik D  EBbB   eC   c    ED    B a e E       

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 10 70

Türkçe 40 28 10 70

T.12.1.3.1 1 0 1 0
T.9.1.3.1 2 1 1 50
T.9.1.3.13 7 7 0 100
T.9.1.5.12 4 2 1 50
T.9.1.3.17 5 2 3 40
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 2 2 50
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 10 2 83
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 4 52

Tarih-1 5 4 1 80

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 1 0 100
İTA.12.3.6 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 1 0 100
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 1 0 100
COĞ.10.1.7 1 0 1 0

Felsefe 5 2 0 40

FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100
FEL.10.3.1 1 0 0 0
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 5 23

Matematik-1 40 9 5 23

M.9.3 8 4 0 50
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 3 3 23
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 1 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 1 0 50
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 1 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 1 0 100
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH KOŞAR 226 1D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,605 205,370 15 71 71 75 195

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 22 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 20,08 23,32 19,69

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,43 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,81 0,83 0,56

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,78 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,36 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 8,39 9,43 6,96

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 1,07 5,03 4,42

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,35 1,38 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,40 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,20 0,25 0,11

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,55 2,91 1,84

Toplam: 120 33 22 27,50 23 29,42 39,38 31,72

TYT Türkçe eeBECDCdD  cc  a A BAddcADDBBCECBECccEb 

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal dCe eCDa b EbCdAADBD     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik     a                 e                 

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

TYT Fen    eE B             

Cevap Anahtarı A DDCCEBBABEDBCEABCEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 12 53

Türkçe 40 21 12 53

T.12.1.3.1 1 0 1 0
T.9.1.3.1 2 1 1 50
T.9.1.3.13 7 4 3 57
T.9.1.5.12 4 3 1 75
T.9.1.3.17 5 1 2 20
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 0 1 0
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 9 2 75
T.9.1.5.3 2 1 1 50
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 7 40

Tarih-1 5 1 3 20

TAR.9.4.2 1 0 1 0
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 0 1 0
İTA.12.2.1 1 0 0 0
İTA.12.3.6 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 1 0 100
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100
FEL.10.3.1 1 0 1 0
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

M.9.3 8 0 1 0
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 0 0 0
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 1 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 2 1 29

FİZ.9.1.3.1 1 0 0 0
FİZ.9.3.1.3 1 0 0 0
FİZ.9.3.1.4 1 0 0 0
FİZ.9.3.3.3 1 0 1 0
FİZ.9.5.1.5 1 1 0 100
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 1 0 100

Kimya 7 0 0 0

KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 0 0 0
KİM.9.2.3.3 1 0 0 0
KİM.9.1.2.1 1 0 0 0
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0
BİY.10.3.1.3 1 0 0 0
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDURRAHİM   DELİCAN 195 1D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,008 205,370 19 80 80 88 242

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 22 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 14 11,50 29 20,08 23,32 19,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,43 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,81 0,83 0,56

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,78 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,36 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 8,39 9,43 6,96

Toplam: 120 24 23 18,25 15 29,42 39,38 31,72

TYT Türkçe bDCADbeceCeaA eBAECB          beBcAcDAeb

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal DeBACddcaace B DBDAd     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 14 38

Türkçe 40 15 14 38

T.9.1.5.12 4 3 1 75
T.9.1.3.17 5 1 4 20
T.9.1.3.15 1 1 0 100
T.11.1.5.15 4 1 3 25
T.9.1.3.13 7 4 1 57
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 2 3 17
T.9.1.5.3 2 1 0 50
T.9.1.5.9 1 0 0 0
T.12.1.3.1 1 0 1 0
T.9.1.3.1 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 9 9 36

Tarih-1 5 4 1 80

TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100
TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 5 0

COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 1 0
COĞ.10.1.7 1 0 1 0
COĞ.9.1.2 1 0 1 0
COĞ.9.1.4 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

FEL.10.3.1 1 0 1 0
FEL.11.1.2 1 0 1 0
FEL.10.3.6 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 1 0 100
FEL.11.2.2 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET  EROĞLU 213 1D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,753 205,370 4 38 38 38 86

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 22 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 20,08 23,32 19,69

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,43 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,81 0,83 0,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,78 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,36 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 8,39 9,43 6,96

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 1,07 5,03 4,42

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,35 1,38 0,67

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,40 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,20 0,25 0,11

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,55 2,91 1,84

Toplam: 120 45 19 40,25 34 29,42 39,38 31,72

TYT Türkçe eDbADDeed BaAACBAECBADeBBCECBEAeBEcabACc

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal   aACa bCDDCCBEaBDAA     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Matematik B B    CE       d      e                

Cevap Anahtarı B BEBACEACECABBBDCEDABADBABADEBEEADBEEDABC

TYT Fen      a  B           

Cevap Anahtarı B CCEBBDDDBCEABECEDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 12 68

Türkçe 40 27 12 68

T.9.1.5.12 4 2 2 50
T.9.1.3.17 5 2 3 40
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 3 1 75
T.9.1.3.13 7 7 0 100
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 8 4 67
T.9.1.5.3 2 1 1 50
T.9.1.5.9 1 1 0 100
T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 13 4 52

Tarih-1 5 2 1 40

TAR.11.3.1 1 0 0 0
İTA.12.2.1 1 0 0 0
İTA.12.3.6 1 0 1 0
TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 1 0
COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 1 0 100
FEL.11.5.2 1 1 0 100
FEL.11.2.2 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

DKAB.9.3.3 1 0 1 0
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 2 10

Matematik-1 40 4 2 10

M.9.3 8 2 0 25
M.9.3.5.2 13 1 2 8
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 1 0 100
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 0 1 0

FİZ.9.3.1.4 1 0 0 0
FİZ.9.3.3.3 1 0 0 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 0 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 0 0
FİZ.9.1.3.1 1 0 1 0
FİZ.9.3.1.3 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

KİM.9.2.3.3 1 0 0 0
KİM.9.1.2.1 1 1 0 100
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0
KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

BİY.10.3.1.3 1 0 0 0
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0
BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARİF YILDIRIM 233 1D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,563 205,370 12 65 65 69 175

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 22 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 20,08 23,32 19,69

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,43 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,81 0,83 0,56

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,78 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,36 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 8,39 9,43 6,96

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 1,07 5,03 4,42

Toplam: 120 32 11 29,25 24 29,42 39,38 31,72

TYT Türkçe CDC DDBcd B A aBAEdcAD BdCEC  eaBE  DACE

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal Da AC   C D C   BDA      

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Matematik a      d                                

Cevap Anahtarı B BEBACEACECABBBDCEDABADBABADEBEEADBEEDABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 8 58

Türkçe 40 23 8 58

T.9.1.5.12 4 3 0 75
T.9.1.3.17 5 3 2 60
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 2 1 50
T.9.1.3.13 7 4 2 57
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 8 1 67
T.9.1.5.3 2 1 0 50
T.9.1.5.9 1 0 0 0
T.12.1.3.1 1 0 1 0
T.9.1.3.1 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 9 1 36

Tarih-1 5 3 1 60

TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 0 0 0
TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

COĞ.9.1.11 1 0 0 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0
COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 1 0 100
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

DKAB.9.3.3 1 0 0 0
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

M.9.3 8 0 1 0
M.9.3.5.2 13 0 1 0
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANER KOCAAĞA 199 1D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,410 205,370 2 34 34 34 78

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 22 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 20,08 23,32 19,69

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,43 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,81 0,83 0,56

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,78 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,36 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 8,39 9,43 6,96

Matematik-1 40 4 7 2,25 6 1,07 5,03 4,42

Toplam: 120 46 19 41,25 34 29,42 39,38 31,72

TYT Türkçe cdBEeDCADcBAeCB AACBAEdaADeBBCECBECdAbaA

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal AC C CDa  BED CAADBD     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik D  Eaba   eCE  d    d     a             

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 11 70

Türkçe 40 28 11 70

T.12.1.3.1 1 0 1 0
T.9.1.3.1 2 1 1 50
T.9.1.3.13 7 5 2 71
T.9.1.5.12 4 3 1 75
T.9.1.3.17 5 3 2 60
T.9.1.3.15 1 1 0 100
T.11.1.5.15 4 3 0 75
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 8 4 67
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 1 56

Tarih-1 5 3 0 60

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 0 0 0
İTA.12.2.1 1 1 0 100
İTA.12.3.6 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 1 0 100
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

FEL.11.5.2 1 1 0 100
FEL.11.2.2 1 1 0 100
FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 7 10

Matematik-1 40 4 7 10

M.9.3 8 2 2 25
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 1 4 8
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 1 0
M.9.3.3.2 1 1 0 100
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN ŞİMŞEK 254 1D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
138,783 205,370 22 83 83 93 270

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 22 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 20 8,00 20 20,08 23,32 19,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,43 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,81 0,83 0,56

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,78 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,36 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 8,39 9,43 6,96

Matematik-1 40 1 5 -0,25 -1 1,07 5,03 4,42

Toplam: 120 21 35 12,25 10 29,42 39,38 31,72

TYT Türkçe CDaeabccebBeAceaAcba D B    B ACBaeccACc

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal DaBdCab a *bC EeBbAb     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Matematik d  b   b  Ac   d                        

Cevap Anahtarı B BEBACEACECABBBDCEDABADBABADEBEEADBEEDABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 20 33

Türkçe 40 13 20 33

T.9.1.5.12 4 2 2 50
T.9.1.3.17 5 0 5 0
T.9.1.3.15 1 0 1 0
T.11.1.5.15 4 2 2 50
T.9.1.3.13 7 1 5 14
T.9.1.3.9 1 0 1 0
T.9.1.5.4 12 5 3 42
T.9.1.5.3 2 0 1 0
T.9.1.5.9 1 0 0 0
T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 7 10 28

Tarih-1 5 3 2 60

TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100
TAR.9.4.2 1 0 1 0
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 3 0

COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 1 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0
COĞ.9.1.2 1 0 1 0
COĞ.9.1.4 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

FEL.10.3.1 1 0 1 0
FEL.11.1.2 1 0 1 0
FEL.10.3.6 1 1 0 100
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

DKAB.9.3.3 1 0 1 0
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 0 1 0
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 5 3

Matematik-1 40 1 5 3

M.9.3 8 1 2 13
M.9.3.5.2 13 0 3 0
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN KARSLIOĞLU 205 1D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,363 205,370 18 76 76 83 222

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 22 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 20,08 23,32 19,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,43 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,81 0,83 0,56

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,78 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,36 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 8,39 9,43 6,96

Toplam: 120 27 18 22,50 19 29,42 39,38 31,72

TYT Türkçe bCBECDCdDDecd BaAeaBAEdcADDBcCEC        

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal ACeCBC cbc     AdDac     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 11 50

Türkçe 40 20 11 50

T.12.1.3.1 1 0 1 0
T.9.1.3.1 2 2 0 100
T.9.1.3.13 7 4 3 57
T.9.1.5.12 4 3 1 75
T.9.1.3.17 5 2 3 40
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 2 2 50
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 5 1 42
T.9.1.5.3 2 1 0 50
T.9.1.5.9 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 7 7 28

Tarih-1 5 4 1 80

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 0 1 0
İTA.12.2.1 1 1 0 100
İTA.12.3.6 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 0 0 0
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 1 0
COĞ.10.1.7 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 0 0 0
FEL.10.3.1 1 0 0 0
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 0 1 0
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 0 1 0
DKAB.10.5.2 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FARUK ŞAHİN 268 1D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,003 205,370 1 29 29 29 61

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 22 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 20,08 23,32 19,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,43 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,81 0,83 0,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,78 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,36 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,39 9,43 6,96

Matematik-1 40 3 5 1,75 4 1,07 5,03 4,42

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,35 1,38 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,40 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,20 0,25 0,11

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,55 2,91 1,84

Toplam: 120 50 21 44,75 37 29,42 39,38 31,72

TYT Türkçe ACBECDCADDBcBCBcAdCBAECaADDBBCECBECcAbDA

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal dCDedCba  eEDCCAADBD     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik     Bba    Cdd c       B                

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

TYT Fen a Cda           a   

Cevap Anahtarı A DDCCEBBABEDBCEABCEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 2 0 100
T.9.1.3.13 7 5 2 71
T.9.1.5.12 4 4 0 100
T.9.1.3.17 5 4 1 80
T.9.1.3.15 1 1 0 100
T.11.1.5.15 4 3 1 75
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 10 2 83
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 6 48

Tarih-1 5 2 3 40

TAR.9.4.2 1 0 1 0
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 0 1 0
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

FEL.11.5.2 1 0 1 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100
FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 5 8

Matematik-1 40 3 5 8

M.9.3 8 1 1 13
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 2 3 15
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 1 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 4 5

Fizik 7 1 3 14

FİZ.9.1.3.1 1 0 1 0
FİZ.9.3.1.3 1 0 0 0
FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 0 1 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 1 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 0 0 0
KİM.9.2.3.3 1 0 0 0
KİM.9.1.2.1 1 0 0 0
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0
BİY.10.3.1.3 1 0 1 0
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİM KULA 197 1D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,233 205,370 7 51 51 52 128

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 22 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 20,08 23,32 19,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,43 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,81 0,83 0,56

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,78 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,36 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 8,39 9,43 6,96

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,35 1,38 0,67

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,40 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,20 0,25 0,11

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,55 2,91 1,84

Toplam: 120 38 16 34,00 28 29,42 39,38 31,72

TYT Türkçe CDCbDD ce B  cbBAECcADDBdCECBEAdBE EDACc

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal DeBAC    DeCe EDBDAA     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Fen  da  a        b     

Cevap Anahtarı B CCEBBDDDBCEABECEDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 9 65

Türkçe 40 26 9 65

T.9.1.5.12 4 3 1 75
T.9.1.3.17 5 2 2 40
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 1 1 25
T.9.1.3.13 7 5 2 71
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 10 2 83
T.9.1.5.3 2 1 0 50
T.9.1.5.9 1 1 0 100
T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 12 3 48

Tarih-1 5 4 1 80

TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100
TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

COĞ.9.1.11 1 0 0 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0
COĞ.9.1.2 1 0 0 0
COĞ.9.1.4 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

FEL.10.3.1 1 0 1 0
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 0 1 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 4 0

Fizik 7 0 3 0

FİZ.9.3.1.4 1 0 0 0
FİZ.9.3.3.3 1 0 1 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 1 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 0 0
FİZ.9.1.3.1 1 0 1 0
FİZ.9.3.1.3 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

KİM.9.2.3.3 1 0 0 0
KİM.9.1.2.1 1 0 0 0
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0
KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

BİY.10.3.1.3 1 0 1 0
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 0 0 0
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0
BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMİT BUDAK 225 1D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,285 205,370 21 82 82 91 251

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 22 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 20,08 23,32 19,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,43 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,81 0,83 0,56

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,78 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,36 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 8,39 9,43 6,96

Matematik-1 40 1 5 -0,25 -1 1,07 5,03 4,42

Toplam: 120 25 30 17,50 15 29,42 39,38 31,72

TYT Türkçe eCBcbDCAbDeceCBacbeB a B DDBdCECBEecAa  

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal ACDeeaacdc      dDaD     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik cdBdac                                  

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 16 48

Türkçe 40 19 16 48

T.12.1.3.1 1 0 1 0
T.9.1.3.1 2 2 0 100
T.9.1.3.13 7 1 3 14
T.9.1.5.12 4 3 1 75
T.9.1.3.17 5 1 4 20
T.9.1.3.15 1 1 0 100
T.11.1.5.15 4 1 3 25
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 6 4 50
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 5 9 20

Tarih-1 5 3 2 60

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

COĞ.9.1.2 1 0 1 0
COĞ.9.1.4 1 0 1 0
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 1 0
COĞ.10.1.7 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 0 0 0
FEL.10.3.1 1 0 0 0
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

DKAB.10.4.3 1 0 0 0
DKAB.9.3.5 1 0 1 0
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 0 1 0
DKAB.10.5.2 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 5 3

Matematik-1 40 1 5 3

M.9.3 8 0 4 0
M.9.3.2 1 1 0 100
M.9.3.5.2 13 0 1 0
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN RECEP AĞCA 234 1D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,843 205,370 17 75 75 82 219

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 22 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 20,08 23,32 19,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,43 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,81 0,83 0,56

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,78 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,36 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 8,39 9,43 6,96

Matematik-1 40 1 10 -1,50 -4 1,07 5,03 4,42

Toplam: 120 31 31 23,25 19 29,42 39,38 31,72

TYT Türkçe cdBEeDCAD e B Ba   BAdCdADecBCECeaCEAcDA

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal ACDeBCDa Dcbc aeb cD     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik aEd aa b             e       e   d    cd

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 12 55

Türkçe 40 22 12 55

T.12.1.3.1 1 0 1 0
T.9.1.3.1 2 1 1 50
T.9.1.3.13 7 4 2 57
T.9.1.5.12 4 3 1 75
T.9.1.3.17 5 2 1 40
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 1 1 25
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 8 4 67
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 9 32

Tarih-1 5 4 1 80

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 1 0 100
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 1 0 100

Felsefe 5 0 4 0

FEL.11.5.2 1 0 1 0
FEL.11.2.2 1 0 1 0
FEL.10.3.1 1 0 1 0
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

DKAB.10.4.3 1 0 1 0
DKAB.9.3.5 1 0 1 0
DKAB.9.3.3 1 0 0 0
DKAB.10.3.6 1 0 1 0
DKAB.10.5.2 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 10 3

Matematik-1 40 1 10 3

M.9.3 8 1 3 13
M.9.3.2 1 0 1 0
M.9.3.5.2 13 0 2 0
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 1 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 1 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 2 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜDAİ GÖKAY ALICI 238 1D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,425 205,370 9 57 57 60 150

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 22 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 20,08 23,32 19,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,43 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,81 0,83 0,56

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,78 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,36 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 8,39 9,43 6,96

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 1,07 5,03 4,42

Toplam: 120 37 25 30,75 26 29,42 39,38 31,72

TYT Türkçe eDCADc ccbB AbCBAcCaADDBddECdEACBccbDACc

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal eeeACa  Cea C EDBDAA     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Matematik  EB    CdC c              c  a          

Cevap Anahtarı B BEBACEACECABBBDCEDABADBABADEBEEADBEEDABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 15 58

Türkçe 40 23 15 58

T.9.1.5.12 4 3 1 75
T.9.1.3.17 5 1 3 20
T.9.1.3.15 1 0 1 0
T.11.1.5.15 4 3 0 75
T.9.1.3.13 7 3 4 43
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 7 5 58
T.9.1.5.3 2 1 1 50
T.9.1.5.9 1 1 0 100
T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 2 0 100

TYT Sosyal 25 10 6 40

Tarih-1 5 2 3 40

TAR.11.3.1 1 0 1 0
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 0 1 0
TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0
COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

FEL.10.3.1 1 0 1 0
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 1 0 100
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 4 10

Matematik-1 40 4 4 10

M.9.3 8 1 2 13
M.9.3.5.2 13 3 1 23
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 1 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALTAY 207 1D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,473 205,370 5 46 46 46 117

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 22 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 20,08 23,32 19,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,43 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,81 0,83 0,56

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,78 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,36 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 8,39 9,43 6,96

Toplam: 120 38 13 34,75 29 29,42 39,38 31,72

TYT Türkçe cdBEeDCAD e B Ba   BAdCdADecBCECBECEAcDA

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal ACDeBCDa   EDaCAADBD     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 10 60

Türkçe 40 24 10 60

T.12.1.3.1 1 0 1 0
T.9.1.3.1 2 1 1 50
T.9.1.3.13 7 4 2 57
T.9.1.5.12 4 3 1 75
T.9.1.3.17 5 2 1 40
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 1 1 25
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 9 3 75
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 3 56

Tarih-1 5 4 1 80

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 1 0 100
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100
FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 0 1 0
FEL.10.3.6 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED CİVAN 209 1D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,818 205,370 11 64 64 68 166

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 22 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 20,08 23,32 19,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,43 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,81 0,83 0,56

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,78 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,36 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 8,39 9,43 6,96

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 1,07 5,03 4,42

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,35 1,38 0,67

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,40 1,28 1,06

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,20 0,25 0,11

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,55 2,91 1,84

Toplam: 120 37 27 30,25 25 29,42 39,38 31,72

TYT Türkçe edBECDaAcDecaCB cAeBAECcADDBBCECBECccaDc

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal ACeeaCaaca ED CAA B      

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik    c  B e           d                   

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

TYT Fen e C        B      cc

Cevap Anahtarı A DDCCEBBABEDBCEABCEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 14 63

Türkçe 40 25 14 63

T.12.1.3.1 1 0 1 0
T.9.1.3.1 2 1 1 50
T.9.1.3.13 7 6 1 86
T.9.1.5.12 4 3 1 75
T.9.1.3.17 5 1 4 20
T.9.1.3.15 1 1 0 100
T.11.1.5.15 4 1 2 25
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 9 3 75
T.9.1.5.3 2 1 1 50
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 7 36

Tarih-1 5 2 3 40

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 0 1 0
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 0 1 0
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 1 0
COĞ.10.1.7 1 0 1 0

Felsefe 5 3 0 60

FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100
FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100
DKAB.9.3.3 1 0 0 0
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

M.9.3 8 1 2 13
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 0 1 0
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 3 10

Fizik 7 1 1 14

FİZ.9.1.3.1 1 0 1 0
FİZ.9.3.1.3 1 0 0 0
FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 0 0 0
FİZ.9.5.1.5 1 0 0 0
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 0 0 0
KİM.9.5.2.1 1 0 0 0
KİM.9.2.3.3 1 0 0 0
KİM.9.1.2.1 1 1 0 100
KİM.10.1.1.1 2 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0
BİY.10.3.1.3 1 0 0 0
BİY.9.1.2.1 1 0 0 0
BİY.9.2.1.3 1 0 1 0
BİY.10.2.1.1 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KAAN KELEŞ 237 1D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,878 205,370 16 72 72 76 199

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 22 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 7 19,25 48 20,08 23,32 19,69

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,43 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,81 0,83 0,56

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,78 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,36 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 8,39 9,43 6,96

Matematik-1 40 5 3 4,25 11 1,07 5,03 4,42

Toplam: 120 30 16 26,00 22 29,42 39,38 31,72

TYT Türkçe eDC DDecd B  A   cC AD BBCECBEeaBE  D CE

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal e  dCa  dDD     a Ab     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Matematik cEa    C   B    d  B         E          

Cevap Anahtarı B BEBACEACECABBBDCEDABADBABADEBEEADBEEDABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 7 53

Türkçe 40 21 7 53

T.9.1.5.12 4 2 1 50
T.9.1.3.17 5 2 3 40
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 1 0 25
T.9.1.3.13 7 4 1 57
T.9.1.3.9 1 0 0 0
T.9.1.5.4 12 9 0 75
T.9.1.5.3 2 1 0 50
T.9.1.5.9 1 1 0 100
T.12.1.3.1 1 0 1 0
T.9.1.3.1 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 4 6 16

Tarih-1 5 1 2 20

TAR.11.3.1 1 0 1 0
İTA.12.2.1 1 0 0 0
İTA.12.3.6 1 0 0 0
TAR.9.4.2 1 0 1 0
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0
COĞ.9.1.2 1 0 1 0
COĞ.9.1.4 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

DKAB.9.3.3 1 0 0 0
DKAB.10.3.6 1 0 1 0
DKAB.10.5.2 1 0 0 0
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 3 13

Matematik-1 40 5 3 13

M.9.3 8 1 2 13
M.9.3.5.2 13 4 1 31
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN DAĞDELEN 227 1D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,860 205,370 10 61 61 64 157

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 22 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 20,08 23,32 19,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,43 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,81 0,83 0,56

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,78 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,36 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 8,39 9,43 6,96

Matematik-1 40 0 5 -1,25 -3 1,07 5,03 4,42

Toplam: 120 36 20 31,00 26 29,42 39,38 31,72

TYT Türkçe cdBEeDCAD e B Ba   BAdCdADecBCECeaCEAcDA

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal ACDeBCDa   EDaCAADBD     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik     c a       e     ae                  

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 12 55

Türkçe 40 22 12 55

T.12.1.3.1 1 0 1 0
T.9.1.3.1 2 1 1 50
T.9.1.3.13 7 4 2 57
T.9.1.5.12 4 3 1 75
T.9.1.3.17 5 2 1 40
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 1 1 25
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 8 4 67
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 14 3 56

Tarih-1 5 4 1 80

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 1 0 100
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100
FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 0 1 0
FEL.10.3.6 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 5 0

Matematik-1 40 0 5 0

M.9.3 8 0 3 0
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 0 1 0
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 1 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ENVERPAŞA PEKER 211 1D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,230 205,370 13 67 67 71 177

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 22 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 20,08 23,32 19,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,43 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,81 0,83 0,56

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,78 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,36 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,39 9,43 6,96

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 1,07 5,03 4,42

Toplam: 120 34 20 29,00 24 29,42 39,38 31,72

TYT Türkçe cCBECDCd De dbB  A BAEdaADeBBCECBECcAbcd

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal ACeCBebaAD E   AAc D     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik    a   b     a       D                  

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 12 58

Türkçe 40 23 12 58

T.12.1.3.1 1 0 1 0
T.9.1.3.1 2 2 0 100
T.9.1.3.13 7 5 2 71
T.9.1.5.12 4 3 1 75
T.9.1.3.17 5 1 2 20
T.9.1.3.15 1 0 1 0
T.11.1.5.15 4 1 0 25
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 7 5 58
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 5 40

Tarih-1 5 4 1 80

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 0 1 0
İTA.12.2.1 1 1 0 100
İTA.12.3.6 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

COĞ.9.1.2 1 0 1 0
COĞ.9.1.4 1 0 1 0
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 1 0 100
COĞ.10.1.7 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100
FEL.10.3.1 1 0 0 0
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100
DKAB.9.3.3 1 0 1 0
DKAB.10.3.6 1 0 0 0
DKAB.10.5.2 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

M.9.3 8 0 2 0
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 0 1 0
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 1 0 50
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN ARİF AKTEPE 202 1D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,873 205,370 3 36 36 36 81

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 22 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 20,08 23,32 19,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,43 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,81 0,83 0,56

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,78 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,36 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,39 9,43 6,96

Matematik-1 40 6 2 5,50 14 1,07 5,03 4,42

Toplam: 120 45 18 40,50 34 29,42 39,38 31,72

TYT Türkçe eDC D cccdBdAAeBAECBADeBBCECBEAeBEAbDACc

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal DCddCa  CDabC EDBDAA     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Matematik BbB    CEC c      A                     

Cevap Anahtarı B BEBACEACECABBBDCEDABADBABADEBEEADBEEDABC
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 11 68

Türkçe 40 27 11 68

T.9.1.5.12 4 2 1 50
T.9.1.3.17 5 1 3 20
T.9.1.3.15 1 0 1 0
T.11.1.5.15 4 2 2 50
T.9.1.3.13 7 7 0 100
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 9 3 75
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100
T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 12 5 48

Tarih-1 5 3 2 60

TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 1 0 100
İTA.12.3.6 1 0 1 0
TAR.9.4.2 1 0 1 0
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0
COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

FEL.10.3.1 1 0 1 0
FEL.11.1.2 1 0 1 0
FEL.10.3.6 1 1 0 100
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 2 15

Matematik-1 40 6 2 15

M.9.3 8 2 0 25
M.9.3.5.2 13 2 2 15
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 1 0 100
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 1 0 100
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAŞİT ÜZAL 243 1D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,623 205,370 20 81 81 90 246

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 22 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 20,08 23,32 19,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,43 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,81 0,83 0,56

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,78 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,36 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 8,39 9,43 6,96

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 1,07 5,03 4,42

Toplam: 120 24 24 18,00 15 29,42 39,38 31,72

TYT Türkçe c Bc DC ecBbc BdAd BAcdeADa BCECB CcA D 

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal eCbCeaDa aBc    ADa      

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik c    c              d                   

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 13 45

Türkçe 40 18 13 45

T.12.1.3.1 1 0 1 0
T.9.1.3.1 2 1 0 50
T.9.1.3.13 7 2 5 29
T.9.1.5.12 4 2 0 50
T.9.1.3.17 5 1 4 20
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 2 1 50
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 7 2 58
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 6 8 24

Tarih-1 5 2 3 40

TAR.9.4.2 1 0 1 0
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 0 1 0
İTA.12.2.1 1 1 0 100
İTA.12.3.6 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

COĞ.9.1.2 1 0 1 0
COĞ.9.1.4 1 1 0 100
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

FEL.11.5.2 1 1 0 100
FEL.11.2.2 1 0 1 0
FEL.10.3.1 1 0 0 0
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

DKAB.10.4.3 1 0 0 0
DKAB.9.3.5 1 1 0 100
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 0 1 0
DKAB.10.5.2 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

M.9.3 8 0 1 0
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 0 2 0
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UBEYDULLAH YILDIZ 144 1D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,215 205,370 6 47 47 48 121

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 22 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 5 25,75 64 20,08 23,32 19,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,43 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,81 0,83 0,56

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,78 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,36 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 8,39 9,43 6,96

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 1,07 5,03 4,42

Toplam: 120 37 11 34,25 29 29,42 39,38 31,72

TYT Türkçe ACBECD cbD  e B  A  AdCBADDBBCECBECEAcDA

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal dCeCBeDdd   D  AADBe     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik                B                        

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 5 68

Türkçe 40 27 5 68

T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 2 0 100
T.9.1.3.13 7 6 1 86
T.9.1.5.12 4 2 1 50
T.9.1.3.17 5 1 2 20
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 1 0 25
T.9.1.3.9 1 0 0 0
T.9.1.5.4 12 11 1 92
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 6 36

Tarih-1 5 3 2 60

TAR.9.4.2 1 0 1 0
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 0 1 0
İTA.12.2.1 1 1 0 100
İTA.12.3.6 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

COĞ.9.1.2 1 0 1 0
COĞ.9.1.4 1 1 0 100
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 1 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 0 0 0
FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

M.9.3 8 0 0 0
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 1 0 8
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR SIR 257 1D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,065 205,370 8 52 52 53 129

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 22 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 20,08 23,32 19,69

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,43 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,81 0,83 0,56

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,78 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,36 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 8,39 9,43 6,96

Toplam: 120 37 12 34,00 28 29,42 39,38 31,72

TYT Türkçe CDC D B e  aAACBAbCBAD ddCECBEAeBccEDcCc

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal  eBAC   CDDCC EDBDAc     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 10 60

Türkçe 40 24 10 60

T.9.1.5.12 4 3 0 75
T.9.1.3.17 5 2 1 40
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 2 1 50
T.9.1.3.13 7 5 2 71
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 7 4 58
T.9.1.5.3 2 1 1 50
T.9.1.5.9 1 1 0 100
T.12.1.3.1 1 1 0 100
T.9.1.3.1 2 1 1 50

TYT Sosyal 25 13 2 52

Tarih-1 5 3 1 60

TAR.11.3.1 1 0 0 0
İTA.12.2.1 1 0 1 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100
TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

COĞ.9.1.11 1 0 0 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0
COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 1 0 100
FEL.10.3.6 1 1 0 100
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF DELİOĞLU 132 1D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,733 205,370 14 70 70 74 186

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 22 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 20,08 23,32 19,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,43 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,81 0,83 0,56

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,78 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,36 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 8,39 9,43 6,96

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 1,07 5,03 4,42

Toplam: 120 32 16 28,00 23 29,42 39,38 31,72

TYT Türkçe  DC DD be BdAA B dCBAD BBCdCBE  BdAbDAec

Cevap Anahtarı B CDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBEACBEAEDACE

TYT Sosyal eCaeC   CbD    DBbAA     

Cevap Anahtarı B DCBACEADCDDCCBEDBDAAACEEB

TYT Matematik  b     C a B                            

Cevap Anahtarı B BEBACEACECABBBDCEDABADBABADEBEEADBEEDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 9 55

Türkçe 40 22 9 55

T.9.1.5.12 4 2 0 50
T.9.1.3.17 5 2 2 40
T.9.1.3.15 1 0 0 0
T.11.1.5.15 4 2 1 50
T.9.1.3.13 7 4 2 57
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 7 4 58
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100
T.12.1.3.1 1 0 0 0
T.9.1.3.1 2 1 0 50

TYT Sosyal 25 8 5 32

Tarih-1 5 2 3 40

TAR.11.3.1 1 0 1 0
İTA.12.2.1 1 1 0 100
İTA.12.3.6 1 0 1 0
TAR.9.4.2 1 0 1 0
TAR.9.6.5 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

COĞ.9.1.11 1 0 0 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 0 0
COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 0 1 0
DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

M.9.3 8 0 0 0
M.9.3.5.2 13 2 2 15
M.9.3.3.1 1 0 0 0
M.9.3.3.3 1 0 0 0
M.9.3.3.2 1 0 0 0
M.9.3.4 1 0 0 0
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 0 0 0
M.9.3.5.1 1 0 0 0
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. DENEME (1.OTURUM)

ERZİNCAN / ERZİNCAN MERKEZ / 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF İHSAN 201 1F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,353 205,370 1 12 12 12 24

Puanı Hesaplanan: 83 83 101 292

Katılımlar: 1 83 83 106 299

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,75 23,32 19,69

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 4,00 2,57 1,73

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,50 0,83 0,56

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,00 2,23 1,67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,80 3,00

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,50 9,43 6,96

Matematik-1 40 14 4 13,00 33 13,00 5,03 4,42

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,50 1,38 0,67

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,50 1,28 1,06

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,75 0,25 0,11

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 5,75 2,91 1,84

Toplam: 120 62 20 57,00 48 57,00 39,38 31,72

TYT Türkçe ebBaCDC D B dbBBAACBAdCaADDBBCECBECcAbDA

Cevap Anahtarı A ACBECDCADDBABCBBAACBAECBADDBBCECBECEAEDA

TYT Sosyal ACD BC a b ED CAADBD     

Cevap Anahtarı A ACDCBCDEADBEDCCAADBDEBACE

TYT Matematik DE EBEB  EACaC cB  CaDbB                

Cevap Anahtarı A DEBEBEBACEACECABBBDCEDABADBABABCEADBEEDA

TYT Fen DbCdE   aEDBb    bD 

Cevap Anahtarı A DDCCEBBABEDBCEABCEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 9 70

Türkçe 40 28 9 70

T.12.1.3.1 1 0 1 0
T.9.1.3.1 2 1 1 50
T.9.1.3.13 7 4 3 57
T.9.1.5.12 4 3 0 75
T.9.1.3.17 5 2 1 40
T.9.1.3.15 1 0 1 0
T.11.1.5.15 4 4 0 100
T.9.1.3.9 1 1 0 100
T.9.1.5.4 12 10 2 83
T.9.1.5.3 2 2 0 100
T.9.1.5.9 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 2 52

Tarih-1 5 4 0 80

TAR.9.4.2 1 1 0 100
TAR.9.6.5 1 1 0 100
TAR.11.3.1 1 1 0 100
İTA.12.2.1 1 0 0 0
İTA.12.3.6 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

COĞ.9.1.2 1 1 0 100
COĞ.9.1.4 1 0 0 0
COĞ.9.1.11 1 0 1 0
COĞ.10.1.4 1 0 0 0
COĞ.10.1.7 1 0 1 0

Felsefe 5 3 0 60

FEL.11.5.2 1 0 0 0
FEL.11.2.2 1 1 0 100
FEL.10.3.1 1 1 0 100
FEL.11.1.2 1 0 0 0
FEL.10.3.6 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

DKAB.10.4.3 1 1 0 100
DKAB.9.3.5 1 1 0 100
DKAB.9.3.3 1 1 0 100
DKAB.10.3.6 1 1 0 100
DKAB.10.5.2 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

FEL.11.2.3 1 0 0 0
FEL.10.3.4 1 0 0 0
FEL.10.3.3 1 0 0 0
FEL.10.1.2 1 0 0 0
FEL.11.5.2 1 0 0 0

TYT Matematik 40 14 4 35

Matematik-1 40 14 4 35

M.9.3 8 5 0 63
M.9.3.2 1 0 0 0
M.9.3.5.2 13 5 2 38
M.9.3.3.1 1 1 0 100
M.9.3.3.3 1 1 0 100
M.9.3.3.2 1 0 1 0
M.9.3.4 1 1 0 100
M.9.3.4.2 1 0 0 0
M.9.3.3 2 1 0 50
M.9.3.5.1 1 0 1 0
M.9.4.1.1 1 0 0 0
M.9.4.2.4 1 0 0 0
M.9.4.5.1 1 0 0 0
M.9.4.4.1 1 0 0 0
M.9.4.1.2 1 0 0 0
M.10.5.3.1 4 0 0 0
M.10.5.1.1 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 5 35

Fizik 7 3 2 43

FİZ.9.1.3.1 1 1 0 100
FİZ.9.3.1.3 1 0 1 0
FİZ.9.3.1.4 1 1 0 100
FİZ.9.3.3.3 1 0 1 0
FİZ.9.5.1.5 1 1 0 100
FİZ.10.1.2.3 1 0 0 0
FİZ.10.2.2.1 1 0 0 0

Kimya 7 3 2 43

KİM.9.3.3.1 1 0 0 0
KİM.9.2.2.1 1 0 1 0
KİM.9.5.2.1 1 1 0 100
KİM.9.2.3.3 1 1 0 100
KİM.9.1.2.1 1 1 0 100
KİM.10.1.1.1 2 0 1 0

Biyoloji 6 1 1 17

BİY.9.3.2.1 1 0 0 0
BİY.10.1.2.2 1 0 0 0
BİY.10.3.1.3 1 0 0 0
BİY.9.1.2.1 1 0 1 0
BİY.9.2.1.3 1 1 0 100
BİY.10.2.1.1 1 0 0 0
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